
 Uncorrected/Not for Publication 

 

\nb-a-\nÀ½m-Ww  

 2012-þse tIcf [\-Imcy Øm]-\-§-fnse \nt£-]-I-cpsS Xmev]cy 
kwc-£W _nÂ 

 
 [\-Im-cyhpw \nb-ahpw `h\\nÀ½m-Whpw hIp-¸p-a{´n ({io. sI.-

Fw. amWn): kÀ, k_vPIvSv I½nän dnt¸mÀ«v sNbvX-{]-Im-c-ap-ff 2012-

þse tIcf [\-Imcy Øm]-\-§-fnse \nt£-]-I-cpsS Xmev]cy kwc-

£W _nÂ ]cn-K-W-\-bvs¡-Sp-¡-W-sa¶ {]tabw Rm³ Ah-X-cn-¸n-¡p-

¶p.   

 Irjnbpw arK-kw-c-£-Whpw A¨-Snbpw tÌj-\-dnbpw hIp-̧ p-a{´n 

({io. sI.-]n. taml-\³): kÀ, Rm³ {]ta-bs¯ ]n´m-§p-¶p. 

  {io. sI.-Fw. amWn: kÀ, ChnsS h¶n-«p-ff t`Z-K-Xn-I-fnÂ IqSp-

Xepw sU^n-\n-js\ kw_-Ôn-¨p-f-f-Xm-Wv. ‘£a-X-bp-ff A[n-Imc 

Øm]\w’ F¶mWv tIm¼o-äâv AtXm-dnän F¶ Cw¥ojv ]Z-¯nsâ 

XÀÖna. CXp-kw-_-Ôn-̈ mWv IqSp-XÂ t`Z-K-Xn-Ifpw h¶n-«p-ÅXv. 

Hmtcm-cp-¯cpw `mh-\-b-\p-k-cn¨v Hmtcm hm¡p-IÄ amä-W-sa¶v ]d-bp-I-

bm-Wv. ‘£a-X-bp-ff A[n-Imc Øm]\w’ F¶p-a-Xn. t]msc-¦nÂ 

AXnsâ Un^Iväv F§-s\-bmWv ]cn-l-cn-¡p¶Xph-¨mÂ, `c-W-L-S\ 

A\p-k-cn¨v BÀ«n-¡nÄ 348(3) A\p-k-cn-¨pÅ  Cw¥ojv hm¡v 

Authorized text F¶mWv.  ae-bm-f-¯nÂ Fs´-¦nepw kwi-b-ap-s− -

¦nÂ Cw¥ojv thÀj³ kzo-I-cn-̈ mÂ aXn. tIm¼o-äâv AtXm-dnän F¶ 

Cw¥ojv   hm¡v DÅXp-sIm−v thsd hnj-a-an-Ã. am{X-a-Ã, ‘£a-X-bp-ff 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 2

A[n-Imc Øm]\w’  F¶-XmWv tIm¼o-äâv AtXm-dnän F¶ hm¡n\v 

\Ã-Xv. thsd Hcn-S¯pw AXnsâ ae-bmfw ImWp-¶n-Ã. AXp-sIm−v 

Ct¸mÄ AXn-s\-¡p-dn-s¨m¶pw ]d-bm-\n-Ã. Hmtcm¶pw aqhv sN¿p-t¼mÄ 

]d-bmw. 

 an. kv]o¡À: Bcp-sSbpw Ah-Im-is¯ tNmZyw sNbvXp-sIm-− -Ã. 

Ah-Im-is¯ \ne-\nÀ¯n sIm−p-Xs¶ ]d-bp-I-bmWv A\-́ -ambn 

\o−p \nÂ¡p¶ hntbm-P-\-¡p-dn¸v {]kwKw km²y-a-Ã. BZyta AXv 

Adn-bn-¡p-I-bm-Wv. 

 {io. hn. sN´m-a-cm-£³: kÀ, Fsâ k_van-j³ Rm³ Ac an\n«p 

sIm−mWv Ah-Xcn¸n-̈ -Xv. 

 an. kv]o¡À: AXp-sIm−v Hcp an\n«p sIm−v XoÀ¡m³ t]mhp-I-

bmtWm? 

  {io. hn. sN´m-a-cm-£³: kÀ, AÃ. A©p an\n-«p sIm−v 

XoÀ¡pw. C¶s¯ {]m[m\yw a\-kn-em-¡n-s¡m−p Xs¶ Rm³ 

{]kwKn-¡pw.  

kÀ, Rm³ hntbm-Pn¸v tcJ-s -̧Sp-̄ p-¶p. 2012þse tIcf [\-Imcy 

Øm]-\-§-fnse \nt£-]-I-cpsS XmXv]cy kwc-£W _nÃpambn _Ô-

s¸«v UnkânÂ ]dª Imcy-§Ä am{Xta Rm³ hni-Zo-I-cn-¡p-¶p-f-fp. 

AXnÂ H¶m-aXv ]d-ªn-cn-¡p-¶-Xv, \nt£-]-I-cpsS XmXv]cyw kwc-£n-

¡p-¶-Xn-\m-h-iy-amb \S-]Sn kzoI-cn-¡p-t¼mÄ \nt£]w kzoI-cn-¡p¶ 

FÃm Øm]-\§sfbpw CXnÂ DÄs -̧Sp-̄ -Ww. Nn«n I¼-\n-IÄ, kzImcy 

]W-an-S-]mSv Øm]-\-§Ä, cPn-ÌÀ sN¿-s¸-SmsX {]hÀ¯n-¡p¶ [\-



                                                 Uncorrected/Not for Publication 3

Imcy Øm]-\-§Ä, aWn-sN-bn³ I¼-\n-IÄ, ap³IqÀ \nt£]w kzoI-

cn¨v Bfp-Isf h©n-¡p¶ ^vfmäv \nÀ½m-Xm-¡Ä,  AanX ]eni 

hmKvZm\w  ]ckyw \ÂIn I_-fn-¸n-¡p-¶-hÀ Ch-sc-sbm¶pw Cu 

_nÃnsâ ]cn-[n-bnÂ DÄs¸-Sp-¯n-bn-«n-Ã.  \½psS \m«nÂ Nn«n-I-¼-\n-IÄ 

CjvSw t]mse {]hÀ¯n-¡p-¶p-−v.  \nba-hn-cp-²-amb {]hÀ¯\ \S-]-Sn-

I-fm-Wv kzoI-cn-¡p-¶-Xv. km[m-c-W-¡m-cmb Bfp-IÄ¡v ]Ww 

In«psa¶v tXm¶n-bmÂ GXv \nb-a-hn-cp² \S-]-Sn¡pw Adn-bmsX Bfp-

IÄ Iq«p\nÂ¡p¶ ØnXn hntijw tIc-f-̄ n-ep-−v. AXv \nba\nÀ½m-

W-̄ n-eqsS XS-bp-¶-Xn-\m-h-iy-amb iàamb \ne]mSv kzoI-cn-¡-Ww. 

Xncp-h-\-´-]p-c¯v AanX ]eni CuSm-¡pIbpw AXp-t]m-se-Xs¶ 

\nt£-]-̄ n\v Cc-«n-]Ww sImSp¡pw F¶ {]Jym-]\w \S-̄ pIbpw 

sNbvXn-«pÅ Øm]\w c−v aq¶v hÀjw ap³]v henb hmÀ -̄bp-−m-

¡n-b-Xm-Wv. tSm«Â t^mÀ bp, AXnsâ t]cv Xs¶ Kw`oc t]cm-Wv, 

FÃmw \n\-¡p-th-−n, F´p at\m-l-c-amb t]cmW-v. Bbncw cq] sImSp-

¯mÂ ASp-¯-amkw AtX Xob-Xn¡v c−mbncw cq] sImSp-¡pw. c−m-

bncw cq] sImSp-¯mÂ  ASp-¯-amkw AtX Xob-Xn¡v \mem-bncw cq] 

sImSp-¡pw. ]Xn-\m-bncw cq] sImSp-¯mÂ Ccp-]-Xn-\m-bncw cq] sImSp-

¡pw. Hcp e£w cq] sImSp-¯mÂ c−v e£w cq] sImSp-¡pw.  

C§s\ Bfp-Isf ]än-¨v tImSn-¡-W-¡n\v cq]-bpsS CS-]m-SmWv \S-̄ n-

bXv. C¯cw Øm]-\-§-sf-sbÃmw \nb-{´n-¡p-¶-Xn-\m-h-iy-amb \ne-

]mSv kzoI-cn-¡-s¸-tS-− -Xm-Wv. Cu tIkp-ambn _Ô-s¸«v hs¶mcp 

hnjbw Rm³ ]{X-¯nÂ hmbn-¨-Xm-Wv. lrZb ikv{X-{Inb \S-¯m³ 

Xbm-dm-bn-bn-cn-¡p¶ Bfnsâ ssIbnÂ c−p e£w cq]-bp-−v. NnIn-



                                                 Uncorrected/Not for Publication 4

Õbv¡v \mev e£w cq] sNehv hcpw. AhnsS sIm−p sImSp-¯mÂ 

ASp-̄ -amkw \mev e£w cq]-In-«p-sa¶v {]Xo-£n¨v ChnsS sIm−p-

t]mbn sImSp¯v c−v e£w cq]bpw t]mbn \bmss]k-bn-ÃmsX 

_p²n-ap-«n-b Imcyw CXp-ambn _Ô-s¸-«v ]{X¯nÂ hmbn-̈ -Xm-Wv.  

km[m-c-W-¡m-c³ km¼¯nI {]Xn-k-Ôn-bnÂ \nÂ¡p¶ ka-b¯v, 

CXv hnizm-ky-X-tbm-Sp-Iq-Sn-bmWv BZyw {]hÀ¯n-¡p-¶-Xv. GtXm Hcp 

tUmIvSÀ Hcp tImSn cq] sImSp-¯p. Hcp tImSn- cq]sb¶v ]d-bp-¶Xv 

100 e£w cq]-bm-W-tÃm. BZyw sImSp-¡p¶ Bfp-IÄ¡v IrXy-ambn 

ss]k sImSp-¡pw. BZyw sImSp¯ ]t¯m \qtdm Bfp-IÄ¡v IrXy-

ambn ss]k sImSp-¯-t¸mÄ In«nb Bfp-IÄ CXv  \mSpapgp-h³ {]N-cn-

¸n-¨p. Xpcp-Xp-cm-sb¶v Bfp-IÄ sIm−p-t]mbn ss]k sImSp-̄ p. 

A¯-c-samcp ØnXnhnti-j-¯nsâ `mK-am-bm-Wv X«n¸v Ac-t§-dn-b-Xv. 

AXp-t]mse Xs¶ aWn-sN-bn³, Bbncw cq]-sImSp¯v Hcm-fpsS IqsS 

tNÀ¶mÂ aq¶msf tNÀ¡-Ww. aq¶v BfpIÄ H³]Xv t]sc 

tNÀ¡Ww. A§-s\-b§v hÀ²n¨v t]mhp-I-bm-Wv. Fhn-sS-sb-¦nepw h¨v 

CXnsâ I®n-s]m«pw AXnsâ `mK-ambn \nch[n {]iv\-§-fp-−m-Ipw. 

^vfmäv \nÀ½m-W-hp-ambn _Ô-s -̧Sp-̄ n-bm-Wv tIc-f-¯nse asämcp 

{][m-\-s¸« taJe h¶n-«p-f-fXv. tIc-f-¯nÂ ]pXnb hoSp-IÄ D−m-¡p-

¶Xv Hcp {]iv\w Xs¶-bmWv. ]Ww sImSp¯mÂ Hcp _p²nap-«n-ÃmsX 

hoSp-−m¡n Xcpw F¶ {]N-cWw \S¯n henb X«n¸v \S-¯p¶ 

ØnXnhntijw tIc-f-¯n-ep-−m-bn-«p-−v. AXpw ià-amb \nb-{´-W-

¯n\v hnt[-b-am-t¡− -Xm-Wv. AXp-t]m-se-Xs¶, tImSn-¡-W-¡n\v cq] 

X«n-sb-Sp-¡p¶ Bfp-IÄ¡v Hcp e£w cq]bpsS ]ng-bmWv _nÃnÂ 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 5

\nÀt±-in-¨n-«p-f-f-Xv. tImSn-¡-W-¡n\v cq] X«n¸v \S-¯nb BÄ¡v Hcp 

e£w cq]-bpsS ]ngbS-bv¡m³ hÃ _p²nap-«p-apt−m? AXn-\-\p-k-cn-̈ p-

ff Imcy-amb amäw Cu _nÃnÂ sIm−p-h-c-Ww. ià-amb \S-]Sn kzoI-

cn-¡-Ww. AXp-t]mseXs¶ C¯cw Øm]-\-§Ä¡v \nÀ_-Ô-ambpw 

cPn-kvt{S-j³, GXv Øm]-\hpw {]hÀ¯n-¡p-t¼mÄ \nÀ_-Ô-ambpw 

cPn-kvt{S-j³ thW-sa¶ Hcp kao-]\w kzoI-cn-¡m³ Ign-b-Ww. AXp-

t]mseXs¶ ià-amb ]cntim-[\m kwhn-[m\w D−m-I-Ww. CXv \S-

¯n-¸p-Im-cpsS ssIbn-sem-Xp§nt¸mIp¶ ØnXn-hn-tijhpw AXns\ 

kw_-Ôn¨v ià-amb ]cn-tim-[-\-bnÃ F¶p-ff {]iv\hpw Rm³ Kuc-

h-ambn D¶-bn-¡p-I-bm-Wv. AXp-t]mse Xs¶ ]c-kyw, henb tXmXnÂ 

]ckyw \S¯n X«n¸v \S-¯p¶ \nc-h[n Øm]-\-§Ä D−v. kzÀ®-`qan 

kvIow, H¶n\v ]Icw ]¯v, ]¯n\v ]Icw \qdv F¶o \ne-bnÂ {]N-

cWw \S¯n Bfp-Isf ]än-¡p¶ ØnXnhnti-j-ap-−v. CsXms¡ 

^e{]-Z-amb cq]-¯nÂ XS-bp-¶-Xn-\m-h-iy-amb kwhn-[m-\-§-fp-−m-I-

Wsa¶mWv Rm³ CXn-eqsS Bh-iy-s¸-Sp-¶-Xv. C¯-c-samcp \nb-a-

\nÀ½mWw \S-¯n-bmÂ am{Xw t]mc. Cu \nb-a-§Ä {]mhÀ¯n-I-am-¡p-

¶-Xn-\m-h-iy-amb CÑm-i-àn-tbm-Sp-Iq-Sn-bp-ff `c-W-Iq-S-¯nsâ \S-]-Sn-bp-

−m-I-Ww. C¶s¯ ae-bm-f -a-t\m-ca ]{X¯nÂ Hcp hmÀ¯-bp-−v. 

tZim-`n-am-\n-bn-e-Ã. tSm«Â t^mÀ bp, Rm³ t\cs¯ ]dª I£n, 

tImS-Xn-bnÂ \n¶v Pmayw hm§n ap§n-b-Xm-Wv. hÀjw c−p Ign-ªp. 

C¶s¯ sat{Sm at\m-c-a-bnse hmÀ¯ ‘Hfnhnem-bn«v c−v sImÃw 

t]meo-knsâ tXmfnÂ ssIbn«v ]e-bn-S¯pw i_-cn’. Xnc-ph-\-´-]pcw 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 6

]«-W-¯n-\-I-¯m-Wv. Ct¸mgpw Xncp-h-\-´-]p-cs¯ {][m-\-s¸« tI{µ-§-

fnÂ ]e ]e ]cn-]m-Sn-I-fnÂ At±lw ]s¦Sp¡p-¶p-ap-−v. Un-ssh.-F-kv.-

]n-bpsS IqsS hÀ¡-e-bnse Hcp dntkmÀ«nÂ I−p F¶mWv hmÀ¯ 

h¶n-cn-¡p-¶-Xv. C¯cw Imcy-§-fnÂ \nbaw D−m-bmÂ t]mcm \nbaw 

\S-¸n-em-¡p-¶-Xn-\m-h-iy-amb CÑmiàn-tbm-Sp-Iq-Snb \S-]-Sn-bm-Wm-h-

iyw. A¯-c-samcp kao-]\w kzoI-cn-¡m³ _lp-am-\-s¸« Kh¬saâv 

X¿m-dm-Im-Ww. C{Xbpw Imcy-§-fm-Wv CXp-ambn _Ô-s¸« Unskânsâ 

`mK-ambn hfsc Npcp¡n F\n¡v kqNn-¸n-¡m-\p-f-f-Xv.  

 an. kv]o¡À: Congratulations {io. sN´m-a-cm-£³. {io. sN´m-

a-cm-£sâ ]mX-sb-Ãm-hcpw kzoI-cn-¡p-sa¶v Rm³ {]Xo-£n-¡p-¶p.  

 {io. apÃ-¡c cXv\m-I-c³: kÀ, Rm³ hntbm-Pn¸v tcJ-s¸-Sp-¯p-¶p. 

Cu _nÃnsâ Dt±iw \Ã-Xm-sW-¦nepw CXv ka-{K-am-bn-sÃ-¦nÂ \½psS 

]W-an-S-]mSv kwhn-[m-\-¯nsâ kpXm-cy-Xbpw kXy-k-Ô-Xbpw 

\ne\nÀ¯m³ {]bm-k-am-bn-cn-¡pw. H¶m-as¯ {]iv\w, C§-s\-bp-ff 

kwhn-[m-\-̄ nÂ ]Ww \nt£-]n-¡p-¶-hÀ B ]W-̄ nsâ Xs¶ 

kXyk-ÔX tNmZyw sN¿-s¸-tS-− -Xm-Wv. X«n¸v kwhn-[m-\-¯nÂ 

IqSpXÂ ]eni In«m³ th−n a\p-jysâ a\Ênsâ tamlw sIm−mWv 

C¯-c-¯n-epÅ sIWn-bnÂ sN¶p-ho-gp-¶-Xv. Hcn-¡epw a\p-jysâ a\-

Ênsâ tamlw \nbawaqew \ap¡v \nb-{´n-¡m³ Ign-bp-I-bn-Ã. C§s\ 

sIm−n-Sp¶ ]Ww- GXv Xc-̄ n-ep-f-f-XmWv F¶p-f-fXv XoÀ¨-bmbpw Hcp 

]cn-tim-[-\bv¡v hnt[-b-am-t¡-− -Xp-−v. AsÃ-¦nÂ¯s¶ tIc-f-̄ nsâ 

kaq-l-¯nÂ ssIImcyw sN¿-s¸-Sp¶ ]W-¯nsâ Hcp ]¦v Ct¸mtg 

Ipä-hm-fn¯ kz`m-h-ap-f-f- ]Wam-sW¶v Hcp s]mXp Bt£]-ap−v. AXv 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 7

icn-bm-Wv. AXp-sIm−v C¯cw ]W-an-S-]mSv kwhn-[m-\-¯nsâ cPnkvt{S-

j-\pw CS-]m-Sp-Ifpw ]cn-tim-[n-¡p-¶-Xn\v Cu \nb-a-̄ nsâbpf-fnÂ ià-am-

sbmcp kwhn-[m-\-ap-−m-tI-− -Xp-−v. c−m-as¯ {][m-\-s¸« Imcyw, Hcp 

Kh¬saâv kwhn-[m-\-̄ n\pw Kh¬saâv \nb-{´n-¡p¶ ]W-an-S]mSv 

kwhn-[m-\-̄ n\pw AXnsâ \nb-{´n-X-amb ]eni, tIc-f-̄ n-eXv Gähpw 

\¶mbn ssIImcyw sNbvXp-sIm-−n-cp-¶Xv tIc-f-̄ nse kl-I-cW 

taJ-e-bm-Wv. km[m-c-W-¡mÀ¡v \ymb-amb ]en-ibv¡v ]Ww sImSp-

¡p¶  Kh¬saân\v \nb-{´-W-ap-ff sjUyqÄUv _m¦m-sW-¦nepw 

kl-I-cW taJ-e-bm-sW-¦nepw aäv _m¦nwKv kwhn-[m-\amsW-¦nepw B 

taJ-e-Isf t{]mÕm-ln-¸n-¡p-I-b-ÃmsX Cu taJ-e-Isf Kh¬saâv 

t{]mÕm-ln-¸n-¡m³ ]mSn-Ã. Imc-Ww, Kh¬saâv ]W-ap-f-f-h-cpsS kXy-

k-Ô-amb ]Ww \ymb-amb ]en-ibv¡v hm§n kaq-l-̄ nsâ hnI-k-\-

¯n\pw km[m-cW a\p-jysâ \ymb-amb Imcy-§Ä¡pw D]-tbm-Kn-¡p-

¶-Xn\v ]änb Xc-¯n-te¡v \o§p-Ibpw C¯cw kwhn-[m-\-§sf  \ncp-

Õm-l-s¸-Sp-¯p-IbpamWv Cu Kh¬saâv sNt¿-− -Xv.  

A²-zm-\-¯n-tâ-X-Ãm-XpÅ FÃm apXepw sImÅ-ap-X-em-sW¶v       

ss__n-fnÂ Hcp hmI-y-ap-−v.  kX-y-¯nÂ C¯-c-¯nÂ hcp¶ \nt£-]-

¯nsâ Hcp ]¦v A²-zm-\-¯n-tâ-X-Ãm¯ ]W-am-Wv. A²-zm-\n-¡p-¶-h³, 

kX-y-k-Ô-ambpw kpXm-c-y-ambpw ]Ww kq£n-¡p-¶-h³ \nhr¯n-bn-

ÃmsX Bß-l-Xy sN¿p-Ibpw Hc-²-zm-\hpw CÃm-¯-h³ ]W-¡m-c\pw 

tImSo-i-z-c-\p-ambn amdp-Ibpw sN¿p¶ Hcp kwhn-[m-\-̄ n-tebv¡v 

tIcfw k©-cn-¡m³ ]mSn-Ã. AXp-sIm−v bYmÀ° ]Ww FhnsS 

\nt£-]n-¡-W-sa-¶p-ÅXpw \nt£-]n-¡p-¶ ]Ww bYmÀ° ]W-amtWm 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 8

F¶p-ÅXpw ]cn-tim-[n-¡m-\pÅ Hcp kwhn-[m-\\w Cu \nb-a-¯n-\-

I¯v D-−m-I-Ww. CXnÂ ]-d-bp¶ Hcp Imcy¯n\v sshcp-²-y-ap-−v.  

AXm-bXv C§s\ \nt£-]-ambn kzo-I-cn-¡p¶ ]W-saÃmw GsX-¦nepw 

sjU-yqÄUv _m¦ntem Kh¬saâv kwhn-[m-\-̄ nsâ IognepÅ 

_m¦ntem \nt£-]n-¡-W-sa¶v ]d-bp-¶p-−v. A§s\ \nt£-]n-̈ mÂ 

AhÀ hkvXp hm§p-¶Xpw sI«nSw D−m-¡p-¶-Xpw F-§-s\-bmWv. 

A§v Fgp-Xn-h-̈ n-cn-¡p¶ \nb-a-¯nÂ kam-l-cn-¡p¶ ]Ww apgph³ 

sjU-yqÄUv _m¦nÂ \nt£-]n-¡-W-sa¶v ]d-bp-¶p-−v. AXn\v IrX-y-X-

bpÅ kwhn-[m-\-ap-s− -¦nÂ, H¶m-aXv AhÀ¡v A[nI ]eni 

sImSp¡m³ Ign-bn-Ã. kpXm-c-y-ambpw kX-y-k-Ô-ambpw am{Xta ]Ww 

ssIIm-cyw sN¿m-s\m-¡q. At¸mÄ¸ns¶ hkvXp hm§pI, ]n¶oSv AXv 

Kh¬saâv P]vXn sN¿pI, P]vXn- sN-¿p-t¼mÄ Fs -́¦nepw Ah-Im-i-

apt−m F¶p t\m¡p-I F¶pÅsXms¡ F§-s\-bmWv km[n-¡p-¶Xv? 

kX-y-k-Ô-am-bn-t¸mepw ]Ww \nt£-]n¨ HcmÄ¡v Xncn-¨p-In-«p-sa¶v 

Dd¸n-Ãm¯h®-amWv kvs]j-yÂ tImSXn \S]Sn t]mepw Cu 

\nab¯nÂ \nÀÆ-Nn-¨n-cn-¡p-¶-Xv. \½psS kaq-l-¯nÂ Ct¸mÄ 

\S¡p¶ ]W-an-S-]mSv kwhn-[m-\-¯nsâ kpXm-c-y-Xbpw kX-y-k-Ô-Xbpw 

Ipd-bp-¶-Xp-aqew A²-zm-\n-¡p-¶-h\v ]Ww bYmÀ°-̄ nÂ In«m-\pÅ 

kwhn-[m-\w D−m-Ip-¶n-Ã. tIc-f-¯nse ]W-an-S-]mSv kwhn-[m-\-¯nÂ 

Hcp ip²o-I-cW {]{Inb Ipd-hm-Wv. Cu kwhn-[m-\-̄ nÂ Hcp-]mSv 

IÅhpw NXnbp-sams¡ \S-¡p-I-bm-Wv.  AsXÃmw Ipd-bv¡p-¶-Xn\v Cu 

\nbaw H«pw ]c-ym-]vX-a-Ã. A§s\ ]c-ym-]vX-am-I-W-sa-¦nÂ ChnsS 

kqNn¸n-¨-Xp-t]mse CXnsâ cPn-kvt{S-j³ kabw apXÂ {i²n-¡-Ww. 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 9

BÀ¡pthW-sa-¦nepw cPn-kvt{S-j³ sImSp-¡p-I, FÃm kwhn-[m-\hpw 

Hcp tIkv hcp-t¼mÄ am{Xw D]-tbm-Kn-¡p-I F¶p-Å-X-Ã. AXp-t]mse 

C¯cw ]Ww-sIm−v hm§p¶ hkvXp-t]mepw ssIIm-c-yw sN¿p-¶Xv 

Hcp Ipä-hm-fn-¯- k-z-`m-h-t¯m-sS-bm-Wv. C§-s\-bp-Å-h-cpw-IqSn 

tNÀ¶mWv `qam-̂ nb kwhn-[m\w tIc-f-̄ nÂ \S-̄ p-¶-Xv. AXp-sIm−v 

B Ipd-hp-I-sfÃmw ]cn-l-cn¨v \ne-hn-epÅ ]W-an-S-]mSv kwhn-[m-\-

¯nsâ Ak-X-y-ambXpw Ipä-hmfn¯-hp-apÅ ]Ww ssIIm-cyw 

sN¿mhp¶ C¶s¯ Ah-Ø-sb-amän Ign-bm-hp-¶{X \nt£-]-§-sfÃmw 

Kh¬saâv kwhn-[m-\-¯nÂ \ym-b-amb ]en-ibv¡v Gähpw Bh-i-y-ap-

Å-h\v In«p¶ kwhn-[m\w Dd-¸m-¡m³, ]W-¯nsâ ]c-am-h[n 

Kh¬saâpw Kh¬saâv \nb-{´n-¡p¶ _m¦nwKv kwhn-[m-\-̄ n-

tebv¡pw {]tX-y-In¨v kl-I-cW taJ-e-bn-tebv¡pw F¯n-t¨-cm-hp¶ 

Xc-¯n-tebv¡v hgn-Xp-d-¡m³ Cu \nbaw IÀi-\-am-¡p-Ibpw Ipä-hm-fn-

-̄apÅ ]Ww \nt£-]n-¡-s -̧«mÂ B ]W-¯nsâ tkmgvkp-IqSn 

]cntim-[n-¡m\pw AXn-\p-IqSn ]cn-lmcw ImWm\papÅ kwhn-[m\w Cu 

\nb-a-¯n-ep-−m-IWw. A§s\ \nb-as¯ iàn-s -̧Sp-̄ -W-sa¶v 

A`yÀ°n-¨p-sIm−v Rm³ Ah-km-\n-̧ n-¡p-¶p.   

 {io. hn.Fkv. kp\nÂ IpamÀ: kÀ, k_vPIvSv I½nän dnt¸mÀ«v 

sNbvX-{]-Im-c-apÅ 2012-þse tIcf [\-Im-cy Øm]-\-§-fnse \nt£-]-I-

cpsS XmÂ¸-cy kwc-£W _nÂ s]mXp-P-\m-`n-{]mbw t\Sp-¶-Xn-\mbn 

kÀ¡p-teäv sN¿-W-sa¶ 1(-F) \¼À t`Z-KXn Rm³ Ah-X-cn-̧ n-¡p-¶p.  

ChnsS Cu \nbaw sIm−v A§v Dt±-in-¡p¶ Imcyw \S¡W-sa-

¦nÂ \½psS P\-§-fpsS a\-Øn-Xn-IqSn -am-d-Ww. Im-cWw aq¶p-Zn-h-kw-



                                                 Uncorrected/Not for Publication 10

sIm−v ]W-¡m-c-\m-I-W-sa-¶m-{K-ln-¡p¶ ae-bm-fn-I-fpsS taml-amWv 

Cu \nt£-]-¯n-sâ-sbÃmw {][m-\-s¸« Imc-Ww. BSv, tX¡v, am©nbw 

t]mepÅ Hcp-]mSv X«n-¸p-IÄ tIc-f-¯nÂ F{X-h¶mepw AXnsâ ]ntä-

Znhkw CXv AXpt]mse-bpÅ I¼-\n-sbm-¶p-a-Ã, AXn-s\-¡mÄ 

skIzdm-Wv F¶p-]-dªv ]pXn-b- Ipsd GPâp-amsc h¨n«v ]pXn-b- 

]ckyw hcpw. Cu I¼-\n-bpsS DS-a-Ø³ henb Hcp apX-em-fn-bm-Wv, 

temI-̄ nse Gähpw henb k¼¯v Abm-fp-sS- I-¿n-ep-−v, dnkÀÆv 

_m¦p-ambn _Ô-ap−v Fs¶ms¡ ]dªv {]N-cn-¸n-¨p-I-gn-ªmÂ CtX 

Bfp-IÄ Xs¶ ho−pw AhnsS sUt¸m-knäv sN¿pw.  C§s\ hym-]-I-

ambn \S-¡p¶ X«n-¸p-IÄ tIc-f-¯nÂ am{Xw \S-¡p¶ Hcp {]Xn-`m-k-

amWv. aäv kw-Øm-\-§-fnÂ Dt−m F¶pÅ Imcyw kwib-am-Wv. 

ChnsS C§s\ \S-¡p¶p F¶-dn-ªp-sIm−v A\-y-kw-Øm\ sXmgn-em-

fn-IÄ hcp-¶-Xp-t]mse A\-y-kw-kvYm\ X«n-̧ p-Im-scms¡ Ct§m«v 

hcnI-bm-Wv.  Ct¸mÄ Xan-gv\m-«nse IÅ-·m-scms¡ tIc-f-¯nte¡mWv 

hcp-¶-Xv.  CXp-t]m-se-bpÅ sUt¸m-knäv hoc-·mÀ tIc-f-¯n-tebv¡v 

IS¶p-h¶v tIc-f-¯nse ae-bm-fn-I-fpsS k¼-¯p-ap-gp-h³ sImÅ-b-Sn¨v 

sIm−p-t]mIp¶ ØnXn-hn-tijw D−m-Ip-¶p-−v.  

an. kv]o¡À: F´p-h-¶mepw Cu ae-bmfn IqsS \n¶p-

sImSp¯n«tÃ.   

{io. hn. Fkv. kp\nÂ IpamÀ: A§v ]d-bp-¶Xv icn-bm-Wv.  F{X 

XhW ]{X-§-fnÂ h¶mepw, Ct¸mÄ tSm«Â t^mÀ bq F¶ Øm]-\-

s -̄¡p-dn¨v  ]{X-̄ nÂ F{X- X-h-W- hmÀ¯ h-¶p. ChnsS {io. 

sN´ma-cm-£³ kqNn-¸n-¨-Xp-t]mse Bfp-I-sfÃmw Hcp e£w cq]- 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 11

\nt£-]n-¨-t¸mÄ  Hcp amkw Ign-ª-t¸mÄ c−v e£w cq] Xncn-¨p-

sImSp-¯p. B c−v e£w cq] In«nb DSs\ Xs¶ Xncn-¨p-sIm-−p-

t]mhp-I-bÃ sNbvXXv c−v e£w cq] ho−pw \nt£-]n-̈ p. ImcWw 

Hcp-amkw Ign-bp-t¼mÄ 4 e£w cq]-bmbn Xncn-¨p-In-«p-a-tÃm. A§s\ 

c−v XhW Xncn-̈ p-sIm-Sp-¡p¶p. aq¶m-as¯ XhW sNÃp-t¼mÄ 

ss]k-bn-Ã. AhÀs¡m¸w ]cn-N-b-ap-Å-h-sc-¡q-Sn-sIm−v sUt¸m-knäv 

sN¿n-¸n¡p-¶p. A§s\ cl-k-y-amb Hcp hÀ¡v ChÀXs¶ \S-¯p-I-

bm-Wv. sUt¸m-knäv sN¿p-¶-hÀXs¶ Ch-cpsS GPâp-am-cmbn amdp-I-bm-

Wv.  B cq]-¯n-epÅ Hcp knÌ-amWv hÀ¡u«v sN¿p-¶-Xv. C§s\ 

Bkq-{Xn-X-amb X«n¸v \S-¯p-¶-Xn\v \n¶p-sIm-Sp-¡p-I-bmWv \½psS 

Bfp-IÄ.  CXv \½psS \m«nÂ [\-Im-c-y-Øm-]-\-§sf \nb-{´n-¡m-\pÅ 

\nb-a-¯nsâ Ipd-hp-sIm-− -Ã. Cu \nb-aw-sIm−v Dt±-in-¡p¶ Hcp 

Imcyw AXn\v {]tX-yI tImS-Xn-bp-−m-Ip-sa-¶m-Wv. AXn-\À°-sa-́ m-Wv.  

A§s\ Bfp-I-fnÂ \n¶v sUt¸m-knäv kzo-I-cn-¡m-tam. sUt¸m-knäv 

kzo-I-cn-¡p-¶-Xn\v {]tX-yI \nb-a-§-fp-− -tÃm. \nb-a-hn-cp-²-ambn 

\S¡p¶ sUt¸m-kn-äp-IÄ kzoI-cn-¡p-¶-Xp-ambn _Ô-s¸-«p-sIm-−pÅ 

Hcp-]mSv hni-zm-k-h-©-\-I-fpÄs¸sS-bpÅ Imc-y§Ä¡v tIskSp-¡m-

\pÅ \nb-a-§-sfms¡ \½psS \m«n-ep-−v. B \nb-a-§-sfms¡ 

D−mbn«pw \S-¸m-¡m-¯-Xnsâ ImcWw ]e-t¸mgpw t]meo-knsâ 

AsÃ¦nÂ _Ô-s¸-«-h-cpsS {i²-bn-Ãmbva Hcp {][m-\-s¸« LS-I-am-Wv.  

ChnsS tSm«Â t m̂À bqhnsâ Imcyw ]d-ªp. i_-cn¡v Hcp Ipg-̧ -hp-an-Ã. 

h³InS DtZ-ym-K-Ø³am-cp-Äs¸sS-bpÅ Bfp-I-fp-ambn henb _Ô-am-Wv.  

Hcp]mSv ]cn-]m-Sn-IÄ kvt]m¬kÀ sNbvXn-cp-¶p. tSm«Â t^mÀ bq 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 12

F¶p-]-d-bp¶ Øm]-\-¯nsâ Acp-a-in-j-y³amcm-bn«pÅ Hcp-]mSv 

BfpI-fp-−m-bn-cp-¶p. ImcWw henb henb ]cn-]m-Sn-IÄ, Item-Õ-h-

§Ä FÃmw AhÀ kvt]m¬kÀ sN¿p-I-bm-Wv. AXmXv {]tZ-i-§-fn-

epÅ F´v ]cn-]m-Sn¡v sN¶mepw hmcn-t¡mcn sImSp-̄ p-sIm-−n-cn-¡p-

I-bm-Wv. AXp-t]mse t]Äkv F¶p-]-d-bp¶ Hcp Øm]\w Rm³ a\Ên-

em-¡p-¶Xv \½psS \m«nÂ Bd-·pf hÅw-Ifn¡pÄs¸sS tImSn-¡-W-

¡n\v cq]-bmWv sImSp-¯-Xv. tImSn-¡-W-¡n\v cq]-sIm-Sp-̄ p-sIm−v 

kvt]m¬kÀjn¸v hm§n AhÀ ]cn-]m-Sn-sbms¡ kwL-Sn-¸n-¡p-t¼mÄ 

a\-Ên-emIpw CXv X«n-¸m-sW-¶v. ImcWw Ahsâ ssIbnÂ ss]kbn-Ã-

tÃm. ]¯p- \bmss]-k-bpsS apS-¡-an-ÃmsX \m«p-Im-cpsS ]Ww sIm−p-

−m-¡n-bn-cn-¡p¶ Cu Øm]-\-§Ä  CXp-t]m-se-bpÅ ]cn-]m-Sn-IÄ¡v 

kvt]m¬kÀjn¸v sImSp-¯p-sIm−v AhÀ Bfp-Isf t{]mÕm-ln-̧ n-¡p-

I-bm-Wv. A§s\ FÃm AÀ°-̄ nepw Ch-sc-sbÃmw t{]mÕm-ln-̧ n-

¡p¶ kml-N-cyw \½psS P\-k-aq-l-¯n-\n-S-bnÂ hfÀ¶p-h-cn-I-bm-Wv. 

AXp-sIm−v C¯cw Øm]-\-§sf \nb-{´n-¡m-\m-h-i-y-amb \nabw 

D−m-b-Xp-sIm−v am{Xw t]mc \na-b-]m-e-I-cmb Bfp-IfpsS 

{i²bnÂs¸«p Ign-ªmÂ AXv \nb-{´n-¡m-\m-h-i-y-amb kwhn-[m-\-hpap-

−m-I-Ww-. KÄ^n-tebv¡v sIm−p-t]m-Im-sa¶v ]dªv hnk-X-«n¸v 

\S¯p¶ Hcp-]mSv Bfp-I-fn-hn-sS-bp-−v. F{X hnk-X-«n¸v \S-¯n-bmepw 

]ntä-Zn-hkw BtcmSpw tNmZn-¡msX ss]k-sIm−p sImSp-¡pw. ss]k 

In«m-Xm-Ip-t¼mÄ Fw.-FÂ.F.-am-cp-tSbpw ]©m-b¯v {]kn-Uân-tâbpw, 

]mÀ«n tem¡Â sk{I-«-dn-bp-tS-bp-sams¡ ASp¯v hcpw. F¶n«v ]dbpw 

R§Ä ss]k AhnsS sImSp-̄ n-cn-¡p-I-bm-Wv.  \n§Ä ss]k 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 13

sImSp¯-Xn\p CuSp hm§ntbm F¶p tNmZn-¨mÂ AhÀ ]dbpw 

CusSm¶pw hm§n-bnÃ At±-l-¯nsâ hÀ¯-am\w tI«-t¸mÄ \Ã-bm-fm-

sW¶v tXm¶n AXp-sIm-−mWv ss]k sImSp-̄ -sX-¶v. A§s\ 

]mhs¸« \nt£-]-I-cmWv \½psS \m«nÂ `qcn-]£w Bfp-I-fpw. B 

at\m-`m-hs¯ NqjWw sN¿p¶ Cu ØnXnhntijw amdn-bmÂ am{Xta 

Cu Hcp \nb-aw-sIm−v KpW-ap-−mIp F¶p Rm³ hni-z-kn-¡p-I-bm-Wv. 

Rm³ ZoÀL-ambn {]kw-Kn-¡p-¶n-Ã. Rm³ Fsâ t`Z-KXn aqhv 

sN¿pIbm-Wv.   

{io. sI. apc-fo-[-c³: kÀ, k_vPIvSv I½nän dnt¸mÀ«v sNbvX-

{]Imc-apÅ 2012-þse tIcf [\-Im-cy Øm]-\-§-fnse \nt£-]-I-cpsS 

XmÂ -̧cy kwc-£W _nÂ ho−pw AtX k_vPIvSv I½n-än-bpsS 

]cnKW-\bv¡v Ab-bv¡-W-sa¶ 2(-_n) \¼À t`Z-KXn Rm³ Ah-X-cn-¸n-

¡p-¶p.   

ChnsS kqNn-¸n-¨-Xp-t]mse X«n¸v kwL-§-fpsS F®w hÀ²n-¡p-

Ibpw [\-Im-cy Øm]-\-§-sf¶p ]d-bp¶ kz-Im-cy I¼-\n-¡mÀ Bfp-I-

fpsS hnIm-c-§sf NqjWw sN¿p-Ibpw Ah-cpsS ssIbn-epÅ 

kz¯pIÄ ]nSn-s¨-Sp-¡p-Ibpw HSp-hnÂ Ahsc ]än-¡p-Ibpw sN¿p-¶ 

HtcÀ¸mSv C¶v hym-]-I-am-bn-cn-¡p-I-bm-Wv. ChnsS t\cs¯ ]dª 

Imcy-§Ä Rm³ BhÀ¯n-¡p-¶n-Ã. `àn-sb-¡p-dn-̈ p-t]mepw apX-se-Sp-

¡p-¶p-−v. im´n-a-T-̄ nsâ hnÃ-bnÂ Xma-kn-̈ mse Kpcp-hm-bq-c-̧ s\ 

sXmgm³ Ignbq F¶p ]d-ªp-sIm−v ...... 

 an. kv]o¡À: ChnsS I¼-\n-bpsS t]cv ]d-b-−. 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 14

 {io. sI. apc-fo-[-c³: kÀ, Bfp-Isf ]än-̈ -Xn\v AbmÄ Pbn-enÂ 

t]mb-Xm-Wv. kn\n-am-Xm-c-§sf DÄs¸-sS-h-¨p-sIm-−mWv Cu ]»n-knän 

\S-̄ p-¶-Xv. ChnsS {io. kp\nÂ IpamÀ ]dª hnk-X-«n-¸nsâ Imcyw   

hfsc icn-bm-Wv. CsXms¡ Znh-khpw ]{X¯nÂ hmbn¨mepw ho−pw 

cq]-sIm-−p-t]mbn sImSp-¡p-I-bm-Wv. ]Xn-\m-bncw cq] HcmÄ¡p 

sImSp¯p, Hcp e£w cq] sImSp¯p. F§s\ Hcp e£w cq] 

sImSp¯p F¶p tNmZn-¨mÂ ]d-bpw `mc-y-bpsS sI«p-Xm-en-hsc ]Wbw 

h¨pw DÅ kz-¯p-ap-gp-h³ hnäp-amWv Hcp e£w cq] sImSp-¯Xv, Ah-

km\w e£-hpw-sIm−v AbmÄ ap§n F¶p ]d-bpw. ]ns¶ Fw.-FÂ.-F. 

amcpsS tPmen-bmWv B ]Ww Xncn¨v hm§n-s¡m-Sp-¡p-I-sb-¶p-Å-Xv. 

C§-s\- Bfp-Isf \nc-´-c-ambn h©n-¡p-I-bm-Wv. Cu bmYmÀ°-y-§-

sfms¡ a\-Ên-em-¡n-sIm-−mWv C§s\ Hcp \nbaw sIm−p-h-cm³ 

Xs¶ Kh¬saâv {ian-¨-Xv. GXm-bmepw CsXmcp XpS-¡-sa-¶pÅ 

\nebnÂ hfsc \sÃm-cp-Im-c-y-ambn Rm³ ImWp-I-bm-Wv.   

Cu _nÃnsâ A©mw hIp-̧ nÂ [\-Im-cy Øm]-\-§Ä hogvN hcp-̄ n-

bmÂ \ÂtI− in£-sb-¡p-dn¨v ]d-ªn-«p-−v. ]¯v hÀjw hsc 

XShpw Hcp e£w cq]- ]ng-bp-amWv CXnÂ in£-bmbn ]d-ªn-«p-Å-Xv.  

CXv hfsc \sÃmcp Imc-y-ambn ImWp-I-bm-Wv. X«n-̧ p-IÄ Hmtcm 

hÀjhpw hÀ²n-¨p-h-cnI-bm-Wv. CXn-semcp Imcyw \½Ä {i²n-t¡-−Xv, 

tIc-f-¯nÂ IqWp-t]mse apf-¨p-s]m´p¶ ^vfmäp-I-fp-−v.  am[-y-a-§-fn-

seÃmw hcp¶ dnt¸mÀ«v {]Imcw ]e ^vfmäp-I-fpsSbpw aq¶n-sem¶v 

`mKw Hgn-ªp-In-S-¡p-I-bm-Wv.  C§s\ ]e ^vfmäp-Ifpw Hgn-ªp-In-S-¡p-

t¼mÄ¯s¶ F´v Bh-i-y-̄ n-\p-th-−n-bmWv ^vfmäv \nÀ½n-¡p-¶-sX-



                                                 Uncorrected/Not for Publication 15

¶Xv F¯pw-]n-Snbpw In«m¯ Imc-y-am-Wv.  Gähpw ck-I-c-amb Hcp kw`-

h-sa¶v ]d-bp-¶Xv _m¡n FÃm Imc-y-§Ä¡pw, Hcp sshZ-ypXn 

t{]mPIvtSm asä-s´-¦nepw hnI-k-\tam hcp-I-bm-sW-¦nÂ AXv 

apS¡m³th−n {]X-y-£-s¸-Sp¶ _p²n-Po-hn-Itfm kmwkv¡m-cnI 

\mbI-·mtcm IqWp-t]mse apf-¨p-s]m-´p¶ ^vfmäp-I-fpsS Imc-y-̄ nÂ 

GsX-¦nepw coXn-bn-epÅ kacw kwL-Sn-¸n-¡mt\m AXn-s\-Xn-cmbn 

tÌävsaâv sImSp-¡mt\m X¿m-dm-Ip-¶n-Ã. BÀ¡p-th-−n-bmWv Cu 

^vfmäp-IÄ ]Wn-bp-¶-Xv? Hmtcm-cp-̄ -cpsS I¿nÂ \n¶pw Imiv 

hm§m\mbn ^vfmänsâ ]ckyw sImSp-¡pw. ]c-kyw sImSp-̄ -Xn-\p-

tijw Bfp-I-fpsS ssIbnÂ \n¶pw _p¡nwKv kzo-I-cn-¡pw. sI«p-sa¶v 

]d-bp¶ ^vfmäp-IÄ apgp-h\pw hnäp-Xo-cp-t¼mÄ ^vfmänsâ ]Wn-bpsS 

]Ip-Xn-¡p-h v̈ ap§p¶ X«ņ v hnZ-Kv[-·mcpw \½psS skmssk-än-bn-ep-−v.  AXp-

t]m-se-̄ s¶ Nm\epIÄ, Hcp]mSv Nm\-ep-IÄ \½psS kwØm-\-̄ p-−v. B 

Nm\-ep-I-fn-seÃmw sshIp-t¶-c-§-fnÂ hcp¶ kocn-b-ep-I-sfÃmw 

kvt]m¬kÀ sN¿p-¶Xv CXp-t]m-se-bpÅ X«n¸v kwL-§-fm-Wv. sIm¨p-

Ip-«n-Isf ssZh-̄ nsâ IY ImWn-¡m³th−n Sn.-hn.-þ-bpsS ap¶nÂ 

sIm−p-t]mbn Ccp-¯n-bmÂ ssZhw Hcp an\n«v {]X-y-£-s¸-Sp-t¼mÄ ]c-

kyw ]¯p-an-\n«v {]X-y-£-s¸-Spw. Hcp Ip«n Sn.-hn.-þ-bpsS ap¶n-en-cn-¡p-

t¼mÄ B Ip«n-bpsS a\-ÊnÂ hcp-¶Xv ssZh-¯nsâ Nn{X-a-Ã, Sn.-hn.-þ-

bnÂ ImWn-¡p¶ ]c-ky Nn{X-§-fm-Wv.  am{X-a-Ã, CXp-t]m-se-bpÅ X«n-

¸p-kwL-§sf t{]mÕm-ln-̧ n-¡m³th-−n......., \ap-¡-dnbmw, kn\nam 

Xmc§Ä¡pw kocn-bÂ Xmc-§-Ä¡psaÃmw ]Ww e`n-¡-W-sa-¦nÂ 

kn\n-a-bnepw kocn-b-enepw A`n-\-bn-¡-Ww. ]s£ A§-s\-bpÅ 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 16

kn\nam Xmc-§Ä X«n-¸p-kwL-§-fpsS ]c-ky-¯n-e-`n-\-bn-̈ p-sIm−v 

C¯-c-¯n-epÅ X«n¸v kwL-§Ä¡v \mev Imiv D−m-¡p-¶-Xn-\p-th−n 

Ah-kcw D−m-¡n-s¡m-Sp-¡p-¶Xv hfsc ZuÀ`m-K-y-I-c-am-Wv. CXpIqSn 

Cu _nÃnsâ ]cn-[n-bnÂ sIm−p-h-c-Ww, asäm¶pw sIm− -Ã, C§-s\-

bpÅ Øm]-\-§Ä h¶v hnfn-¡p-t¼mÄ........., hf-sc-b-[nIw sd]-yq-t«-j-

\pÅ kn\nam Xmc-§Ä- Hcp Øm]-\-¯nsâ ]c-k-y Nn{X¯nÂ A`n-\-

bn-¡p-t¼mÄ kzm-`m-hn-I-am-bn«pw P\-§Ä¡v Cu I¼\n \Ã-Xm-bn-cn-¡p-

sa¶v tXm¶pIbpw A§s\ C¯cw I¼-\n-I-fpsS X«n-¸nÂs¸-Sp-Ibpam-

Wv. im´n-a-T-¯nsâ Hcp DZm-l-cWw Rm³ ]d-bm³ ImcWw AXm-Wv.  

C§s\ `ànsbbpw a\p-j-ysâ hnIm-c-§sfbpw NqjWw sN¿p-¶p, 

]ns¶ Cu ]d-ª-Xp-t]mse H¶p-h-¨mÂ c−v, c−v h¨mÂ \mev F¶ 

coXn-bn-epÅ ]c-k-y-§Ä sImSp-¡p-¶p A§s\ Bfp-Isf h©n-¡p-¶p.  

h©n-X-cm-¡-s¸-Sp¶ Bfp-I-fpsS kwJy hÀ²n-¡p-Ibpw ]än-̧ p-ImÀ 

ap§p-Ibpw sN¿p-I-bm-Wv. Gähpw ck-I-c-amb Hcp Imcyw, t\ct¯ 

ChnsS tSm«Â t^mÀ bp X«n-¸p-tI-knse i_-co-\m-Yns\ kw_-Ôn-¨v 

kqNn-¸n-¨p. At±lw Pma-y-sa-Sp¯v ap§n. ]s£, At±-l-¯n\v ]e 

t]meokv DtZ-ym-K-Ø-cp-ambpw _Ô-ap-−v. AXn-t¸mÄ Ct¶m 

C¶setbm XpS-§n-b-X-Ã, Iptd Ime-§-fmbn. \K-c-̄ n-epw aäp-ap-ff 

Kp−m kwL-§fpambpw X«n-̧ p-ho-c-·mcpambpw ]e D¶X DtZ-ym-K-Ø-

·m-cp-am-bp-saÃmw _Ô-ap-Å-Xp-sIm-−mWv Ch-scÃmw ]e-t¸mgpw 

{]Xy£-s -̧Sp-t¼mgpw t]meokv AdÌv sN¿m-̄ -Xv. At¸mÄ C§-s\-sb-

Ãm-apÅ FÃm Imc-y-§-fpw............ 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 17

 {io. ]n. kn. hnjvWp-\m-Yv: kÀ, kn\nam Xmc-§sf D]-tbm-Kn¨v 

]ck-y- Nn{X§Ä \nÀ½n-¨mWv C¯-c-¡mÀ hni-zm-k-y-X-bp-−m-¡p-¶-Xv.  

AtXm-sSm-̧ w-Xs¶ \½psS am[-y-a-§-fpsS hni-zm-k-y-Xbpw C -̄c-¡mÀ 

D]-tbm-Kn-¡p-¶p-−v. am[-y-a-¯nÂ Hcp ]c-kyw hcp-t¼mÄ ]c-k-y-am-

sW¶v Adn-bm-sa-¦nÂt¸mepw B am[-y-a-s¯-¡qSn hni-z-kn-̈ p-sIm-

−mWv NXn-bnÂs -̧Sp-¶-Xv. ]s£, \½-sf-¡m-sfÃmw C¯cw Imc-y-§Ä 

Adn-bm-hp-¶Xv am[y-a-§Ä¡mWv. am[-y-a-§Ä Hcp At\-z-jWw \S¯n 

CXv X«n¸m-sW-¦nÂ Cu ]c-k-y-¯nÂ \n¶pw e`n-¡p¶ hcp-am\w th− 

F¶ [mÀ½n-I-amb Hcp \ne-]mSv kzo-I-cn-¨p-sIm−v ]c-kyw sImSp-¡m-Xn-

cn-¡p¶ Hcp kao-]\w am[-y-a-§Ä¡v kzo-I-cn-¨p-Iq-tS? 

 {io. sI. apc-fo-[-c³: XoÀ¨-bm-bpw, am[-y-a-§-fpsS e£yw CXp-

t]mse-bpÅ Ipä-§Ä I−p-]n-Sn-¡-em-W-tÃm. \½p-sS-sbÃmw Ipä-§Ä 

I−p-]n-Sn-¡m³ AhÀ ImWn-¡p¶ XmÂ¸-cyw \Ã-Xm-Wv. ImcWw 

\½psS Ipä-§fpw tZmj-§fpw \ap¡v a\-Ên-em-¡m³ Ign-bpw. Hcp 

]mÀ«n ]c-k-y-hp-ambn hcp-t¼mÄ Ah-cpsS _m¡v{Ku−v Adn-bmsX 

]ckyw sImSp-¡p-t¼mÄ kzm-`m-hn-I-ambpw Hcp ]{X-̄ nÂ............., 

Ct¸mÄ Hcp eoUnwKv \yqkv t] -̧dnÂ Hcp ]c-kyw ImWp-¶p; P\w 

hniz-kn-¡pw. ImcWw P\-¯ns\ kw_-Ôn-¨n-S-t¯mfw CXv hfsc 

{]Nm-c-apÅ ]{X-am-Wv, ]¯v \qdv hÀjs¯ ]mc-¼-c-y-ap-−v, AXp-sIm−v 

B ]{Xw ]d-bp-¶Xv icn-bm-bn-cn-¡p-sa¶v Icp-Xpw.  A§-s\-sb-Ãm-amWv 

Cu BSv-þ-am-Sn-sâ-sbÃmw {]iv\w h¶-Xv.  A§-s\-bpÅ Hcp-]mSv kw`-h-

§Ä \½psS kaq-l-̄ n-ep-−v. CsXÃmw \nb-{´n-¡p-¶-Xn-\pÅ BZ-y-

L«w F¶pÅ \ne-bn-emWv Cu _nÃns\ Rm³ ImWp-¶-Xv.  XoÀ¨-bm-



                                                 Uncorrected/Not for Publication 18

bn«pw CXv Ah-X-cn-¸n¨ [\-Im-cy hIp-¸p-a-{´nsb A\p-tam-Zn-¡p-¶-Xn-

t\m-sSm-¸w-Xs¶ CXnsâ td©v H¶p-IqSn hym-]n-¸n-¡m³, Cu ]d-ª-Xp-

t]mse Bfp-Isf ]än-¡p¶ I¼-\n-I-fpsS ]c-k-y-§-fnÂ A`n-\-bn-¡p-¶-

h-sc-¡q-Sn, \n§Ä F´p-I-−n-«mWv Cu Øm]-\-¯nsâ ]c-k-y-¯nÂ 

A`n-\-bn-¡m³ t]mbXv F¶p-ÅXv At\z-jn-¡p-Ibpw A§-s\-bp-Å-h-

sc-¡qSn Cu _nÃnsâ ]cn-[n-bnÂs -̧Sp-̄ pIbpw th-Ww. \½Ä F´v 

\nbaw sIm−p-h-¶mepw AsXÃmw hb-teäv sN¿m³ X¡-h-®-apÅ 

_p²n-am-·m-cmWv Cu X«n-¸p-ambn Cd-§p-¶-Xv. ImcWw aäp-Å-h-sc-¡mÄ 

_p²n IqSn-b-Xp-sIm-−m-WtÃm X«n-¸p-ImÀ imkv{Xo-b-ambn Bfp-Isf 

]än-¡p-¶-Xv. A§-s\-bp-Å-hsc¡qSn IÀi-\-ambn Cu \nb-a-¯nsâ ]cn-

[n-bnÂs¡m-−p-h-cm³ CXnsâ td©v H¶p-IqSn hym-]n-¸n-¡-W-sa¶v 

am{Xw kqNn-̧ n-¨p-sIm−v Rm³ Fsâ hm¡p-IÄ Ah-km-\n-̧ n-¡p-¶p. 

 an. kv]o¡À: _lp-am-\-s¸« AwKw, Bhn-jv¡mc kzm-X-{´yamWv, 

AhÀ sXcp-hn-en-d-§pw. 

 [\-Im-c-yhpw \nb-ahpw `h-\-\nÀ½m-Whpw hIp-¸p-a{´n ({io. sI. 

Fw. amWn): kÀ, Cu UnskânwKv t\m«nÂ {][m-\-ambn ]d-bp-¶Xv 

kzIm-cy ]W-an-S-]m-Sv Øm]-\-§Ä, cPn-ÌÀ sN¿msX {]hÀ¯n-¡p¶ 

[\-Im-cy Øm]-\-§Ä, aWn-sN-bn³ I¼-\n-IÄ, ap³IqÀ \nt£-]-§Ä 

kzo-I-cn¨v Bfp-Isf h©n-¡p¶ ^vfmäv \nÀ½m-Xm-¡Ä, AanX ]eni 

hmKvZm\w sN¿p¶ Øm]-\-§Ä C§s\ Iptd sFäw-kp-IqSn, Iptd 

Gcn-bm-bpw-IqSn CXnsâ purviewþte¡v sIm−p-h-c-W-sa-¶-XmWv Cu 

hntbm-P-\-¡p-dn-¸nsâ {][m-\-s¸« Imc-yw. Cu _nÃnsâ 2(c)-þÂ hy-à-



                                                 Uncorrected/Not for Publication 19

ambn ]d-bp-¶p-−v, AXnÂ aq¶v Imc-y-§Ä Hgn-hm-¡n-bn-«p-−v. aq¶v Imcy-

§Ä Hgn-hm-¡n-bn-cn-¡p-¶-Xv, ........ but does not include a corporation or a 

co-operative society under the ownership, control of any State 

Government, or of the Central Government, or a banking company as 

defined in clause (c) of Section 5 of the Banking Regulation Act.  CXv 

Hgn-sI-bpÅ apgp-h³ [\-Im-cy Øm]-\-§-sfbpw, Cu aq¶v Gcnb Hgn-

¨pÅ apgp-h³ [\-Im-cy Øm]-\-§-sfbpw ]nSn-¡-¯-¡-hn-[-̄ n-emWv 

Cu _nÂ sIm−p-h-¶n-cn-¡p-¶-Xv.  AXp-sIm−v AXnÂ- Hcp 

anxietyþbpw th−. hfsc hn]p-e-amb Ih-tdPpw hym-]vXnbpw Pqdn-

kvUn-£\pw Cu _nÃns\ kw_-Ôn-¨n-S-t¯m-f-ap-−v. _lp-am-\-s¸« hn. 

sN´m-a-cm-£³ kwkm-cn-¨-t¸mÄ AanX-]-eni CuSm-¡p¶ Øm]-\-

§Äs¡-Xnsc \S-]Sn kzo-I-cn-¡m³ Cu _nÃnÂ hy-hØ thW-sa¶v 

]d-ªp. AXn\pth−n AanX ]eni \ntcm-[\ \nbaw Cu k` ]mÊm-

¡n-¡-gn-ªp. AXp-sIm−v hfsc hyXym-k-amWv hcm³ t]mIp-¶Xv. 

A¡m-c-y-¯nÂ CXn-\p-ap-¼p-Xs¶ \½Ä \nb-a-\nÀ½mWw \S-̄ n-¡-gn-

ªp.  _lp-am-\-s¸« apÃ-¡c cXv\m-I-c³ ]d-ªXv ]W-an-S-]mSv Øm\-

§sf cPn-ÌÀ sN¿p-¶Xv kw_Ôn¨v Cu _nÃnÂ hy-h-Ø-bnÃ 

F¶mWv.  CXv cPn-kvt{S-j-\pÅ _nÃ-Ã.  Cu _nÂ ]W-an-S-]mSv Øm]-

\-§sf sdKp-teäv sN¿p-¶-Xn-\p-th-−n-bp-Å-XmWv.  hnhn[ \nb-a-§-fp-

−v, IÅ-¸Ww \nb-{´n-¡-Ww, F§-s\-bmWv cq] sIm−p-h¶Xv, 

AXnsâ tkmgvkv F´m-sW-s¶Ãmw tNmZn-¨mÂ B Øm]-\-§sf 

kw_-Ôn-¨n-S-t¯mfw AXn\v _p²n-ap«v ImWpw.  AXn\v \ap¡v thsd 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 20

kwhn-[m-\-§-fp-−v.  tI{µ Kh¬saânsâ kwhn-[m-\-§-fp-−v, C³Iw 

SmIvkp-Im-cpsS kwhn-[m-\-ap-−v, Ah-cpsS sdbvUp-I-fp-−v.  A§-s\-

sbm-s¡-b-ÃmsX Hmtcm Øm]-\s¯ kw_Ôn¨pw, Cu ]W-¯nsâ 

tkmgvkv I−p-]n-Sn-¡m³ Ign-ªp-sh¶v hcn-Ã.  AXn-\pÅ _m[-y-Xbpw 

AhÀ¡v IÂ¸n-¨p-sIm-Sp-¯n-«n-Ã. CXns\ kw_Ôn¨v hnhn[ \nb-a-§-fp-

−v.  [\-Im-cy Øm]-\-§Ä \nt£-]-Isc h©n-¨mÂ Ah-cpsS \nt£-

]-¯pI XncnsI hm§ns¡m-Sp-¡p-hm³ \nehnÂ Hcp \nb-a-hp-an-Ã. AXm-

Wv Cu \nb-a-¯nsâ khn-ti-jX.  AXm-bXv \nt£-]-Isc h©n-̈ p-I-gn-

ªmÂ B XpI F§-s\-sb-¦nepw Ah-cnÂ \n¶pw hm§n-sb-Sp-¡pw, 

Ahsc Pbn-en-e-S-̈ m-bmepw Ah-cpsS hkvXp hnän-«m-bmepw, hkvXp-¡Ä 

thsd ssIam-dn-bn-«p-s− -¦nÂ AXv ]nSns¨Sp¯v auction sNbvXv ]Ww 

XncnsI \ÂIp-w. A{Xbpw at\m-l-c-amb Hcp _nÃm-Wn-Xv.  AXp-sIm−v 

Hcp Bi-¦bpw Bh-i-y-an-Ã. 

 {io. cmPp F{_-lmw: kÀ, Cu ASp¯ Znhkw ]pd-¯p-h¶ Hcp 

hmÀ¯ bqen]v F¶p-]-d-bp¶ \nt£-]-¯nÂ A©p-hÀj-t -̄¡p-

th−n Hcp e£w cq] \nt£-]n¨hÀ¡v A©p-hÀjw Ign-ª-t¸mÄ 

AXnsâ t^kv hmeyq 20,000 cq]-bmbn Ipd-ªp. sF.-kn.-sF.-kn.-sF. 

{]pU³j-yenÂ Hcp e£w cq] \nt£-]n-¡p¶ Bfp-IÄ¡v A©pw 

Bdpw hÀjw Ign-bp-t¼mÄ AXv 60,000þ70,000 cq]-bmbn Ipd-bp-I-bmWv. 

CXv AwKo-Imc-apÅ I¼-\n-I-fm-Wv. ae-bm-fn-I-fpsS 20,000 tImSn-bntesd 

cq] Cu \nt£-]I I¼\nIÄ Ct¸mÄ X«n-¨n-cn-¡pIbm-Wv.  hfsc Kpc-

X-c-am-bn-«pÅ Cu {]iv\w A§-bpsS {i²-bnÂs¸-«n-«p-t−m; Ds− -¦nÂ 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 21

AXv kw_-Ôn¨v kwØm-\-¯n-\p-am-{X-ambn {]tX-y-In¨v \nba 

\nÀ½mWw \S-¯m³ Ign-bptam F¶p-IqSn Btem-Nn-¡p-tam? 

{io. tPmk^v hmg-¡³: kÀ, Cu hnj-b-hp-ambn _Ô-s¸«v Rm³ 

t\ct¯ Hcp {i²-£-Wn-¡Â {]tabw ChnsS sIm−p-h-¶-Xm-Wv.  

A§v A¶v ]d-ªXv tI{µ Kh¬saânsâ Imc-y-am-Wv, dnkÀÆv 

_m¦nsâ Imc-y-am-Wv, Cu ]d-bp-¶-Xp-t]m-se-bpÅ Øm]-\-§Ä \½psS 

\nb-{´-W-¯n-ep-Å-XÃ F¶p-]-d-ªp.  ]s£ tIc-f-¯nse Bbn-c-¡-W-

¡n-\m-fp-Isf Ch-cn-t¸mÄ I_-fn-¸n-¨p-sIm-−n-cn-¡p-I-bm-Wv.  {io. cmPp 

F{_lmw ]d-ª-Xp-t]mse Hcp e£w cq] \nt£-]n-̈ mÂ 70,000 cq]-

sbm¶pw In«p-¶n-Ã, 40,000þ30,000 F¶n-§s\ Xmtgm«v t]mIp-I-bm-Wv.  

CsXÃmw sjb-dn-epw CI-zn-än ^−n-ep-an-«-XmWv F¶mWv ChÀ ]d-bp-¶-Xv.  

]s£, Cu CS-]m-Sp-IÄ H«pw kpXm-c-y-a-Ã. IqSmsX, Cu ^vfmäp-Ifpw 

\nt£-]-am-W-tÃm, ^vfmäp-IÄ ]Wn-Xp-sIm-Sp-¡m-sa-¶p-]-dªv Bfp-I-

fpsS ssIbnÂ \n¶v ]Ww hm§n ]Wn-Xp-sIm-Sp-¡m-Xn-cn-¡p¶ 

BfpIÄ¡pw Cu \nb-a-̄ nsâ ASn-Øm-\-̄ nÂ s{]m«-£³ 

e`n¡ptam F¶p-Å-Xp-IqSn hy-à-am-¡m-tam? 

{io. sI. Fw. amWn: kÀ, Cu ^vfmäp-IÄ¡pth−n thsdmcp 

kwhn-[m\w sIm−p-h-cm³ \½Ä BtNm-Nn-¨n-cp-¶-tÃm.  ^vfmäv \nÀ½m-

Xm-¡sf kw_-Ôn-̈ n-S-t¯mfw ^vfmäv \nÀ½n-¡m³th−n AhÀ 

AUzÀss«kv sN¿p-t¼mÄ AXnsâ t{]mP-IvSv, km[-y-X, ^okn-_n-enän 

FÃmw {Sm³kv]m-câm-bn-cn-¡-Ww, AXn\v aäv kwhn-[m-\-§fpw sdkv{Sn-

£-\p-Ifpw sIm−p-h-cp-¶p-−v. {io. cmPp F{_lmw ]d-ªXv hfsc 

hnim-e-amb Imc-y-amWv.  kbân-^n-¡mbn FIvkm-an³ sN¿msX 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 22

AXns\-¸än ]d-bm³ Ign-bp-I-bn-Ã. AXnÂ an¡-Xpw tI{µ 

Kh¬saâns\ B{i-bn-¨n-cn-¡p¶ Imc-y-§-fmWv. tÌänsâ I¬t{Sm-fnÂ 

\n¶p-sh¶v hcn-Ã, tÌänsâ I¬t{Sm-fn\¸p-d-¯m-W-Xv.  

an. kv]o¡À: {io. hn. Fkv kp\nÂ IpamÀ A§-bpsS 1 (F) 

\¼À t`Z-KXn {]Êv sN¿p¶pt−m? 

{io. hn. Fkv kp\nÂ IpamÀ: kÀ, Rm³ {]Êv sN¿p-¶n-Ã.  

an. kv]o¡À: t`Z-KXn k` \ncm-Icn¨ncn-¡p¶p.  

{io. sI. apc-fo-[-c³, A§-bpsS 2 (_n) \¼À t`ZKXn {]Êv 

sN¿p¶pt−m? 

{io. sI. apc-fo-[-c³: kÀ, Rm³ {]Êv sN¿p-¶n-Ã  

an. kv]o¡À: t`Z-KXn k`-bpsS A\p-a-Xn-tbmsS ]n³h-en-¨n-cn-

¡p¶p. 

  k_vPIvSv I½nän dnt¸mÀ«v sNbvX {]Im-c-apÅ 2012-þse tIcf 

[\Imcy Øm]-\-§-fnse \nt£-]-I-cpsS XmÂ¸cy kwc-£W _nÂ 

]cn-K-W-\-bvs¡-Sp-¡-W-sa¶ {]tabs¯ 

 

 A\p-Iq-en-¡p-¶-hÀ...................... 

 {]Xn-Iq-en-¡p-¶-hÀ........................ 

{]tabw k` AwKo-I-cn-¨n-cn-¡p-¶p. _nÂ ]cn-K-W-\-bvs¡-Sp-¡p-¶p.  

 

hIp¸v Xncn-¨p-ff ]cn-K-W\ 

2þmw hIp¸v 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 23

{io. än. F. Al½Zv I_oÀ: kÀ, Rm³ Xmsg¸d-bp¶ t`Z-KXn 

Ah-X-cn-¸n-¡p-¶p. 

109. JÞw 2(F)þbnÂ ""£aXbpÅ A[nImcØm\w” F¶o 

hm¡pIÄ¡p]Icw ""\nÀÆlW A[nImcn'' F¶pw ""\nban¡s¸« 

A[nImcØm\w'' F¶Xn\p]Icw ""A[nImcn'' F¶pw tNÀ¡pI.  

{io. _n. kXy³ : kÀ, Rm³ Xmsg¸d-bp¶ t`Z-KXnIÄ Ah-X-cn-

¸n-¡p-¶p. 

 110. JÞw 2(F)þbnÂ ""£aXbpÅ A[nImcØm\w''    F¶Xn\p 

]Icw ""D¯chmZs¸« A[nImcn'' F¶pw ""\nban¡s¸«  

A[nImcØm\w'' F¶Xn\p]Icw ""A[nImcn'' F¶pw tNÀ¡pI. 

.  113. JÞw 2 (F-̂ v)Â ""Øm]n¨'' F¶ hm¡n\v ]Icw 

""Øm]n¡p¶'' F¶ hm¡v tNÀ¡p-I. 

{io. än.-F³. {]Xm-]³: kÀ, Rm³ Xmsg¸d-bp¶ t`Z-KXn Ah-X-cn-

¸n-¡p-¶p. 

 JWvUw 2 (F) bv¡v tijw Xmsg-̧ -d-bp-¶h tNÀ¡p-Ibpw 

XpSÀ¶pÅh ]p\:-{I-ao-I-cn-¡p-Ibpw sN¿p-I. 

        (_n)  “Kkäv” F¶mÂ “kÀ¡mÀ hnÚm-]\w sN¿p¶ Kkäv  

 F¶À°-amIp¶p”; 

{io. Fw. D½À: kÀ, Rm³ Xmsg¸d-bp¶ t`Z-KXn Ah-X-cn-¸n-¡p-

¶p. 

 JWvUw 2 (_n) bnÂ “tkh-\-¯n-\p-th−n” F¶ hm¡n\v   



                                                 Uncorrected/Not for Publication 24

tijw “AXp-a-sÃ-¦nÂ `mhn kpc£ Dt±-in¨v” F¶o hm¡p-IÄ 

tNÀ¡p-I. 

  {io.  A_vZp-d-ln-am³ c− -̄ mWn: kÀ, Rm³ Xmsg¸d-bp¶ t`Z-

KXn Ah-X-cn-¸n-¡p-¶p. 

  JWvUw 2 (_n) bnÂ “]W-̄ nsâ” F¶ hm¡n-\p-tijw  

“AsÃ¦nÂ kzÀ®w t]mepÅ, hne-]n-Sn-̧ pÅ hkvXp-¡-fpsS”          

F¶pIqSnt¨À¡p-I. 

{io. Fw. lwk: kÀ, Rm³ Xmsg¸d-bp¶ t`Z-KXnIÄ Ah-X-cn-¸n-

¡p-¶p. 

115  JWvUw 2 (_n) bpsS Ah-km\w Xmsg-¸-d-bp-¶Xv tNÀ¡p-I     

“ ]eni F¶mÂ dnkÀÆv _m¦v Hm^v C´y Imem-Im-e-§-fnÂ \nÝbn-

¡p¶ ]eni F¶m-Ip¶p” 

117. JWvUw 2 (-kn) bnÂ “]ckvv]-c -[m-c-W-bp-sStbm 

IognÂ AsÃ-¦nÂ” F¶o hm¡p-IÄ¡v tijw “\nb-a-hn-t[-b-a-Ãm¯” 

F¶ hm¡v  tNÀ¡pI   

 ]en-isb kw_-Ôn¨v ]d-bp-t¼mÄ dnkÀhv _m¦v \nÝ-bn¨ ]en-i-

sb¶v ]d-ªnsÃ-¦nÂ AanX ]en-i-bv¡p-ff AwKo-Imcw In«pw. 

 \nb-a-hn-t[-b-a-Ãm¯ sUt¸m-kn-äp-IÄ¡v AwKo-Imcw In«p¶ 

t¢mkmWv CXn-ep-f-f-Xv. ]c-kv]c [mc-W-bpsS ASn-Øm-\-¯nÂ  Unt¸m-

knäv hm§m-sa¶v BIvSv hgn AwKo-Imcw sImSp-¡p-I-bm-Wv.  ]c-kv]-c-



                                                 Uncorrected/Not for Publication 25

[m-c-W-bpsS ASn-Øm-\-̄ n-e-ÃmsX \nb-a-hn-t[-b-a-Ãm¯ \nt£-]-

§Ä¡v AwKo-Imcw sImSp-¡-cp-Xv. 

{io. tPmk^v hmg-¡³: kÀ, Rm³ Xmsg¸d-bp¶ t`Z-KXn Ah-X-

cn-¸n-¡p-¶p. 

116. JWvUw 2 (-kn) bnÂ “]²-Xn-bp-sStbm” “]c-kv]-c- [m-c-Wbp-

sStbm” F¶o hm¡p-IÄ¡n-S-bnÂ “hnti-jn¨v sI«n-S-§Ä, ^vfmäp-IÄ, 

hnÃ-IÄ F¶nh \nÀ½n¨v \ÂIÂ F¶o Dt±-i-y  e-£-y-§-tfm-sS-bpÅ 

]²-Xn-bp-sStbm” F¶o hm¡p-IÄ   tNÀ¡p-I. 

 

{io. ]n. {iocm-a-Ir-jvW³: kÀ, Rm³ Xmsg¸d-bp¶ t`Z-KXnIÄ 

Ah-X-cn-¸n-¡p-¶p. 

119. JÞw 2 (-kn) bnÂ “cPn-ÌÀ sN¿s¸« Hcp I¼\n” F¶o 

hm¡p-IÄ¡v tijw Xmsg-¸-d-bp-¶h tNÀ-¡pI 

“kz-Im-cy Nn«n-¡-¼-\n-IÄ, kz-Im-c-y-]-W-an-S-]m-Sp- Øm-]-\-§Ä, cPn-ÌÀ 

sN¿msX {]hÀ¯n-¡p¶ kzIm-c-y-]-eni Øm]-\-§Ä, ap³-IqÀ ]Ww 

]äp¶ apgp-h³ [\-Im-c-y -tk-h-\-Zm-Xm-¡fpw, h«n-¸-en-i-¡mÀ” 

121.  JÞw 2(kn) bpsS Ah-km-\-̄ nÂ Xmsg ]d-bp¶h Iq«n-

t¨À¡p-I. “[\-Im-cy Øm]\w ssIIm-cyw sN¿m³ Dt±-in-¡p¶ 

XpIbv¡v Xpe-y-amb kwJy kÀ¡m-cnÂ sI«nsh¡p-Itbm/Xpey XpI-

bv¡p-ff hkvXp Pma-ytam/t_m−p-Itfm kÀ¡m-cnÂ kaÀ¸n-t¡-− -Xp-



                                                 Uncorrected/Not for Publication 26

amb \nt£-]-IÀ I_-fn-¸n-¡-s¸-Sp-t¼mÄ {]kvXpX Pmay hkvXp-hnÂ 

\n¶v \nt£-]-IÀ¡v Int«− XpI A\p-h-Zn-t¡-− -Xp-am-Wv. ” 

[\-Im-cyhpw \nb-ahpw `h-\-\nÀ½m-Whpw hIp-¸p-a{´n ({io. sI.-

Fw. amWn): kÀ, t`Z-K-Xn-I-sfm¶pw kzoIm-cy-a-Ã. 

{io. Fw. -lwk:  kÀ, Rm³ Fsâ 115-þmw \¼À t`Z-K-Xn¡v t]mÄ 

Bh-iy-s -̧Sp-¶p. 

A\p-Iq-en-¡p-¶-hÀ:  38 

1.  {io. sI. -hn. A_vZpÄ JmZÀ 

2. {ioaXn ]n. Abnjm t]män 

3. {io. F.- Fw. Bcn^v 

4. {io. F.- F. Akokv 

5. {io. Fw.- F. t__n 

6. {io. C. N{µ-ti-J-c³ 

7. {io. hn. sN´m-a-cm-£³ 

8. {io. sI. Zmk³ 

9. {io. _n.- Un. tZhÊn 

10. {io. kn. Znhm-I-c³ 

11. {io. Nnäbw tKm]-Ip-amÀ 

12. {io. Fw. lwk 

13. {ioaXn Paoem {]Imiw 

14. {io. sPbnwkv amXyp 

15. {io. C.- ]n. Pb-cm-P³ 

16. {io. tPmkv sXä-bnÂ 

17. {io. Ff-acw Icow 

18. {io. kn. IrjvW³ 

19. {io. tImen-b-t¡mSv F³. IrjvW³ \mbÀ 

20. {io. sI. Ipªn-cm-a³ (D-Zp-a) 

21. {io. tImhqÀ Ipªp-tam³ 

22. {io. amXyp än. tXmakv 

23. {io. sI. sI. \mcm-b-W³ 

24. {io. F. {]Zo]vIpamÀ 

25. {io. ]pcp-j³ IS-ep−n 

26. {io. Fkv. cmtP-{µ³ 

27. {io. BÀ. cmtPjv 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 27

28. {io. cmPp F{_lmw 

29. {io. apÃ-¡c cXv\m-I-c³ 

30. s{]m^. kn. cho-{µ-\mYv 

31. {io. Fkv.  iÀ½ 

32. {io. hn. iin 

33. {io. _n. kXy³ 

34. {io. ]n. {iocm-a-Ir-jvW³ 

35. {io. hn. Fkv. kp\nÂIp-amÀ 

36. {io. sI. kptcjv Ipdp¸v 

37. {io. ]n. Xntem-¯-a³ 

38. {io. sI. hn. hnP-b-Zmkv 

 
{]Xn-Iq-en-¡p-¶-hÀ: 46 
 

1. {io. ]n.- _n. A_vZpÄ dkmIv 

2. {io. A_vZp-dlnam³ c−-¯mWn 

3. {io. Sn.- F. AlvaZv I_oÀ 

4. {io. kn.- F³. _me-Ir-jvW³ 

5. {io. hn. -Sn. _Âdmw 

6. {io. ]n.- sI. _joÀ 

7. {io. hn.- sI. C{_m-lnw- Ipªv 

8. {io. sI.- _n. KtWjv IpamÀ 

9. {io. sI.- kn. tPmk^v 

10. {io. tPmk^v hmg¡³ 

11. {io. hÀ¡e IlmÀ 

12. {io. sI.- F³.- F. JmZÀ 

13. {io. ]n.- sI. Ipªm-en-¡p«n 

14. {io. än.- bp. Ipcp-hnf 

15. {io. ]n.- F. am[-h³ 

16. {io. kn. a½q«n 

17. {io.- sI.- Fw. amWn 

18. {io. sI.- ]n. taml-\³ 

19. {io. kn. tambn³Ip«n 

20. {io. tam³kv tPmk^v 

21. {io. sI. apl-½-Zp®n lmPn 

22. {io. sI. apc-fo-[-c³ 

23. {io. F³. F. s\Ãn-¡p¶v 

24. {io. D½³ Nm−n 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 28

25. {io. ASqÀ {]Imiv 

26. {io. än. F³. {]Xm-]³ 

27. {io. Xncp-h-©qÀ cm[m-Ir-jvW³ 

28. {io. tXd-¼nÂ cma-Ir-jvW³ 

29. {io. ctaiv sN¶n-¯e 

30. {io. tdmjn AK-Ìn³ 

31. {io. hn. ]n. kPo-{µ³ 

32. {io. jm^n ]d-¼nÂ 

33. {io. sI. Fw. jmPn 

34. {io. F³. jwkp-Zo³ 

35. {io. BÀ. skÂh-cmPv 

36. {io. jn_p t__n tPm¬ 

37. {io. sI. inh-Zm-k³ \mbÀ  
38. {io. hn. Fkv. inh-Ip-amÀ 

39. {io. k®n tPmk^v 

40. {io. kn. F^v. tXmakv 

41. {io. tXmakv D®n-bm-S³ 

42. {io. Fw. D½À 

43. {io. hn. Fw. D½À amÌÀ 

44. {io. Fw. F. hmloZv 

45. {io. Fw. ]n. hn³skâv 

46. {io. ]n. kn. hnjvWp-\mYv 

  

A\p-Iq-en-¡p-¶-hÀ-þ38 

{]Xn-Iq-en-¡p-¶-hÀ-þ46 
an. kv]o¡À : t`Z-KXn k` \ncm-I-cn-¨n-cn-¡p-¶p. 

{io. _n. kXy³ Ah-X-cn-¸n¨ 110-, 123 F¶o \¼À t`Z-K-XnIÄ k` 

\ncm-I-cn-¨p. 

 {io. Fw.- lwk Ah-X-cn-¸n¨ 115, 117 F¶o \¼À t`Z-K-XnIÄ k` 

\ncm-I-cn-¨p. 

{io. ]n. {iocm-a-IrjvW³ Ah-X-cn-¸n¨ 119, 121 F¶o \¼À t`Z-K-

XnIÄ k` \ncm-I-cn-¨p.  

{io. än. F. Al½Zv I_oÀ Ah-X-cn-¸n¨  109þmw \¼À t`Z-K-Xn 

k`-bpsS A\p-a-Xn-tbmsS ]n³h-en-¡-s¸-«p.  



                                                 Uncorrected/Not for Publication 29

{io. än. F³. {]Xm]³ Ah-X-cn-¸n¨ 111þmw \¼À t`Z-K-Xn k -̀bpsS 

A\p-a-Xn-tbmsS ]n³h-en-¡-s¸-«p.  

{io. Fw. D½À Ah-X-cn-̧ n¨ 112-þmw \¼À t`Z-K-Xn k -̀bpsS A\p-a-

Xn-tbmsS ]n³h-en-¡-s¸-«p.  

{io. A_vZp-d-ln-am³ c−¯mWn Ah-X-cn-¸n¨ 113þmw \¼À t`Z-K-

Xn k`-bpsS A\p-a-Xn-tbmsS ]n³h-en-¡-s¸-«p.  

{io. tPmk^v hmg-¡³ Ah-X-cn-¸n¨ 116-þmw \¼À t`Z-K-Xn k -̀

bpsS A\p-a-Xn-tbmsS ]n³h-en-¡-s¸-«p. 

2þmw hIp¸v _nÃnsâ `mK-am-¡m-tamsb-¶ {]iv\s¯ 

  A\p-Iq-en-¡p-¶-hÀ.......... 

  {]Xn-Iq-en-¡p-¶-hÀ........ 

2þmwhIp¸v _nÃnsâ `mK-am-bn-cn-¡p-¶p. 

3þmw hIp¸v 

{io. sI. F³. F. JmZÀ: kÀ, Rm³ Xmsg¸d-bp¶ t`Z-KXn Ah-X-cn-

¸n-¡p-¶p. 

124. JWvUw 3 (-F) bnÂ “hogvN hcp-¯p-Itbm” F¶ 

hm¡p-IÄ ImW-s¸-Sp-¶n-S-s¯ms¡ Bb-Xn\p tijw “hmKvZm\ 

ewL\w \S-̄ p-Itbm” F¶o hm¡p-IÄ  tNÀ¡pI. 

{io. tPmk^v hmg-¡³: kÀ, Rm³ Xmsg¸d-bp¶ t`Z-KXnIÄ 

AhX-cn-¸n-¡p-¶p. 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 30

125. JWvUw 3 (-F) bnÂ “hkvXp¡Ä \ÂIp-¶-Xn\v 

th−ntbm” “BIp-¶n-S¯v” F¶o hm¡p-IÄ¡nS-bnÂ “sI«nS§Ä,  

^vfmäp-IÄ, hnÃ-IÄ F¶nh \nÀ½n¨v \ÂIp-¶-Xn\v th−ntbm” F¶o 

hm¡pIÄ tNÀ¡pI. 

127.   JWvUw 3 (-F) bnÂ “AYhm hkvXp¡Ä”, “\ÂIp-¶-

XnÂ”, F¶o hm¡p-IÄ¡nS-bnÂ “sI«nS§Ä, ^vfmäp-IÄ, hnÃ-IÄ”     

F¶o hm¡pIÄ tNÀ¡pI. 

136. JÞw 3 (_n) bnÂ  “B [\Imcy Øm]\w \nt£-]-§Ä 

aS¡n \ÂIp-hmt\m ]eni \ÂIp-hmt\m tkh\w \ÂIp-hmt\m 

hkvXp-¡Ä” F¶o hm¡p-IÄ¡v tijw “sI«n-S-§Ä, ^vfmäp-IÄ, hnÃ-

IÄ” F¶o hm¡p-IÄ  tNÀ¡pI. 

s{]m^. kn. cho-{µ-\mYv: kÀ, Rm³ Xmsg¸d-bp¶ t`Z-KXn 

AhXcn-¸n-¡p-¶p. 

128. JÞw 3(F)- bnÂ “hkvXp-¡Ä \ÂIp-¶-XnÂ hogvN-h-cp-

¯p-Itbm” F¶o hm¡p-IÄ¡p-ti-jw, “hkvXp-¡-fmtbm ]W-amtbm 

hmKvZm\wsNbvX {]Xn-^ew \ÂIm-Xn-cn-¡p-Itbm \nÝn-X k-a-b-¯n-\p-

ÅnÂ hmKvZm\w sNbvX-X-c-¯n-epÅ sI«n-Stam hkvXp-¡tfm tkh-

\tam \ÂIp-¶-XnÂ hogvN-h-cp-¯p-Itbm” F¶o hm¡p-IÄ tNÀ¡p-I. 

 
{io. kn. tambn³Ip«n: kÀ, Rm³ Xmsg¸d-bp¶ t`Z-KXn Ah-X-cn-

¸n-¡p-¶p. 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 31

130 JÞw 3(F)-bnÂ “\nc-h[n” F¶ hm¡v Hgnhm-¡p-I. 

 
{io. sI. kptcjv Ipdp¸v : kÀ, Rm³ Xmsg¸d-bp¶ t`Z-KXn Ah-X-

cn-¸n-¡p-¶p. 

132. JÞw 3(-F) -bnÂ “\nc-h[n” F¶ ]Zw Hgn-hm-¡p-I.  

JWvUw 3 (F)-bnse \nc-h[n \nt£-]-I-cnÂ \n¶v kÀ¡m-cn\v 

]cmXn e`n-¡p¶p F¶p-f-fXv hfsc Ahy-à-am-Wv. AXn-\mÂ \nc-h[n 

amän \nt£-]-IÀ F¶m-¡-Ww. \nc-h[n F¶p ]d-bp-t¼mÄ AXv c−p-

t]tcm ]¯p-t]tcm BImw. 

{io. sI. inh-Zm-k³ \mbÀ : kÀ, Rm³ Xmsg¸d-bp¶ t`Z-KXn 

Ah-X-cn-¸n-¡p-¶p. 

133.  JÞw 3(-F)-bnÂ “\nc-h[n \nt£-]-I-cnÂ \n¶pw”            

F¶o hm¡p-IÄ¡p]Icw “Ht¶m AXn-e-[n-Itam \nt£]I-cnÂ 

\n¶pw” F¶o hm¡p-IÄ tNÀ¡p-I. 

140. JWvUw 3 (_n) bnÂ “amt\PÀ AsÃ-¦nÂ AwKw” F¶o   

hm¡p-IÄ Hgn-hm-¡p-I 

{io. Fw. D½À : kÀ, Rm³ Xmsg¸d-bp¶ t`Z-KXnIÄ Ah-X-cn-¸n-

¡p-¶p. 

134. JÞw  (3)(-F)-bnÂ “AsÃ-¦nÂ”   F¶  hm¡v  Hgn-hm-¡p-I.  

134A  JÞw 3(-_n) Hgn-hm-¡p-I. 

{io. Fw. lwk : kÀ, Rm³ Xmsg¸d-bp¶ t`Z-KXnIÄ Ah-X-cn-¸n-

¡p-¶p. 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 32

135. JÞw 3(-_n)-bnÂ “Icp-Xn-¡q«n {]hÀ¯n-¡p¶p” F¶o  

hm¡p-IÄ¡ptijw “Ft¶m km¼-¯nI A¨-S-¡-an-ÃmsX {]hÀ¯n- 

¡p¶p Ft¶m” F¶o hm¡pIÄ tNÀ¡p-Ibpw “F¶v” F¶ hm¡v Hgn-

hm-¡p-Ibpw sN¿p-I.  

JWvUw 3 (_n) bnÂ  “hogvN hcp-¯nb Hcp BfnÂ \n¶pw 

Abm-fpsS” F¶o  hm¡p-IÄ¡p tijw  “hogvN hcp-¯nb XpIbv¡v 

kam-\-am-btXm” F¶o hm¡p-IÄ tNÀ¡p-I. 

{io. C. ]n. Pb-cmP³: kÀ, Rm³ Xmsg¸d-bp¶ t`Z-KXn Ah-X-cn-

¸n-¡p-¶p. 

138. JÞw 3 (_n) bnÂ  “kÀ¡m-cn-\v, B [\-Im-cy Øm]\w 

tiJ-cn¨ \nt£-]-§-fnÂ \n¶pw AXpaptJ-\bpw B [\-Im-cy Øm]-

\-̄ nsâ t]cntem” F¶o hm¡p-IÄ¡v ]Icw “kÀ¡m-cn-\v, B [\-   

Im-cy Øm]\w tiJ-cn¨ \nt£-]-§-fnÂ \n¶pw AXp aptJ-\tbm B 

[\-Im-cy Øm]-\-¯nsâ t]cntem B [\-Im-cy Øm]\w Bcw-`n-¨-

Xn\p tijw B [\-Im-cy Øm]-\-¯nsâ DS-a-bp-sStbm, DS-a-bpsS  

`mc-y-bp-sStbm/`À¯m-hn-sâtbm/a¡-fp-sStbm” F¶o hm¡p-IÄ 

tNÀ¡pI. 

{io. BÀ. cmtPjv : kÀ, Rm³ Xmsg¸d-bp¶ t`Z-KXnIÄ Ah-X-

cn-¸n-¡p-¶p. 

      143. JWvUw 3 (_n) bnÂ “CS-¡me” F¶ hm¡v Hgn-hm-¡p-I. 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 33

144. JÞw 3 (_n)- bnÂ  “£a-X-bpÅ A[n-Im-c-Øm-\-̄ n\v” 

F¶o hm¡p-IÄ¡p ]Icw “D¯-c-hm-Z-s¸« A[n-Im-cn¡v” F¶o hm¡p-

IÄ tNÀ¡pI  

{io. F³. jwkp-±o³: kÀ, Rm³ Xmsg¸d-bp¶ t`Z-KXn Ah-X-cn-

¸n-¡p-¶p. 

145. JÞw 3 (_n) Xmsg ]dbpw {]Imcw amäpI 

“(_n) (i) GsX-¦nepw [\-Im-c-y-Øm-]\w \nt£]-Isc h©n-¡pI  

 F¶ Dt±-i-y-t¯m-S-pIqSn {]hÀ¯n-¡p¶p F¶v hni-z-kn-¡m³  

 X¡-Xmb dnt¸mÀ«v kÀ¡m-cn\v e`n-¡p¶ kml-N-c-y-¯n-epw;  

    (ii) B [\-Im-cy Øm]\w \nt£-]-§Ä aS¡n \ÂIp-hm-t\m      

]-eni \ÂIp-hmt\m km[-y-X-bn-sÃ¶v At\-z-j-W-¯nÂ t_m²-y-s¸-Sp-

Ibpw sN¿p-¶p-sh-¦nÂ; 

(kn) (i) \nt£-]-I-cpsS Xmev]-cyw kwc-£n-¡p-¶-Xn-\p-th-−n; B [\-

Im-c-y-Øm-]\w tiJ-cn¨ \nt£-]-§-fnÂ \nt¶m AXp-]-tbm-Kn¨v B 

Øm-]-\-¯nsâ t]cntem, atä-sX-¦nepw hy-àn-bp-sStbm, Øm]-\-¯n-

sâtbm t]cntem hm§nb hkvXp-¡tfm; 

(ii) AsÃ-¦nÂ tiJ-cn¨ \nt£]w D]-tbm-Kn¨v B Øm-]-\-̄ nsâ 

t]cn-tem, asämcpsS-sb-¦nepw t]cntem kam-l-cn-¨-Xmbn Btcm-]n-¡s¸-

Sp¶ ]Wtam hkvXp-h-I-Itfm Ds− -¦nÂ AXp P]vXn- sN-bvXmepw 

\nt£-]-§Ä ]qÀ®-ambn aS¡n\ÂIp-¶-Xn\v aXn-bm-I-pI-bnÃ F¶p-

tXm-¶p-Itbm sN¿p-¶p-s− -¦nÂ; 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 34

(iii) B [\-Im-c-y-Øm-]-\-̄ n-sâ-tbm, AXn-sâ s{]mtam-«À, 

]mÀ«vWÀ, Ub-d-IvSÀ, amt\-PÀ AsÃ-¦nÂ AwKw F¶n-h-cp-sStbm 

hkvXp-h-I-I-tfm;  

(iv) B [\-Im-cy Øm]-\-¯nÂ \n¶pw ]Ww ISw-hm§n Xncn-¨-S-

bv¡p-¶-XnÂ hogvN-h-cp-¯nb BÄ AYhm Øm]-\w hogvN-h-cp-¯nb 

A{X-t¯mfw XpI-tbm; 

(v) AXp-a-sÃ-¦nÂ A§s\ ISw hm§nb XpI D]-tbm-Knt¨m 

AXnÂ\n-¶pÅ hcp-am-\-ap-]-tbm-Knt¨m B hy-àn-bp-sStbm AYhm 

Øm]-\-¯n-sâtbm t]cnÂ hkvXp-h-I-IÄ hm§n-bn-«p-s− -¦nÂ      

Ah-bpw, Abm-fpsS AYhm Øm]-\-¯nsâ t]cnÂ atä-sX-¦nepw 

hkvXp-¡-fp-s− -¦nÂ Ahbpw DÄs -̧sS; 

(Un) kÀ¡m-cn\v bpà-sa-¶p-tXm-¶p¶ coXn-bnÂ P]vXn-sN-bvXp-

sIm-−pÅ Hcp CS-¡me D¯-chv ]pd-s¸Sp-hn-¡m-hp-¶-Xpw, {]kvXpX 

]Ww, hkvXp-¡Ä F¶n-h-bv¡p-ta-epÅ \nb-{´Ww \nÀÆ-lW A[n-Im-

cn¡v ssIam-dm-hp-¶-Xpam-Wv”. 

{io. tImen-b-t¡mSv F³. IrjvW³ \mbÀ: kÀ, Rm³ Xmsg¸d-

bp¶ t`Z-KXn Ah-X-cn-¸n-¡p-¶p. 

146. JÞw 3 (_n) bv¡ptijw Xmsg-Im-Wp¶ D]-h-Ip¸v 

tNÀ¡pI 

“(kn) hogvN hcp-¯n-b-Xmbn t_m[-y-s¸« [\-Im-cy Øm]-\-¯nsâ 

\S-¯n-¸p-I-mcm-bn-cp-¶-hÀ¡v ]n¶oSv [\-Im-cy kz-`m-h-apÅ bmsXmcp 

Øm]-\-§fpw \S-̄ p-¶-Xnt\m atä-sX-¦nepw t]cnÂ C -̄c-̄ n-epÅ 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 35

Øm]-\-§Ä kwØm-\¯v \S-¯p-¶-Xnt\m Ah-Im-i-ap-−m-bn-cn-¡p-¶-

X-Ã. ” 

[\-Im-cyhpw \nb-ahpw `h-\-\nÀ½m-Whpw hIp-¸p-a{´n ({io. sI.-

Fw. amWn): kÀ,  t`Z-KXnIÄ kzoIm-cy-a-Ã 

. an. kv]o¡À :  {io. sI.F³.-F. JmZÀ Ah-X-cn-¸n¨  124-þmw \¼À 

t`Z-K-Xn k`-bpsS A\p-a-Xn-tbmsS ]n³h-en-¡-s¸-«p.  

{io. tPmk^v hmg-¡³ Ah-X-cn-¸n¨ 125, 127, 136 F¶o \¼À t`Z-

K-XnIÄ k`-bpsS A\p-a-Xn-tbmsS ]n³h-en-¡-s¸-«p.  

s{]m^. kn. cho-{µ-\mYv Ah-X-cn-̧ n¨ 128-þmw \¼À t`Z-K-Xn k` 

\ncm-I-cn-¨p. 

 {io. kn. tambn³Ip«n Ah-X-cn-¸n¨ 130þmw \¼À t`Z-K-Xn k`-

bpsS A\p-a-Xn-tbmsS ]n³h-en-¡-s¸-«p.  

{io. sI. kptcjv Ipdp¸v Ah-X-cn-¸n¨ 132þmw \¼À t`Z-K-Xn k` 

\ncm-I-cn-¨p. 

 {io. sI. inh-Zm-k³ \mbÀ Ah-X-cn-¸n¨ 133, 140 F¶o \¼À t`Z-

K-XnIÄ k`-bpsS A\p-a-Xn-tbmsS ]n³h-en-¡-s¸-«p.  

 {io. Fw. D½À Ah-X-cn-¸n¨ 134, 134 (F) F¶o \¼À t`Z-K-XnIÄ 

k`-bpsS A\p-a-Xn-tbmsS ]n³h-en-¡-s¸-«p.  

{io. Fw.-lwk Ah-X-cn-¸n¨ 135, 142 F¶o \¼À t`Z-K-XnIÄ k` 

\ncm-I-cn-¨p.  

{io. C. ]n. Pb-cm-P³ Ah-X-cn-¸n¨ 138þmw \¼À t`Z-K-Xn k` \ncm-

I-cn-¨p.  



                                                 Uncorrected/Not for Publication 36

{io. BÀ. cmtPjv Ah-X-cn-¸n¨ 143, 144 F¶o \¼À t`Z-K-XnIÄ 

k` \ncm-I-cn-¨p. 

 {io. F³. jwkp±o³ Ah-X-cn-¸n¨ 145þmw \¼À t`Z-K-Xn k`-bpsS 

A\p-a-Xn-tbmsS ]n³h-en-¡-s¸-«p.  

 {io. tImen-b-t¡mSv F³.- Ir-jvW³ \mbÀ Ah-X-cn-¸n¨ 146þmw 

\¼À t`Z-K-Xn k` \ncm-I-cn-¨p. 

  3þmw hIp¸v _nÃnsâ `mK-am-¡m-tamsb-¶ {]iv\s¯ 

  A\p-Iq-en-¡p-¶-hÀ.......... 

  {]Xn-Iq-en-¡p-¶-hÀ........... 

3þmwhIp¸v _nÃnsâ `mK-am-bn-cn-¡p-¶p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\memw hIp¸v 

 

{io. sI. kptcjv Ipdp-¸v: kÀ, Rm³ Xmsg¸d-bp¶ t`Z-KXnIÄ 

Ah-X-cn-¸n-¡p-¶p. 

150. JÞw 4 (1)-Â "£a-XbpÅ A[n-Im-c-Øm\§sf " F¶o 

hm¡p-IÄ¡p ]Icw "dh\yq Unhn-j-\Â Hm^o-k-dpsS ]Z-

hn-bnÂ Xmsg-b-Ãm¯ DtZym-K-Øsc £a-XbpÅ A[n-Im-c-

Øm-\-§Ä F¶ \ne-bnÂ" F¶o hm¡p-IÄ tNÀ¡p-I. 

              

 153. JÞw 4(1) Xmsg-¸-dbpw{]Imcw amäpI: 

“(1) 3þmw hIp-̧ p-{]-Imcw e`n-¡p¶ ]cm-Xn-I-fn-t·Â Bh-i-y-

amb At\-z-jWw \S-̄ p-¶-Xn-\pw, taÂ \S-]-Sn-IÄ kzo-I-cn-

¡p-¶-Xn\pw, ]Whpw, hkvXp-¡fpw P]vXn-sN-¿p-¶-Xn-\pw, 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 37

P]vXn- sNbvX ]W-¯n-t·epw hkvXp-¡-fn-t·epw \nb-{´Ww 

hn\n-tbm-Kn-¡p-¶Xn\pw Bbn kÀ¡m-cn-\v, Kkäv hnÚm-]\w 

hgn, AXnÂ hn\nÀt±-in-t -̈¡m-hp¶ A§-s\-bpÅ {]tZ-i-

§Ät¡m, A§-s\-bpÅ kwK-XnIÄt¡m th−n £a-X-

bpÅ A[n-Im-c-Øm-\-§sf \nb-an-¡m-hp-¶-Xm-Wv.” 

158. JWvUw 4(3) Â “3þmw hIp¸v {]Imcw Dff kÀ¡mÀ D -̄chv 

ssI -̧änb” F¶o hm¡p-IÄ¡v ]Icw “P]vXn D¯-chv ]pd-s¸-

Sp-hn¨” F¶o hm¡p-IÄ tNÀ¡pI.   

 

167. JÞw 4(4)þÂ ""-Ah kw_-Ôn¨ hni-Z-hn-h-c-§Ä,'' F¶-o 

hm¡p-IÄ¡pw ""3-mw hIp¸v {]Im-cw'' F¶o A¡-§Ä¡pw 

hm¡p-IÄ¡pw CS-bn-embn Xmsg-̧ -d-bp¶ hm¡p-IÄ tNÀ¡pI. 

 

 ""-[-\-Im-c-yØm]-\-¯nÂ\n¶v ]Ww ISw hm§n XncnsI 

ASbv¡p-¶-XnÂ hogvN-h-cp-¯nb hy-àn-I-fp-sSbpw AhÀ 

hogvN hcp-¯nb XpI-bp-tSbpw hni-Z-hn-h-c-§Ä''. 

 

t`Z-KXn 150, 4(1)þÂ A§-s\-bpÅ kwK-Xn-IÄ¡pth−n £a-X-

bpÅ A[n-ImcØm\-§sf \nb-an-¡m-hp-¶-XmsW¶p-ÅXv F¶Xv 

Unss^³ sN¿-Ww.  “dh-\yq Unhn-j-\Â Hm^o-k-dpsS ]Z-hn-bnÂ 

Xmsg-b-Ãm¯ DtZ-ym-K-Øsc £a-XbpÅ A[n-Im-c-Øm-\-§Ä F¶ 

\ne-bnÂ”  BcmWv CXnÂ hcp-¶-sX-¶p-ÅXv CXnÂ ]d-ªn-«n-Ã.    



                                                 Uncorrected/Not for Publication 38

Bsc thW-sa-¦nÂ £a-X-bpÅ A[n-Im-c-Øm-\-§-fnÂ \nb-an-¡mtam?  

AXn-s\mcp D -̄c-hm-Zn-X-z-apÅ DtZ-ym-K-Øs\ \nb-an-¡-Ww. AXv      

dh-\yq Unhn-j-\Â Hm^o-k-dpsS ]Z-hn-bnÂ Xmsg-b-Ãm¯ DtZ-ym-K-

Øsc \nban¡-Ww.  CXp am{X-amWv aqhv sN¿p-¶-Xv.   

{io. sI. F³. F. JmZÀ: kÀ, Rm³ Xmsg¸d-bp¶ t`Z-KXnIÄ 

Ah-X-cn-¸n-¡p-¶p. 

   

  
151. JÞw (4)-sâ amÀPn-\Â ioÀjI¯nÂ “£a-X-bpÅ 

A[nImc-Øm\w”-  F¶-Xn\p ]Icw “\nÀÆ-lW A[n-Im-cn” - 

F¶p tNÀ¡p-I.  

  151 F. -JÞw 4(1) Xmsg-¸-dbpw {]Imcw amäpI 

“(1) 3þmw hIp-¸p-{]-Imcw P]vXn-sNbvX ]Ww, hkvXp-¡Ä 

F¶n-h-bpsS \nb-{´Ww hn\n-tbm-Kn-¡p-¶-Xn\v {]tX-yI 

{]tZ-i-¯nt\m AsÃ-¦nÂ {]tX-yI Imc-y-¯nt\m th−n-

sb¶v hy-à-am-¡n-s¡m−v kÀ¡m-cn\v Kkäv hnÚm-]\w 

aptJ\ \nÀÆ-lW A[n-Im-cn-Isf \nb-an-¡m-hp-¶-Xm-Wv.” 

 
169. JÞw 4 (4) Xmsg-¸-d-bpw-{]-Imcw amäp-I: 

""(4)(3)-þmw D]-h-Ip-¸p-{]-Im-c-apÅ At]-£-tbm-sSm¸w 3þmw  

hIp-¸nÂ ]d-ª-{]-Imcw [\-Im-c-y-Øm-]\w Fs´-¦nepw hogvN-h-

cp-¯n-b-Xm-tbm, \nt£-]-Isc h©n-¡m³ km²y-X-bp-s−t¶m 

At\-z-j-W¯nÂ Is− -̄ nb Imc-W-§Ä hni-Zo-I-c-n-t¡-−Xpw 

3þmw hIp-¸p-{]-Imcw P]vXn sNbvX ]Ws¯    AsÃ-¦nÂ hkvXp-



                                                 Uncorrected/Not for Publication 39

¡sf kw_-Ôn¨ hnh-c-§Ä F¶nh  hy-à-am-¡p-¶-Xn-\m-h-i-y-

amb Ht¶m AXn-e-[n-Itam kX-y-hm-Mvaq-e-§Ä A\p-_-Ô-ambn 

tNÀt¡-− -Xp-amWv''. 

 
{io. Fw. D½À:  kÀ, Rm³ Xmsg¸d-bp¶ t`Z-KXnIÄ Ah-

X-cn-¸n-¡p-¶p. 

155. JWvUw 4(2)-Â “£a-X-bp-ff A[n-Imc Øm\-̄ n\v” F¶o 

hm¡p-IÄ¡p ]Icw  “\nÀÆlWm[nIm-cn¡v” F¶ hm¡v 

tNÀ¡pI. 

156. JWvUw 4(2)-Â “Bh-i-y-am-tb-¡mhp¶” F¶ hm¡n\p 

tijw “\nÀ®bn¡-s¸-Sm-hp¶” F¶ hm¡v tNÀ¡pI. 

£a-X-bpÅ A[n-Im-c-Øm-\-w F¶p-]-d-bp-¶Xv FIvkn-

I-yq-«ohv ]h-dm-Wv. £aX F¶p]-d-bp-¶Xv F^n-jy³kn-bpsS `mK-am-Wv. 

ChnsS FIvkn-I-yq-«ohv  ]hÀ F¶ hm¡n-t\-¡mÄ Iptd-¡qSn hy-

àXbpw efn-X-hp-ambXv \nÀÆ-l-Wm-[n-Imcn¡v F¶p-Å-Xm-Wv. AXp-

sIm−v £a-X-bpÅ A[n-Im-c-Øm-\-¯n\v F¶p-Å-Xn\v ]I-c-am-bn -

\nÀÆ-lWm[n-Im-cn¡v F¶v amäWw F¶mWv Fsâ t`Z-K-Xn. AXp-

t]mse 156þÂ Bh-i-y-am-tb-¡m-hp¶ F¶ hm¡n\v ]Icw \nÀ®-bn-¡-

s¸-Sm-hp¶ F¶p-Å-XmWv Iptd-¡qSn hy-à-X-bp-Å-Xv.  B-h-i-y-am-IpI 

F¶p-Å-XÃ {]iv\w, \nÀÆ-ln-¡-s¸-SpI F¶p-Å-Xm-Wv.  \nÀ®bn-¡p¶-

Xn\v FIvkn-I-yq-«ohv ]h-dm-Wv.  Bh-iyw F´v F¶p-ÅXv FIvkn-Iyq-



                                                 Uncorrected/Not for Publication 40

«ohv A[n-Imcn Xocp-am-\n-¡p-¶-Xn-\p-]-Icw F´msW¶pÅXv \nÀ®-bn-

¨p-sIm-Sp-¡p-I-bm-Wv.  B \nÀ®-bn-¡p-¶Xv Kh¬saâm-Wv.  AXp-sIm-

−v \nÀ®-bn-¡-s -̧Sm-hp-¶Xv F¶p-Å-XmWv 156þse Bh-i-y-am-tb-¡m-

hp¶Xnt\-¡mÄ F¶p-Å-Xn-t\-¡mÄ \ÃXv F¶mWv Fsâ A`n-{]m-bw.   

{io. sI. apl½-Zp®n lmPn: kÀ, Rm³ Fsâ t`Z-KXn Ah-X-cn-̧ n-

¡p¶p. 

157. JWvUw 4(2) Xmsg-¸-d-bp¶ {]Imcw amäp-I. 

“(2) \nÀÆlW A[nIm-cn¡v Cu \nb-a-̄ nsâ e£yw \nd-th-äp-¶-  

Xn\v Bh-i-y-ambn hcp¶ aäv A[n-Im-c-§fpw D−m-bn-cn-¡p-¶-

XmWv” 

{io. sI. apc-fo-[-c³: kÀ, Rm³ Xmsg¸d-bp¶ t`Z-KXn Ah-X-cn-̧ n-

¡p-¶p. 

160. JÞw 4(3)-Â “ap¸Xv Znh-k-¯n-\Iw” F¶o hm¡p-IÄ¡p-

]Icw “Adp-]Xv Znh-k-¯n-\Iw” F¶o hm¡p-IÄ tNÀ¡pI. 

 
{io. hÀ¡e IlmÀ: kÀ, Rm³ Xmsg¸d-bp¶ t`Z-KXn Ah-X-cn-¸n-

¡p-¶p. 

161.    JÞw 4(3)-þÂ “ap¸Xv Znh-k-¯n-\Iw” F¶o hm¡p-IÄ¡p-

]-Icw “Fgp-]-¯nb©v Znhkw” F¶o hm¡p-IÄ tNÀ¡p-I. 

{io. Fw.-F. hmloZv:  kÀ, Rm³ Xmsg¸d-bp¶ t`Z-KXn Ah-X-cn-

¸n-¡p-¶p. 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 41

162. JÞw 4(3)-þÂ “ap¸Xv Znh-k-̄ n-\Iw” F¶o hm¡p-IÄ¡p-

]-Icw “sXm®qdv Znhkw” F¶o hm¡p-IÄ tNÀ¡p-I. 

{io. kn. a½q«n : kÀ, Rm³ Xmsg¸d-bp¶ t`Z-KXnIÄ Ah-X-cn-

¸n-¡p-¶p. 

165. JWvUw 4(3)þÂ “£a-X-bpÅ A[n-Im-c-Øm\w” F¶o hm¡p-IÄ¡p ]Icw 

“\nÀÆ-lW A[n-Imcn”  F¶o hm¡p-IÄ tNÀ¡p-I. 

178. JÞw 4(6) Xmsg-¸-dbpw {]Imcw amäp-I. 

   “(6) \nÀÆ-lW A[n-Imcn hkq-em-¡p¶ ]Ww \nt£-]n-¡p-

¶-Xn\pw Ah ssIIm-cyw sN¿p-¶-Xn-\p-ambn GsX-¦nepw    

sjU-yqÄUv sImta-gvk-yÂ _m¦nÂ DtZ-ym-K-t¸cpw koepw   

D]-tbm-Kn¨v A¡u−v Xpd-t¡-− -XmWv.” 

{io. F. {]Zo]v IpamÀ:  kÀ, Rm³ Xmsg¸d-bp¶ t`Z-KXnIÄ 

Ah-X-cn-¸n-¡p-¶p. 

166. JWvUw 4(3)þÂ “]cn-]qÀ®-am¡n¡n«p-¶-Xn-\mbn” F¶  

hm¡n\v ]Icw “Ønc-s¸-Sp¯n¡n«m-\mbn”  F¶   hm¡v 

tNÀ¡p-I. 

170. JÞw 4(5)þÂ ""A[n-Im-cn-X-bp-ÅtXm'' F¶ hm¡-v ImW-

s¸-Sp-¶n-S-s¯Ãmw Bb-Xn-\p-]-Icw ""-A[n-Im-c-ap-ÅtXm'' 

F¶ hm¡v tNÀ¡p-I. 

{io. tXd-¼nÂ cma-Ir-jvW³: kÀ, Rm³ Xmsg¸d-bp¶ t`Z-KXn 

Ah-X-cn-¸n-¡p-¶p. 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 42

168. JÞw 4(4)þse ""-Ht¶m AXn-e-[n-I-tam'' F¶o hm¡p-IÄ       

Hgn-hm-¡p-I. 

{io. kn. tambn³Ip«n: kÀ, Rm³ Xmsg¸d-bp¶ t`Z-KXn Ah-X-cn-

¸n-¡p-¶p. 

171. JÞw 4(5) Â “3þmw hIp-¸nÂ ]d-ªn-«pÅ” F¶o- A¡-

§Ä¡pw hm-¡p-IÄ¡pw tijw  “Øm]-\-§Ä AsÃ-¦nÂ 

Bfp-IÄ” F¶o    hm-¡p-Ifpw “£a-X-bpÅ A[n-Im-c-

Øm\w” F¶o hm¡p-IÄ¡p-]-Icw “\nÀÆ-lW A[n-Imc 

Øm\w” F¶o hm¡p-Ifpw tNÀ¡pI. 

{io. Fw. lwk: kÀ, Rm³ Xmsg¸d-bp¶ t`Z-KXn Ah-X-cn-

¸n¡p¶p. 

173. JÞw 4(5) Â “At]£ kaÀ¸n-t¡-−XmWv“ F¶o hm¡p-

IÄ¡p ]Icw “]cam-h[n Hcp hÀj-¯n-\Iw XoÀ¸v Iev¸n-

t¡-− -XmWv “ F¶o hm¡p-IÄ tNÀ¡pI 

 Cu {]tX-yI tImSXn hcp-¶p-−v. B {]tX-yI tImS-Xn¡v 

Ime-]cn[n \nÝ-bn-¡Ww F¶p-sÅmcp Asaâvsaâm-Wv. Hcp 

sImÃ-̄ n-\p-ÅnÂ ]cm-Xn-¡m-csâ tIkv tI«v XoÀ¸p-IÂ¸n-¡-Ww.  

F´m-bmepw {]tX-yI tImS-Xn-bm-Wv.  Hcp sImÃ-¯n-\p-ÅnÂ 

XoÀ¸p-IÂ¸n-¡-W-sa¶v tImSXn¡v Hcp ka-b-]-cn[n \nÝ-bn¨p 

sImSp-¡-W-sa-¶m-Wv. 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 43

-{io. sI. Ipªn-cm-a³ (-D-Zp-a): kÀ, Rm³ Xmsg¸d-bp¶ t`Z-KXn 

Ah-X-cn-¸n-¡p-¶p. 

 

174. JÞw 4(6) Â “£a-X-bpÅ A[n-Im-c-Øm\w” F¶o hm¡p-

IÄ¡p ]Icw “D¯-c-hm-Z-s¸« A[n-Imcn” F¶o hm¡p-IÄ 

tNÀ¡p-I.    

 

  174þÂ £a-X-bpÅ A[n-Im-c-Øm\w F¶mWv CXn-ep-Å-Xv.  

AXn-\p-]-Icw D¯-c-hm-Zs¸« A[n-Imcn F¶pIqSn tNÀ¡p-¶-Xm-

bn-cn¡pw \Ã-Xv.  £a-X-bpÅ F¶p ]d-bp-t¼mÄ AXn-\-I¯v 

£a-X-bn-Ãm¯ Ft´m D−v F¶mWv AÀ°w.  B hmNIw Xs¶ 

icn-b-Ã.  AXp-sIm−v D -̄c-hm-Z-s¸« A[n-Imcn F¶XpIqSn Iq«n-

t¨À¡Ww.   

{io. F. sI. _me³ : kÀ,  Rm³ Fsâ t`Z-KXn Ah-X-cn-¸n-

¡p¶p. 

175.  JÞw 4(6)þÂ “sjU-yqÄUv sImta-gvk-yÂ” F¶o          

hm¡p-IÄ¡v ]Icw “tZi-kmÂIrX” F¶ hm¡v tNÀ¡p-I. 

  
  sjU-yqÄUv tImta-gvk-yÂ F¶o hm¡p-IÄ¡v ]Icw tZi-

kmÂIrX _m¦v F¶m-¡-Ww. Cu X«n¸v \S-¯p¶hcnÂ \n¶pw 

]nSns¨-Sp-¡p¶ ]Ww GsX-¦nepw sjU-yqÄUv sImta-gvk-yÂ 

_m¦nÂ \nt£-]n-¡p-¶-Xn-\p-]-Icw tZi-kmÂIrX _m¦nÂ \nt£-]n-

¡-W-sa-¶p-Å-XmWv t`Z-K-Xn.  sF.-kn.-sF.-kn.-sF., F¨v.-Un.-F-^v.-kn., 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 44

F¨v.-F-kv.-_n.-kn., BIvknkv XpS-§nb kz-Im-cy _m¦p-I-fntebv¡v 

F´n-\mWv P\-§-fpsS \jvS-]-cn-lmcw e`n-t¡− ]Ww Xncn-¨phn-Sp-

¶-Xv.  C¯cw [\-Imcy _m¦p-Isf klm-bn-¡p-¶-Xn\pw \nt£-]-

Isc {]Xn-Iq-e-ambn _m[n-¡p-¶-Xn\pw CS-h-cp¯pw. AXp-sIm−v 

sjU-yqÄUv sImta-gvkyÂ _m¦n\p ]Icw tZi-kmÂIrX _m¦v 

F¶v amä-Ww.     

 an. kv]o¡À: {io. cmtP-jv, A§v aqhv sNt¿-− -Xn-Ã, 

kwkmcn¡mw. 

 {io. BÀ. cmtP-jv : kÀ, £a-X-bpÅ A[n-Im-c-Øm\w F¶-Xn\p 

]Icw D¯-c-hm-Zn-X-z-s¸« A[n-Imcn F¶v amä-Ww. 

 {io. sI. Fw. amWn:  kÀ, Rm³ ap¼v kqNn-̧ n-¨Xpt]mse \nÀÆ-

l-Wm-[n-Im-c-apÅ D¯-c-hm-Zn-X-z-s¸« Fs¶ms¡ ]e A`n-{]m-b-§Ä 

]dbmw. ]t£ £a-X-bpÅ A[n-Im-c-Øm\w F¶Xv IrX-y-amb hm¡v 

F¶mWv Kh¬saânsâ A`n-{]m-bw. AXns\ kw_-Ôn-¨n-S-t¯mfw amä-

¯nsâ Bh-i-y-an-Ã.  AXp-sIm−v 147 apXÂ 151 hscbpw 154, 155 

CsXÃmw tIm¼n-äâv AtXm-dnän F¶mÂ £a-X-bpÅ A[n-Im-c-Øm\w 

F¶ B hy-h-Ø-bv¡pÅ t`Z-K-Xn-I-fm-Wv.  CsXm¶pw kzo-Im-c-y-a-Ã.  

_nÃnse hy-h-Ø-IÄ ]c-ym-]vX-am-Wv.  AXm-b-Xv, _nÃnse 4(3)þse hy-h-

Ø-IÄ ]c-ym-]vX-am-Wv.  At¸mÄ 158 apXÂ 166 hsc-bpÅ t`Z-K-Xn-IÄ 

kzo-Im-c-y-a-Ã.  _nÃnse 4(4) se hy-h-Ø-IÄ ]c-ym-]vX-amWv.  AXp-

sIm−v 167 apXÂ 169 hsc-bpÅ t`Z-K-Xn-IÄ kzo-Im-c-y-a-Ã.  _nÃnse 4(5) 

se hy-h-Ø-IÄ ]c-ym-]vX-am-Wv. AXp-sIm−v 170 apXÂ 173 hsc-bpÅ 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 45

t`Z-K-Xn-IÄ k-zo-Im-c-y-a-Ã.  _nÃv 4(6) hIp-̧ nse hy-hØ ]c-ym-]vX-am-Wv.  

AXp-sIm−v 174 apXÂ 178 hsc-bpÅ t`Z-K-Xn-IÄ kzo-Im-c-y-a-Ã.   

 an. kv]o¡À: {io. sI. kptcjv Ipdp¸v Ah-X-cn-¸n¨ 150, 153, 158, 167 

F¶o \¼À t`ZK-Xn-IÄ k` \ncm-I-cn-¨p. 

 {io. sI. F³. F. JmZÀ Ah-X-cn-¸n¨ 151, 151F, 169 F¶o \¼À 

t`Z-K-Xn-IÄ k`-bpsS A\p-a-Xn-tbmSpIqSn ]n³h-en-¨p. 

 {io. Fw. D½À Ah-X-cn-¸n¨ 155, 156 F¶o \¼À t`Z-K-Xn-IÄ k -̀

bpsS A\p-a-Xn-tbmSpIqSn ]n³h-en-¨p. 

 {io. sI. apl-½-Zp®n lmPn Ah-X-cn-¸n¨ 157þmw \¼À t`Z-KXn k`-

bpsS A\p-a-Xn-tbmSpIqSn ]n³h-en-¨p. 

 {io. sI. apc-fo-[-c³ Ah-X-cn-¸n¨ 160þmw \¼À t`Z-KXn k`-bpsS 

A\p-a-Xn-tbmSpIqSn ]n³h-en-̈ p.   

 {io. hÀ¡e IlmÀ Ah-X-cn-¸n¨ 161þmw \¼À t`Z-KXn k`-bpsS 

A\p-a-Xn-tbmSpIqSn ]n³h-en-̈ p.   

 {io. Fw. F. hmloZv Ah-X-cn-¸n¨ 162þmw \¼À t`Z-KXn k`-bpsS 

A\p-a-Xn-tbmSpIqSn ]n³h-en-̈ p.   

 {io. kn. a½q«n Ah-X-cn-¸n¨ 165, 178 F¶o \¼À t`Z-KXnIÄ k`-

bpsS A\p-a-Xn-tbmSpIqSn ]n³h-en-¨p.   

 {io. F. {]Zo]v IpamÀ Ah-X-cn-¸n¨ 166, 170 F¶o \¼À t`Z-

KXnIÄ k` \ncm-I-cn-¨p. 

 {io. tXd-¼nÂ cma-Ir-jvW³ Ah-X-cn-¸n¨ 168þmw \¼À t`Z-K-Xn- 

k`-bpsS A\p-a-Xn-tbmSpIqSn ]n³h-en-¨p. 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 46

 {io. kn. tambn³Ip«n Ah-X-cn-¸n¨ 171þmw \¼À t`Z-K-Xn- k`-bpsS 

A\p-a-Xn-tbmSpIqSn ]n³h-en-̈ p. 

      {io. Fw. lwk Ah-X-cn-¸n¨ 173þmw \¼À t`Z-KXn k` \ncm-I-cn-¨p. 

 {io. sI. Ipªn-cm-a³ (D-Zp-a) Ah-X-cn-¸n¨ 174þmw \¼À t`Z-KXn 

k` \ncm-I-cn-¨p. 

 {io. F. sI. _me³ Ah-X-cn-¸n¨ 175þmw \¼À t`Z-KXn k` 

\ncmI-cn-¨p. 

 C\n \memw hIp¸v _nÃnsâ `mK-am-¡mtam F¶ {]iv\s¯ 

  A\p-Iq-en-¡p-¶-hÀ........ 

  {]Xn-Iq-en-¡p-¶-hÀ......... 

 \memw hIp¸v _nÃnsâ `mK-am-bn-cn-¡p-¶p. 

 

5-mw hIp¸v 
 

 {io. F. sI. _me³:   kÀ, Rm³ Xmsg-̧ -d-bp¶ t`Z-K-Xn-IÄ Ah-

X-cn-¸n-¡p-¶p. 

(179) JWvUw 5þÂ “tkh-\-¯nt\m” F¶ hm¡n-\p-tijw “em`-

hn-ln-X¯nt\m” F¶ hm¡p-tNÀ¡pI 

(181) JWvUw 5þÂ “hkvXp-¡tfm” F¶ hm¡n-\p-tijw “em`-hn-

lnXtam” F¶ hm¡p-tNÀ¡pI 

 

(189) JWvUw 5þÂ “]¯v hÀjw hsc-bm-Im-hp¶ XShpw Hcp 

e£w cq] hsc-bm-Im-hp¶ ]ngbpw \ÂIn in£n-¡-s¸-tS-−Xpw 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 47

IqSmsX A¯cw [\-Im-cy Øm]\w Hcp e£w cq] hsc-bm-Im-hp¶ 

]ng” F¶o hm¡p-IÄ¡p-]-Icw “sF.-]n.-kn.” -bnÂ \nP-̧ -Sp-̄ nb {]Im-c-

ap-ff XShpw IqSmsX tImSXn \nÝ-bn-¡pw-{]-Imcw Hcp e£w cq]-bnÂ 

Ip-d-bm-¯Xpw F¶mÂ ]¯p-e£w cq]-h-sc-bm-Im-hp-¶-Xp-amb ]ngbpw” 

F¶o hm¡pIÄ tNÀ¡p-I. 

kÀ, Fsâ 179þmw \¼À t`Z-K-Xn-bnÂ \memw hcn-bnÂ tkh-\-̄ n-

t\m-sb¶ hm¡n-\p-tijw em`-hn-ln-X-¯n-t\m-sb¶pIqSn Iq«n tNÀ¡-

Ww. ImcWw _nÃnÂ ]cm-aÀin¡p¶, ]e kz-Im-cy Øm]-\-§fpw Ah-

cpsS hmKvZm-\-¯nepw ]c-k-y-¯nepw Øm]-\-¯nsâ em`-hn-lnXw IqSn 

\nt£-]-IÀ¡v \ÂIp-sa¶v {]N-cn-̧ n-¡p-¶p-−v. At¸mÄ em`-

hnlnXsa¶v IqSn AXnÂ tNÀ¡-Ww. 5þmw hcn-bnÂ hkvXp-¡-tfmsb¶ 

hm¡n\v tijw em`-hn-ln-X-tam-sb¶v tNÀ¡-Ww. 189þÂ in£-bpsS 

Imc-y-¯nÂ `c-W-L-S-\m-hn-cp-²-amb hy-h-Ø-bmWv _nÃnÂ tNÀ¯n-«p-

ff-Xv. 10 hÀjw XShpw Hcp e£w cq] ]ng-bp-amWv _nÃnÂ hy-hØ 

sNbvXn-«p-f-f-Xv. F¶mÂ sF.]n.kn {]Imcw C¯cw Ipä-§Ä¡v 

\ÂIp¶ in£ Poh-]-c-y´w hsc-bm-Ipw. sF.-]n.-kn-þ-bnÂ ]d-bp¶ 

in£ -Ip-d-bv¡m³ kwØm\ Kh¬saân\v A[n-Im-c-an-Ã. AXp-sIm−v 

in£ Ipd-bv¡Â t`Z-KXn hgn Ign-bn-Ã. CXnÂ sF.-]n.kn sk£³ 409 

criminal breach of trust by public servant, or by banker, merchant or 

agent AXnÂ IrX-y-ambn ]d-bp-¶p-−v. Whoever being in any manner 

entrusted with property, or with any dominion over property in his 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 48

capacity of a public servant or in the way of his business as a banker, 

merchant, factor, broker, attorney or agent, commits breach of trust in 

respect of that property, shall be punished with imprisonment for life, 

..... AtX km[\w ChnsS in£ Ipd-bv¡p-I-bm-Wv. CXv {io. sI. Fw. 

amWn kmÀ ]cn-tim-[n-¡p-sa-¶mWv tXm¶p-¶-Xv. in£sb 

kw_Ôn¡p¶ Cu aq¶v t`ZKXnIfmWp-f-f-Xv. 

{io. sI. apl-½-Zp®n lmPn:   kÀ, Rm³ Xmsg-¸-d-bp¶ t`Z-K-Xn-

IÄ Ah-X-cn-¸n-¡p-¶p.  

(180) JWvUw 5þÂ “tkh-\-tam, hkvXp-¡tfm” F¶o hm¡p-

IÄ¡p tijw “hmKvZm-\-{]-Im-c-ap-ff ka-b¯pw coXn-bnepw” F¶o 

hm¡p-IÄ tNÀ¡p-I. 

(182) JWvUw 5þÂ “Imc-y-§-fpsS \S-¯n-¸n\p Npa-X-s¸«” F¶o 

hm¡p-IÄ¡p-]-Icw “DS-a-m-h-Im-i-ap-ff” F¶ hm¡p-tNÀ¡p-I. 

{io. Fw. lwk:   kÀ, Rm³ Xmsg-¸-d-bp¶ t`Z-K-Xn-IÄ Ah-X-cn-

¸n-¡p-¶p. 

(183) JWvUw 5þÂ “Ipä-Øm-]-\-̄ n-t·Â” F¶ hm¡n-\p-tijw 

“aq¶p-hÀjw apXÂ” F¶o hm¡p-IÄ tNÀ¡p-I. 

(192) JWvUw 5þÂ “]¯p-hÀjw-h-sc-bm-Im-hp¶ XShpw” F¶o 

hm¡p-IÄ¡p-ti-j-ap-ff “Hcp e£w F¶o hm¡p-IÄ¡v ]Icw aq¶v 

e£w” F¶o hm¡p-IÄ tNÀ¡p-I. 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 49

(195) JWvUw 5þÂ “A¯cw [\-Im-c-y-Øm-]\w” F¶o hm¡p-

IÄ¡p tijw “Hcp e£w” F¶-Xn\v ]Icw “aq¶v e£w” F¶v 

tNÀ¡p-I. 

 kÀ, at\m-l-c-am-bn-«p-ff _nsÃ¶v ]d-bp-t¼mÄ CXn-\-I¯v henb 

]gp-Xn-«p-sIm-Sp-¯n-«p-−v. ]¯v sImÃw-hsc ITn\ XS-sh¶v ]d-bp-¶p−v. 

an\naw XShv ]d-ªn-«n-Ã. Hcp tImS-Xn¡v thW-sa-¦nÂ Hcp Znh-ks¯ 

XShv sImSp¯v {]Xnsb hnSmw. AXp-sIm−v Hcp an\naw Imew \nÝ-bn-

¡Ww. an\naw aq¶v sImÃ-hpw ]c-am-h[n ]¯v sImÃ-hpsa¶ t`Z-K-Xn-

bn-sÃ-¦nÂ tImS-Xn¡v thW-sa-¦nÂ Hcp- Zn-hkw in£ sImSp¯v 

{]Xnsb c£-s¸-Sp-¯p¶ Ah-Ø-bp-−m-Ipw. AXp-sIm−v B t -̀Z-KXn 

AwKo-I-cn-¡-W-sa-¶mWv _lp-am-\-s¸« \nb-a- h-Ip-¸p-a-{´n-tbmSv 

A`yÀ°n-¡p-hm-\p-f-f-Xv. Hcp e£w Ipd-hmWv, aq¶v e£-sa-¦nepam¡n 

ss^³ CuSm-¡-Ww. 

{io. ]n. kn. hnjvWp-\mYv:   kÀ, Rm³ Xmsg-¸-d-bp¶ t`Z-K-Xn- 

Ah-X-cn-¸n-¡p-¶p. 

(184) JWvUw 5þÂ “]¯p-hÀjw” F¶-Xn-\p-]-Icw “]Xn-\-©p-

hÀjw” F¶p tNÀ¡p-I. 

{io. C.-]n. Pb-cm-P³ : kÀ, Rm³ Xmsg-¸-d-bp¶ t`Z-K-Xn- Ah-X-cn-

¸n-¡p-¶p. 

(186) JWvUw 5þÂ “]¯v hÀjw hsc-bm-Im-hp¶ XShpw Hcp 

e£w cq] hsc-bm-Im-hp¶ ]ngbpw” F¶o hm¡p-IÄ¡p-]-Icw  “]¯v 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 50

hÀjw hsc-bm-Im-hp¶ XShpw \nt£-]-IÀ¡p \ÂIp-hm³ hogvN-h-cp-

¯nb BsI- Xp-Ibpw AXnsâ \ymb ]en-ibpw DÄs¸« XpIbpw 

tNÀ¶ BsI XpIbpw tNÀ¶pÅ XpI-h-sc-bm-Im-hp¶ ]ngbpw” F¶o 

hm¡pIÄ tNÀ¡p-I. 

{io. sI. kptcjv Ipdp¸v:   kÀ, Rm³ Xmsg-¸-d-bp¶ t`Z-K-Xn- 

Ah-X-cn-¸n-¡p-¶p. 

(187) JWvUw 5þÂ “]¯p-hÀjw hsc-bm-Im-hp¶” F¶o hm¡p-

IÄ¡v ]Icw “A©p-hÀjw apXÂ ]¯p-hÀjw hsc-bm-Im-hp¶”  

F¶o hm¡p-Ifpw “Hcp e£w cq]”  F¶o hm¡p-IÄ hcp-¶n-S-̄ Ãmw 

“A³]Xn-\m-bncw cq] apXÂ Hcp e£w cq]” F¶o hm¡p-Ifpw 

tNÀ¡p-I.  

kÀ, {io. Fw. lwk  ]d-ª-Xp-Xs¶-bm-Wv F\n¡pw ]d-bm-\p-

ÅXv. CXn-\-I-¯v an\naw in£ tht−;  an\naw in£ ]d-bmsX ]¯p-

hÀjw hscsb¶pw Hcp e£w cq]sb¶pw ]d-ªn-cn-¡p-I-bm-Wv. A©v 

hÀjw apXÂ ]¯v hÀjw hscbpw, A³]-Xn-\m-bncw cq] apXÂ Hcp 

e£w cq] hscsb¶pamWv Fsâ t`Z-KXn. an\naw in£ CXn\-I¯v 

ImWn-¡-W-sa-¶mWv Fsâ A`n-{]m-bw. 

{io. än. F³. {]Xm-]³:   kÀ, Rm³ Xmsg-¸-d-bp¶ t`Z-K-Xn- Ah-

X-cn-¸n-¡p-¶p. 

(190) JWvUw 5þÂ Hcp “e£w cq]”  F¶o hm¡p-IÄ ImW-s¸-

Sp-¶n-S-s¯Ãmw ]Icw “c−v e£w cq]” F¶o hm¡p-IÄ tNÀ¡p-I. 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 51

{io. ]n. {iocma-Ir-jvW³:   kÀ, Rm³ Xmsg-¸-d-bp¶ t`Z-K-Xn- 

Ah-X-cn-¸n-¡p-¶p. 

(194) JWvUw 5þÂ “Hcp e£w cq]-h-sc-bm-Im-hp¶ ]ngbpw” 

F¶o hm¡p-IÄ¡p-]-Icw “]¯p-e£w cq]-h-sc-bm-Im-hp¶ ]ngbpw” 

F¶o hm¡p-IÄ tNÀ¡p-I.  

kÀ, Cu XS-hp-t]m-se-¯-s¶-bmWv ]ng-bpsS Imc-y¯nepw kzo-I-cn-

t¡-− -Xv. Iptd AwK-§Ä CtX \nÀt±iw ]d-ªn-«p-−v. Hcp e£w cq]-

sb¶v ]d-bp-¶Xv Ipä-̄ nsâ {Kmhn-än-¡-\p-k-cn-¨p-ff ]ng-bm-bn-«n-Ã. AXp-

sIm−v  hnhn[ AwK-§Ä 2 e£w apXÂ 10 e£w cq] hsc hÀ²n-̧ n-

¡-W-sa¶v ]d-bp-¶p-−v. A-Xp-sIm−v ]ngbpsS kwJy hÀ²n-̧ n-

¡sa¶mWv \nÀt±-iw. 

{io. tPmk^v hmg¡³:   kÀ, Rm³ Xmsg-¸-d-bp¶ t`Z-K-Xn- Ah-

X-cn-¸n-¡p-¶p. 

(196) JWvUw 5þÂ “[\-Im-c-y-Øm-]\w Hcp e£w cq] hsc-bm-Im-

hp¶” F¶o hm¡p-IÄ¡p-]-Icw “[\-Im-cy Øm]\w A©v e£w 

cq] hsc BIm-hp¶” F¶o hm¡p-IÄ tNÀ¡p-I. 

kÀ, hy-àn-IÄ¡v Hcp e£w cq]-hsc ]ng-bm-Im-sa¶v ]d-ªp. 

AXp-t]mse [\-Im-cy Øm]-\-§Ä¡pw Hcp e£w cq]-sb-¶mWv ]d-

ªn«pÅ-Xv. CXnÂ [\-Im-c-y-Øm-]-\-¯n\mWv IqSp-XÂ D¯-c-hm-Z--X-z-ap-

f-f-Xv. AXp-sIm−v Øm]-\¯n\v  5 e£w cq] hsc ]ng- F¶m¡n amä-

W-sa-¶mWv  Fsâ A`n{]m-bw. 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 52

{io. s_¶n s_l-\m³: kÀ, Rm³ Xmsg-¸-d-bp¶ t`Z-K-Xn- Ah-X-

cn-¸n-¡p-¶p. 

(197) JWvUw 5þÂ “IqSmsX A¯cw [\-Im-cy Øm]\w Hcp 

e£w cq] hsc-bm-Im-hp¶ ]ng \ÂIm³ _m[-y-Ø-am-bn-cn-¡p-¶-Xp-

amWv” F¶o hm¡p-IÄ Hgn-hm-¡p-Ibpw “in£n-¡-s -̧tS-−Xpw” F¶ 

hm¡n-\p-]-Icw “in£n-¡-s¸-tS-− -XmWv” F¶ hm¡v tNÀ¡p-Ibpw 

sN¿pI. 

{io. tImen-b-t¡mSv F³. IrjvW³ \mbÀ:   kÀ, Rm³ Xmsg-¸-d-

bp¶ t`Z-K-Xn-IÄ Ah-X-cn-¸n-¡p-¶p. 

(198) JWvUw 5þÂ “Hcp e£w cq] hsc-bm-Im-hp¶ ]ng 

\ÂIm³ _m[-y-Ø-am-bn-cn-¡p-¶-Xp-amWv” F¶o hm¡p-IÄ¡p-]-Icw 

“\nt£-]  Xp-Ibpw, hogvN h¶ Ime-b-fhv apX-ep-ff {Ia-̧ -en-ibpw 

tNÀ¯p-ff XpI ]ng \ÂIm³ _m[-y-Ø-am-bn-cn-¡p-¶-Xp-amWv” F¶o 

hm¡p-IÄ tNÀ¡pI. 

(200) JWvUw 5þÂ \ne-hn-ep-f-fXv (i) Bbn \¼À \ÂInb tijw 

Xmsg ]d-bp¶Xv tNÀ¡p-I: 

“(ii) [\-Im-c-y-Øm-]-\-§Ä, tkh-\-§-sfbpw hmKvZm-\-§-tfbpw 

kw_-Ôn¨v ]{X-§Ä, amkn-I-IÄ, aäv am[-y-a-§Ä F¶n-h-bnÂ 

\ÂIp¶ ]c-k-y-§Ä bmYmÀ°-y-am-tWm-sb¶v ]cn-tim-[n-t¡-−Xv 

]ckyw {]kn-²o-I-cn¡p¶ am[-y-a-§-fpsS D¯-c-hm-Zn-X-z-ambn IW-¡m-



                                                 Uncorrected/Not for Publication 53

t¡-−Xpw hogvN hcp-̄ p¶]£w {]kvXpX am[-ya Øm]\w F{X 

XpI CuSm-¡n-bmtWm ]c-kyw \ÂIn-bXv B XpI-bpsS A©n-c«n 

hcp¶ XpI ]ng-bmbn CuSmt¡-− --Xp-amWv.” 

kÀ, Fsâ 198-þmw \¼À t`Z-KXn F¶p-]-d-bp-¶-Xv, A©v F¶Xv  

5(i) Bbn, AXnÂ Hcp e£w cq]-hscbmIm-hp¶ ]ng \ÂIm³ _m[-y-

Ø-\m-bncn-¡p-¶-XmsW¶p-f-fXv F¶Xv \o¡w-sN-¿p-Ibpw \nt£-]-Xp-

Ibpw hogvN h¶ Ime-b-fhv apX-ep-ff Iq«p]en-ibpw tNÀ¯p-ff XpI 

]ng \ÂIm³  _m[-y-Ø-\m-bn-cn-¡p-¶XmsW¶v AhnsS tNÀ¡-Ww. 

asäm-¶v, [\-Im-cy Øm]-\-§Ä tkh-\-§-sf-bpw hmKvZm-\-§-sfbpw 

kw_Ôn¨v ]{X-§Ä, amkn-I-IÄ, aäv am[-y-a-§Ä F¶n-h-bnÂ 

\ÂIp¶ ]c-k-y-§Ä bmYmÀ°-y-am-tWmsb-¶v ]cn-tim-[n-t¡-−Xv     

]c-kyw {]kn-²o-I-cn-¡p¶ am[-y-a-§-fpsS D¯-c-hm-Zn-X-z-¯nÂ IW-¡m-

t¡-− -Xpw- hogvN hcp-¯p¶ ]£w {]kvXpX am[-y-a-Øm-]\w F{X cq] 

CuSm-¡n-bmtWm ]c-kyw \ÂIn-bXv B XpI-bpsS A©n-c«n XpI ]ng-

bmbn CuSm-t¡-−XpamWv  F¶ Fsâ 200-þmw \¼À t`Z-KXn 5 (ii) 

F¶v AUo-j-W-em-bn«v tNÀt¡-− -Xpam-Wv. 

[\-Im-c-yhpw \nb-ahpw `h-\-\nÀ½m-Whpw hIp-¸p-a{´n ({io. sI. 

Fw. amWn): kÀ, ChnsS CsXmcp kvs]jyÂ \nb-aam-b-Xp-sIm−v CXn-

\-I¯v kvs]j-y-embn in£ ]d-bpw. C´-y³ ]o\Â tImUn-e-Ã. 

t]meokv Hcp tIkv FSp-¡p-Ibm-sW-¦nÂ C -́y³ ]o\Â tImUnse 

hIp¸v sskäv sN¿mw, CXnse hIp¸v sskäv sN¿mw. AsÃ-¦nÂ CXp- 

c−p-wIqSn sskäv sN¿mw. CsXmcp kvs]j-yÂ \nb-a-am-Wv. B 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 54

kvs]jyÂ \nb-a-a-\p-k-cn¨v ]¯v hÀjw hsc Cu _nÃnÂ in£ 

sImSp-¯n-«p-−v. AXp-sIm−v AXnÂ A]m-I-X-sbm-¶p-an-Ã. ]Wn-

jvsaâns\ kw_-Ôn¨v tImS-Xn-bmWv Xocp-am-\n-t¡-− -Xv. 

F{Xsb¶pffXv tImS-Xn¡v Xocp-am-\n-¡mw. Ipd-ª in£, IqSn-bin£ 

A§-s\-sbm¶pw  \ap¡v ]d-tb− Imc-y-an-Ã. tImS-Xn¡v \nÝ-bn-¡m-hp-

¶-Xm-Wv.  t`Z-K-Xn-I-sfm¶pw k-zo-Im-c-y-a-Ã. 

{io. F. sI. _me³ : Fsâ 189þmw \¼À t`Z-KXn _lp-am-\-s¸« 

a{´n H¶p-IqSn ]cn-tim-[n-¡-W-sa-¶mWv F\n¡v ]d-bm-\p-Å-Xv.  

an. kv]o¡À : {io. F. sI. _mesâ t`Z-KXn A§v kzo-I-cn-¡p-

¶pt−m; C-Ãm-sb-¦nÂ AXv ]d-bp-I. 

{io. sI. Fw. amWn: {io. F. sI. _me³ ]d-ªn-cn-¡p-¶Xv 10 

hÀjwhsc-bm-Im-hp¶ XShpw  Hcp e£w cq] hsc-bm-Im-hp¶ ]ng-bpw 

\ÂIn in£n-¡-s¸-tS-−Xpw IqSmsX A¯cw [\-Im-cy Øm]-\-§Ä 

Hcp e£w cq]-hsc BIm-hp¶ ]ng F¶o hm¡p-IÄ¡v ]Icw  sF.-]n.-

kn.-bnÂ \nP-s¸-Sp-¯nb {]Im-c-ap-ff XShpw IqSmsX tImS-Xn-bpw.....-

CsXms¡ {io. F. sI. _mesâ A`n-{]mbamWv. AXp-sIm−v CsXÃmw 

IqSn ]dtb− Imc-y-an-Ã. CsXm¶pw kzo-Im-c-y-a-Ã. 

{io.- F. sI. _me³: CtX C³{Ko-Un-b³kv Xs¶-bmWv 409 

sF.]n.-kn.-bnÂ DffXv. AXp-sIm-−mWv ]d-ªXv.  

{io. sI. Fw. amWn: AXn-ep-f-f-sXm¶pw ]d-tb− Imc-y-an-Ã. 

sF.]n.-kn.¡v FXn-cmbn Ipäw sNbvXn-«p-s− -¦nÂ Police can register a 

case. AXv ChnsS Iq«n-t¨Àt¡− Imc-y-an-Ã. 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 55

an. kv]o¡À : {io. F.-sI. _me³ Ah-X-cn-¸n¨ 179, 181, 189 F¶o 

\¼À t`Z-K-XnIÄ k` \ncm-I-cn-¨p. 

{io. sI. apl-½-Zp®n lmPn Ah-X-cn-¸n¨ 180, 182 F¶o \¼À t`Z-

K-XnIÄ k`-bpsS A\p-a-Xn-tbmsS ]n³h-en-¡-s¸-«p.  

{io. Fw.-lwk Ah-X-cn-¸n¨ 183, 192, 195 F¶o \¼À t`Z-K-XnIÄ 

k` \ncm-I-cn-¨p. 

{io. ]n.-kn. hnjvWp-\mYv Ah-X-cn-¸n¨ 184þmw \¼À t`Z-K-Xn k`-

bpsS A\p-a-Xn-tbmsS ]n³h-en-¡-s¸-«p.  

{io. C.-]n. Pb-cm-P³ Ah-X-cn-¸n¨ 186 þmw \¼À t`Z-K-Xn k` \ncm-

I-cn-¨p. 

{io. sI. kptcjv Ipdp¸v Ah-X-cn-¸n¨ 187 þmw \¼À t`Z-K-Xn k` 

\ncm-I-cn-¨p. 

{io. än.-F³. {]Xm-]³ Ah-X-cn-̧ n¨ 190 þmw \¼À t`Z-K-Xn k -̀

bpsS A\p-a-Xn-tbmsS ]n³h-en-¡-s¸-«p.  

{io. ]n. {iocm-a-Ir-jvW³ Ah-X-cn-¸n¨ 194 þmw \¼À t`Z-K-Xn k` 

\ncm-I-cn-¨p. 

{io. tPmk^v hmg-¡³ Ah-X-cn-̧ n¨ 196 þmw \¼À t`Z-K-Xn k`-

bpsS A\p-a-Xn-tbmsS ]n³h-en-¡-s¸-«p.  

{io. s_¶n s_l-\m³ Ah-X-cn-¸n¨ 197 þmw \¼À t`Z-K-Xn k`-

bpsS A\p-a-Xn-tbmsS ]n³h-en-¡-s¸-«p.  

{io. tImen-b-t¡mSv F³. IrjvW³\m-bÀ Ah-X-cn-¸n¨ 198, 200 

F¶o \¼À t`Z-K-XnIÄ k` \ncm-I-cn-¨p. 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 56

5þmw hIp¸v _nÃnsâ `mK-am-¡-mtam F¶ {]iv\s¯   

A\p-Iq-en-¡p-¶-hÀ..................... 

{]Xn-Iq-en-¡p-¶-hÀ...................... 

5þmw hIp¸v _nÃnsâ `mK-am-bn-cn-¡p-¶p. 

6þmw hIp¸v 

{io. hn. Fw. D½À amÌÀ:   kÀ, Rm³ Xmsg-¸-d-bp¶ t`Z-K-Xn-IÄ 

Ah-X-cn-¸n-¡p-¶p. 

(203) JWvUw 6(1)þÂ “£a-X-bp-ff A[n-Im-cØm\-¯n\v” F¶o 

hm¡p-IÄ ImW-s¸-Sp-¶n-S-s¯Ãmw “\nÀÆ-lW A[n-Im-cn¡v” F¶o 

hm¡p-IÄ tNÀ¡p-Ibpw “A\p-hm-Z-t¯m-Sp-IqSn” F¶ hm¡n-\p-tijw 

“am{Xw” F¶ hm¡v tNÀ¡p-Ibpw sN¿p-I. 

(204) JWvUw 6 (2)-þÂ “AXXv kwK-Xn-t]mse” F¶o hm¡p-IÄ 

Hgn-hm-¡p-I. 

{io. tImen-b-t¡mSv F³. IrjvW³ \mbÀ:  kÀ, Rm³ Xmsg-¸-d-

bp¶ t`Z-K-Xn- Ah-X-cn-¸n-¡p-¶p. 

(205) JWvUw 6(2) Xmsg ]dbpw {]Imcw amäp-I. 

“(2) (1)-þmw D]-h-Ip¸v {]Imcw Hcp Ipäw cmPn-bm¡n¡gn-ªmÂ, 

Ipä¡mc³ IÌ-Un-bnÂ BsW-¦nÂ DS³Xs¶ hn«-b-bv¡p-Ibpw 

F¶mÂ Ipäw kw_-Ôn¨ \S-]Sn XpS-cp-Ibpw a\:-]qÀÆw \nt£-]-Is\ 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 57

h©n-¨-Xm-sW¶v t_m[-y-s¸-Sp-Ibpw sN¿p-¶-]£w Npcp-§n-bXv Hcp 

hÀjs¯ XShv in£ \evtI-− -Xm-Wv”. 

kÀ, CXnÂ 5(2) F¶p-f-fn-S¯v 1þmw D]-h-Ip-¸p-{]-Imcw Hcp Ipäw 

cmPn-bm¡n Ign-ªmÂ Ipä-¡mÀ IÌ-Un-bn-em-sW-¦nÂ DS³Xs¶ hn«-b-

bv¡p-Ibpw F¶mÂ Ipäw kw_-Ôn¨ \S-]Sn XpS-cp-Ibpw F¶mÂ a\:-

]qÀÆw \nt£-]-Is\ h©n¨Xm-sW¶v t_m[y-s¸-Sp-Ibpw sN¿p-¶ 

]£w Npcp-§n-bXv Hcp hÀjs¯ XS-sh-¦nepw \ÂtI-− -Xm-sW¶v 

amäWw. 

[\-Im-c-yhpw \nb-ahpw `h-\-\nÀ½m-Whpw hIp-¸p-a{´n ({io. sI. 

Fw. amWn): kÀ, t`Z-K-Xnsbm¶pw kzo-Im-c-y-a-Ã. 

{io. hn. Fw. -D½À amÌÀ Ah-X-cn-¸n¨ 203, 204 F¶o \¼À t`Z-K-

XnIÄ k`-bpsS A\p-a-Xn-tbmsS ]n³h-en-¡-s¸-«p.  

{io. tImen-b-t¡mSv F³. IrjvW³ \mbÀ Ah-X-cn-¸n¨ 205þmw 

\¼À t`Z-K-Xn k` \ncm-I-cn-¨p. 

6þmw hIp¸v _nÃnsâ `mK-am-¡mtam F¶ {]iv\s¯   

A\p-Iq-en-¡p-¶-hÀ..................... 

{]Xn-Iq-en-¡p-¶-hÀ...................... 

6þmw hIp¸v _nÃnsâ `mK-am-bn-cn-¡p-¶p.   

7þmw hIp¸v 

{io. ]n.sI. _joÀ:  kÀ, Rm³ Xmsg-¸-d-bp¶ t`Z-K-Xn- Ah-X-cn-¸n-

¡p-¶p: 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 58

(206) JÞw 7(1)þÂ ""hn\nÀt±int¨¡mhp¶'' F¶ hm¡n\p 

]Icw ""hyàam¡p¶'' F¶ hm¡pw ""]ZhnbnepÅ'' F¶ 

hm¡n\p ]Icw ""]Zhn hln¡p¶'' F¶o hm¡pIfpw 

tNÀ¡pI. 

{io. sI. kptcjv Ipdp¸v:  kÀ, Rm³ Xmsg-¸-d-bp¶ t`Z-K-Xn-IÄ 

Ah-X-cn-¸n-¡p-¶p: 

(209) JÞw 7(1)þÂ ""Øm]n¡mhp¶XmWv'' F¶ hm¡n\p 

]Icw ""Øm]nt¡−XmWv'' F¶ hm¡p tNÀ¡pI. 

 

(213) JWvUw 7(4) \o¡w sN¿p-I. 
 
 
 kÀ, {]tXyI tImSXnIÄ "Øm]n¡mhp¶XmWv' F¶mWv 

]dªXv. AXv am³tUädnbm¡Ww. "Øm]nt¡−XmWv' F¶m¡Ww. 

Øm]n¡mhp¶XmsW¶v ]dªmÂ tImSXn Hcn¡epw 

Øm]n¡s¸Sm³ t]mIp¶nÃ. kÀ¡mcn\v thWsa¦nÂ Øm]n¡mw; 

ths−¦nÂ Øm]n¡−. At¸mÄ AXv 

am³tUädnbm¡Wsa¶pffXmWv.   

 JÞw 7(4)þÂ GsX¦nepw tIknsâ hnNmcW thfbnÂ 

{]tXyI tImSXn¡v Hcp Ipäw IqSmsX 73þse {Inan\Â \S]Sn kwlnX 

{]Imcw {]Xn¡ptaÂ Npa¯s¸Smhp¶ GsXmcp Ipähpw IqSn AtX 

hnNmcWbvs¡m¸w hnNmcW sN¿mhp¶XmWv. AXm-b-Xv, Cu  

Ipä¯nsâ t]cnÂ hnNmcW sN¿s¸Sp¶ {]XnbpsS t]cnÂ 

atäsX¦nepw {Inan\Â tIkps−¦nÂ AXpw hnNmcW 

sN¿s¸Smhp¶XmWv.  AXv Gähpw AhyIvXamWv.  B t¢mkv Uneoäv 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 59

sN¿Wsa¶mWv. AXmbXv CbmfpsS t]cnÂ sImet¡Êps−¦nÂ 

AXpwIqSn hnNmcW sN¿m\mIptam? Cu Ipä¯nsâ t]cnÂ AdÌv 

sN¿p¶ {]XnbpsS t]cnepff FÃm Ipä§fpw Cu tImSXnbmemtWm 

hnNmcW sN¿s¸tS−Xv.   

{io. tImen-b-t¡mSv F³. IrjvW³ \mbÀ: kÀ, Rm³ Xmsg-¸-d-

bp¶ t`Z-K-Xn- Ah-X-cn-¸n-¡p-¶p: 

(210) JWvUw 7(2)þÂ “Imc-ys¯ kw_-Ôn¨pw” F¶o hm¡p-

IÄ¡ptijw “{]tX-yI tImS-Xn-IÄ \ne-hnÂ h¶tijw” 

F¶o hm¡p-IÄ tNÀ¡p-I. 

[\-Im-c-yhpw \nb-ahpw `h-\-\nÀ½m-Whpw hIp-¸p-a{´n ({io. sI. 

Fw. amWn): kÀ, Cu _nÃnse hyhØIÄ ]cym]vXamWv.  

AXpsIm−v t`ZKXnIÄ kzoImcyaÃ. 

{io. sI. kptcjv Ipdp¸v:  kÀ, tImSXnsb kw_Ôn¨v 

F§s\bmWv Dt±in¡s¸«ncn¡p¶sX¶v a{´n hyIvvXam¡Ww.  

{io. sI. Fw. amWn : kÀ, AXn\v tImSXn¡v A[nImcap−v.  

GsX¦nepw tIknsâ hnNmcW thfbnÂ {]tXyI tImSXn¡v 5þmw 

hIp¸nÂ ]cmaÀin¨n«pff Ipäw IqSmsX 73þse {Inan\Â \S]Sn 

\nbakwlnX {]Imcw {]Xn¡ptaÂ Npa¯s¸Smhp¶ GsXmcp 

Ipähpw IqSn AtX hnNmcWbvs¡m¸w hnNmcW sN¿mhp¶Xn\pff 

A[nImcap−v. Cu \nba{]Imcw tImS-Xn¡v A[nImcw 

sImSp¡pIbmWv.  Unkv{SnIvSv tImSXnt]mse Xs¶bmWnXv. Hcp 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 60

tImSXnsb kw_Ôn¨nSt¯mfw Cu A[nImchpwIqSn 

sImSp¡pIbmWv.  Cu \nbak`bv¡v AXn\v A[nImcap−v.   

{io. ]n.sI. _joÀ Ah-X-cn-¸n¨ 206-þmw \¼À t`Z-KXn  k -̀bpsS 

A\p-a-Xn-tbmsS ]n³h-en-¨p. 

{io. sI. kptcjv Ipdp¸v Ah-X-cn-¸n¨  209-, 213 F¶o \¼À t`Z-

KXnIÄ k` \ncm-I-cn-¨p. 

{io. tImenbt¡mSv F³. IrjvW³\mbÀ Ah-X-cn-¸n¨  210-mw 

\¼À t`Z-KXn k` \ncm-I-cn-¨p 

an. kv]o¡À:  7þmw hIp¸v _nÃnsâ `mK-am-¡mtamsb¶ 

{]iv\s¯   

A\p-Iq-en-¡p-¶-hÀ..................... 

{]Xn-Iq-en-¡p-¶-hÀ...................... 

7þmw hIp¸v _nÃnsâ `mK-am-¡Wsa¶ {]iv\w k` 

AwKoIcn¨ncn¡p¶p. 

7þmw hIp¸v _nÃnsâ `mK-am-bn-cn¡p-¶p. 

8þmw hIp¸v

{io. Fw. lwk:   kÀ, Rm³ Xmsg-¸-d-bp¶ t`Z-K-Xn-IÄ Ah-X-cn-

¸n-¡p-¶p: 

(214) JÞw 8(1)þÂ ""]IÀ¸v klnXw Hcp t\m«okv'' F¶o 

hm¡pIÄ¡ptijw ""]Xn\©p Znhk¯n\Iw'' F¶o 

hm¡pIÄ tNÀ¡pI. 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 61

 
(217) JÞw 8(1)þÂ ""DÅ ImcWw Fs´¦nepw Ds−¦nÂ'' 

F¶o hm¡pIÄ¡ptijw ""ap¸Xp Znhk¯n\Iw'' F¶o 

hm¡pIÄ tNÀ¡pI. 

(220) JÞw 8(2)þÂ ""-D-̄ -chv ]cn-]qÀ®-am-¡p-¶-Xn-s\-Xnsc 

Bt£-]w'' F¶o hm¡p-IÄ¡p-tijw ""-B-dp-am-k-̄ n-\-Iw'' 

F¶ hm¡v tNÀ¡p-I. 

(221) JÞw 8(4)þÂ ""\nÝnX Xob-Xnt¡m'' F¶o hm¡pIÄ¡p-      

]-Icw  ""-ap-¸Xv Znh-k-tam'' F¶o hm¡p-IÄ tNÀ¡p-I. 

 
(238) JÞw 8 (8) Â "Bh-iy-amb D -̄chv " F¶o hm¡pIÄ¡p 

tijw  "\qän F¬]Xv Znh-k-¯n-\Iw ]pd-s¸-Sp-hn-¡p-Ibpw 

XpI-IÄ hnX-cWw sNt¿-− -Xp-amWv" F¶o hm¡pIÄ tNÀ 

¡p-Ibpw tijn-¡p-¶h Hgn-hm¡p-Ibpw sN¿pI.   

{io. sI. Fw. jmPn:   kÀ, Rm³ Xmsg-¸-d-bp¶ t`Z-K-Xn- Ah-X-cn-

¸n-¡p-¶p: 

 
(215). JÞw 8(1)þÂ, 

(i) ""\nÝbnt¨¡mhp¶'' F¶ hm¡n\p ]Icw ""Adnbn¸p 

\ÂIp¶'' F¶o hm¡pIÄ tNÀ¡pI; 

(ii) ""]cn]qÀ®am¡mXncn¡phm³'' F¶ hm¡n\p ]Icw 

""Øncs¸Sp¯mXncn¡phm³'' F¶ hm¡p tNÀ¡pI. 

{io. F³. jwkp±o³:   kÀ, Rm³ Xmsg-¸-d-bp¶ t`Z-K-Xn- Ah-X-

cn-¸n-¡p-¶p. 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 62

(218) JÞw 8(2)þÂ  

(i)  ""-hkvXphnÂ'' F¶- hm¡n\p]Icw ""]W-¯n-tem, 

hkvXp-hntem'' F¶o hm¡p-IÄ tNÀ¡p-I. 

(ii)  ""-D−m-Ip-hm³ km²-y-X-bp-s−t¶m'' F¶-o hm¡pIÄ 

Hgn-hm-¡pI. 

(iii)  ""-AbmÄ A§s\ B{K-ln-¡p-¶-]£w'' F¶-o   

  hm¡pIÄ¡v ]Icw ""-]-W-̄ n-t·-tem'' F¶ hm¡v  

  tNÀ¡pI.  

(iv)  ""-]cn-]qÀ®-am-¡p-¶-Xn-s\-Xnsc'' F¶-  hm¡n\v ]Icw     

""-Ønc-s¸-Sp-¯p-¶-Xn-s\-Xnsc'' F¶ hm¡v tNÀ¡pI. 

{io. sPbnwkv amXyp   kÀ, Rm³ Xmsg-¸-d-bp¶ t`Z-K-Xn-IÄ Ah-

X-cn-¸n-¡p-¶p: 

(219) JÞw 8(2)-þÂ ""-A-bmÄ'' ""-A-bmÄ¡v'' F¶o hm¡p-IÄ¡p-]-

Icw ""-b-Ym-{Iaw AhÀ'' ""-A-hÀ¡v'' F¶o hm¡p-IÄ 

tNÀ¡pI. 

(219 F) JÞw 8(2)-þÂ ""-]cn-]qÀ®-am-¡p-¶-Xn-s\-Xn-sc'' F¶  

hm¡n-\p-]-Icw ""-Øn-c-s -̧Sp-̄ p-¶-Xn-s\-Xn-sc'' F¶ 

hm¡v tNÀ¡p-I. 

{io. _n. Un. tZhÊn:  kÀ, Rm³ Xmsg-¸-d-bp¶ t`Z-K-Xn- Ah-X-cn-

¸n-¡p-¶p: 

(222) JWvUw 8(4) Â “]cn-]qÀ®-am¡n” F¶ hm¡n\v ]I-cw- 

“Øncs¸-Sp¯n” F¶ hm¡v tNÀ¡p-I. 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 63

(224)  JWvUw 8(5)Â “AYhm XmÂ -̧cyw” F¶o hm¡pIÄ 

Hgnhm¡p-I. 

{io. ]n._n. A_vZpÄ dkmIv: kÀ, Rm³ Xmsg-¸-d-bp¶ t`Z-K-Xn-

IÄ Ah-X-cn-¸n-¡p-¶p: 

(223) JWvUw 8(5) Â “AbmÄ¡v P]vXn sNbvX” F¶ 

hm¡pIÄ¡p-tijw- “]W-̄ n-t·tem” F¶ hm¡v 

tNÀ¡pI. 

(229) JÞw 8(6) Â “]cn-]qÀ®-am-¡n-s¡mt−m” F¶ hm¡n-\p-     

]-Icw “ Ønc-s -̧Sp-̄ n-s¡mt−m ” F¶ hm¡v tNÀ¡pI 

{io. cmPp F{_lmw: kÀ, Rm³ Xmsg-¸-d-bp¶ t`Z-K-Xn- Ah-X-cn-¸n-

¡p-¶p: 

(230)  JWvUw 8(6) Â “]cn-]qÀ®-am-¡n-s¡mt−m,  AXv hyXym-k-

s -̧Sp¯n Hcp `mKw hkvXp P]vXn-bnÂ \n¶v hnSp-XÂ  sNbvXp-

sImt−m P]vXn sNbvXp-sIm-−pÅ CS-¡me  

D¯-chv” F¶o hm¡p-IÄ¡p ]Icw  “Ønc-s¸-Sp-¯n-s¡mt−m 

t`Z-KXn hcp-¯n-s¡mt−m”  F¶o hm¡p-IÄ  tNÀ¡p-I. 

    

{io. F³.F. s\Ãn¡p¶v: kÀ, Rm³ Xmsg-¸-d-bp¶ t`Z-K-Xn-IÄ Ah-

X-cn-¸n-¡p-¶p: 

(234) JÞw 8 (7) Â,  

(i)  "]cn-]qÀ®-am-¡-s¸-Sp¶ ]£w" F¶ hm¡n\v ]Icw   



                                                 Uncorrected/Not for Publication 64

       "Ønc-s -̧Sp-̄ p¶ ]£w" F¶ hm¡v tNÀ¡pI.  

(ii)  "£a-XbpÅ A[n-Im-c-Øm\w" F¶o hm¡pIÄ¡p  

      ]Icw  "\nÀÆ-lW A[n-Imcn" F¶o hm¡pIÄ  

      tNÀ¡pI. 

{io. sI. Zmk³: kÀ, Rm³ Xmsg-¸-d-bp¶ t`Z-K-Xn- Ah-X-cn-¸n-

¡p¶p: 

(235) JÞw 8 (7) Â "£a-XbpÅ A[n-Im-c-Øm\w" F¶o hm¡p- 

IÄ¡p ]Icw  "D¯-c-hm-Zs¸« A[n-Imcn" F¶o hm¡p-IÄ 

tNÀ¡p-I.   

(236) JÞw 8 (8) Â "£a-XbpÅ A[n-Im-c-Øm\¯nsâ" F¶o 

hm¡p-IÄ¡p ]Icw  "D -̄c-hm-Zs¸« A[n-ImcnbpsS" F¶o 

hm¡p-IÄ tNÀ¡p-I.   

 [\-Im-c-yhpw \nb-ahpw `h-\-\nÀ½m-Whpw hIp-¸p-a{´n ({io. sI. 

Fw. amWn): kÀ, Cu _nÃnse hyhØIÄ ]cym]vXamWv.  

AXpsIm−v t`Z-K-Xn-IÄ kzoImcyaÃ.  

{io. Fw. lwk Ah-X-cn-̧ n¨  214, 217, 220, 221, 238 F¶o \¼À 

t`Z-KXnIÄ k` \ncm-I-cn-¨p. 

{io. sI.Fw. jmPn Ah-X-cn-̧ n¨ 215þmw \¼À t`Z-KXn  k -̀bpsS 

A\p-a-Xn-tbmsS ]n³h-en-¨p. 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 65

{io. F³. jwkp±o³ Ah-X-cn-¸n¨ 218þmw \¼À t`Z-KXn  k`-

bpsS A\p-a-Xn-tbmsS ]n³h-en-̈ p. 

{io. sPbnwkv amXyp Ah-X-cn-¸n¨  219, 219(F) F¶o \¼À t`Z-

KXnIÄ k` \ncm-I-cn-¨p. 

{io. _n.Un. tZhÊn Ah-X-cn-¸n¨  222, 224 F¶o \¼À 

t`ZKXnIÄ k` \ncm-I-cn-¨p. 

{io. ]n._n. A_vZpÄ dkmIv Ah-X-cn-̧ n¨ 223, 229 F¶o \¼À 

t`Z-KXnIÄ  k -̀bpsS A\p-a-Xn-tbmsS ]n³h-en-̈ p. 

{io. cmPp F{_lmw Ah-X-cn-¸n¨  230þmw \¼À t`Z-KXn k` 

\ncm-I-cn-¨p. 

{io. F³.F. s\Ãn¡p¶v Ah-X-cn-¸n¨  234þmw  \¼À t`Z-KXn k` 

\ncm-I-cn-¨p. 

{io. sI. Zmk³ Ah-X-cn-¸n¨  235, 236 F¶o \¼À t`Z-KXnIÄ 

k` \ncm-I-cn-¨p. 

an. kv]o¡À: 8þmw hIp¸v _nÃnsâ `mK-am-¡mtamsb¶ {]iv\s¯   

A\p-Iq-en-¡p-¶-hÀ..................... 

{]Xn-Iq-en-¡p-¶-hÀ...................... 

8þmw hIp¸v _nÃnsâ `mK-am-¡Wsa¶ {]iv\w k` 

AwKoIcn¨ncn¡p¶p. 

8þmw hIp¸v _nÃnsâ `mK-am-bncn¡p¶p-. 

9þmw hIp¸v 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 66

(t`ZKXn Ah-X-cn-¸n¨nÃ) 

9þmw hIp¸v _nÃnsâ `mK-am-¡Wsa¶ {]iv\s¯   

A\p-Iq-en-¡p-¶-hÀ..................... 

{]Xn-Iq-en-¡p-¶-hÀ...................... 

9þmw hIp¸v _nÃnsâ `mK-am-¡Wsa¶ {]iv\w k` 

AwKoIcn¨ncn¡p¶p. 

9þmw hIp¸v _nÃnsâ `mK-am-bn-cn¡p-¶p.. 

10þmw hIp¸v 

{io. Fw.F. t__n:   kÀ, Rm³ Xmsg-¸-d-bp¶ t`Z-K-Xn- Ah-X-cn-

¸n-¡p-¶p. 

(241)  JÞw 10 -Â  “A§s\ \ÂIm³ k¶²amIp-¶Xpw 

\ÂIp¶ skI-yq-cn-änbpw {]tX-yI tImS-Xn-bpsS A`n-{]m-b-¯nÂ 

Xr]vXn-I-chpw aXn-bm-bXpw BsW¶v ImWp-¶-]-£w, AXn\v, 

AXXp kwK-Xn-t]mse , P]vXn sN¿p-hm-\pÅ D¯-chv \ÂIm-Xn-cn-

¡m-hp-¶tXm P]vXn sN¿p-hm-\pÅ CS-¡me D¯-chv d±m-¡m-hp-

¶tXm BWv.”  F¶o hm¡p-IÄ¡p ]Icw  Xmsg-¸-d-bp¶ hm¡p-

IÄ tNÀ¡pI “A§s\ \ÂIp¶ skI-yq-cn-än, hkq-em-¡phm-

\pÅ XpIbv¡v XpÃ-ytam, P]vXn sN¿-s¸« hkvXp-hnsâ hnebv¡v 

XpÃ-ytam BsW¶v tImS-Xn¡p t_m[-y-s¸-Sp-¶-]£w P]vXn 

sN¿m-\pÅ   CS-¡me D¯-chv d±m-¡m-hp-¶-XmWv”  



                                                 Uncorrected/Not for Publication 67

{io. Fw. lwk:   kÀ, Rm³ Xmsg-¸-d-bp¶ t`Z-K-Xn- Ah-X-cn-¸n-

¡p-¶p. 

(242) JÞw 10þ-Â “{]tX-yI tImS-Xn-bpsS A`n-{]mb¯nÂ Xr]vXn-

I-chpw aXn-bm-bXpw” F¶o hm¡p-IÄ¡p ]Icw  “]cm-Xn-bnÂ 

]-d-bp¶ XpIbv¡v Xpe-y-am-bXpw” F¶o hm¡pIÄ tNÀ¡pI. 

[\-Im-c-yhpw \nb-ahpw `h-\-\nÀ½m-Whpw hIp-¸p-a{´n ({io. sI. 

Fw. amWn): kÀ, t`ZKXnIÄ kzoIcn¡p¶nÃ.  

{io. Fw.F. t-__n Ah-X-cn-¸n¨  241þmw \¼À t`Z-KXn k` \ncm-

I-cn-¨p. 

{io. Fw. lwk Ah-X-cn-¸n¨  242þmw \¼À t`Z-KXn k` \ncm-

Icn¨p. 

an. kv]o¡À: 10þmw hIp¸v _nÃnsâ `mK-am-¡mtamsb¶ 

{]iv\s¯   

A\p-Iq-en-¡p-¶-hÀ..................... 

{]Xn-Iq-en-¡p-¶-hÀ...................... 

10þmw hIp¸v _nÃnsâ `mK-am¡mtam-sb¶ {]iv\w k` 

AwKoIcn¨ncn¡p¶p. 

10þmw hIp¸v _nÃnsâ `mK-am-bncn¡p-¶p. 

11þmw hIp¸v 

{io. ]n. Dss_Zpff:   kÀ, Rm³ Xmsg-¸-d-bp¶ t`Z-K-Xn- Ah-X-cn-

¸n-¡p-¶p: 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 68

(245) JWvUw 11-Â “£a-X-bp-ff A[n-Imc Øm\-¯n\v” F¶o 

hm¡p-IÄ¡p ]Icw “\nÀÆlW A[nIm-cn¡v” F¶o 

hm¡p-IÄ tNÀ¡pI. 

kÀ, \nba§sfms¡ km[mcW¡mc\pIqSn hmbn¨mÂ 

a\ÊnemIp¶ coXnbnemIWw. aebmfamsW¦nÂt¸mepw ]e 

]Z{]tbmK§fpw BfpIÄ¡v s]s«¶v a\Ênem¡m³ Ignbm¯XmWv. 

AXpsIm−v sNdnb t`ZKXnIsfms¡ D−mIp¶Xv \ÃXmWv.  

"£aXbpff A[nImc Øm\¯n\v' F¶ hm¡n\v ]Icw "\nÀÆlW 

A[nImcn¡v' F¶m¡nbmÂ Ipd¨p \¶mbncn¡pw. 

{io. Fw. lwk:   kÀ, Rm³ Xmsg-¸-d-bp¶ t`Z-K-Xn- Ah-X-cn-¸n-

¡p-¶p: 

(247) JWvUw 11-Â “]d-bm-\p-f-fXv ]d-bp-hm³ \ym-b-amb 

Hchkcw”   F¶o hm¡p-IÄ¡p tijw  “ap¸Xv Znhkw” 

F¶o hm¡p-IÄ tNÀ¡pI. 

{ioaXn ]n. Abnjm t]män:   kÀ, Rm³ Xmsg-¸-d-bp¶ t`Z-K-Xn- 

Ah-X-cn-¸n-¡p-¶p: 

(249) JWvUw 11 (_n) Hgn-hm-¡p-I. 

[\-Im-c-yhpw \nb-ahpw `h-\-\nÀ½m-Whpw hIp-¸p-a{´n ({io. sI. 

Fw. amWn): kÀ, t`ZKXnIÄ kzoImcyaÃ. 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 69

{io. ]n. Dss_Zpff Ah-X-cn-¸n¨ 245-mw \¼À t`Z-KXn  k`-bpsS 

A\p-a-Xn-tbmsS ]n³h-en-¨p. 

    {io. Fw. lwk Ah-X-cn-¸n¨  247þmw \¼À t`Z-KXn k` \ncm-I-cn-¨p. 

{ioaXn Abnjm t]män Ah-X-cn-¸n¨  249þmw \¼À t`Z-KXn k` 

\ncm-I-cn-¨p. 

an. kv]o¡À: 11þmw hIp¸v _nÃnsâ `mK-am¡mtam-sb¶ 

{]iv\s¯   

A\p-Iq-en-¡p-¶-hÀ..................... 

{]Xn-Iq-en-¡p-¶-hÀ...................... 

11þmw hIp¸v _nÃnsâ `mK-am-¡Wsa¶ {]iv\w k` 

AwKoIcn¨ncn¡p¶p. 

11þmw hIp¸v _nÃnsâ `mK-am-bn-. 

12þmw hIp¸v 

{io. F³. jwkp±o³:   kÀ, Rm³ Xmsg-¸-d-bp¶ t`Z-K-Xn- Ah-X-

cn-¸n-¡p-¶p. 

(251) JÞw 12-þÂ “£a-X-bpÅ A[n-Im-c-Øm\w” F¶o hm¡p-

IÄ¡p-]-Icw “\nÀÆ-lW A[n-Imcn” F¶o hm¡p-IÄ 

tNÀ¡p-I. 

[\-Im-c-yhpw \nb-ahpw `h-\-\nÀ½m-Whpw hIp-¸p-a{´n ({io. sI. 

Fw. amWn): kÀ, t`ZKXn kzoImcyaÃ. 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 70

{io. F³. jwkp±o³ Ah-X-cn-¸n¨ 251-þmw \¼À t`Z-KXn  

k`bpsS A\p-a-Xn-tbmsS ]n³h-en-¨p. 

an. kv]o¡À: 12þmw hIp¸v _nÃnsâ `mK-am-¡mtamsb¶ 

{]iv\s¯   

A\p-Iq-en-¡p-¶-hÀ..................... 

{]Xn-Iq-en-¡p-¶-hÀ...................... 

12þmw hIp¸v _nÃnsâ `mK-am-¡Wsa¶ {]iv\w k` 

AwKoIcn¨ncn¡p¶p. 

12þmw hIp¸v _nÃnsâ `mK-am-bncn¡p-¶p.-. 

         

13-þmw hIp¸v 
 

 {io. sUman-\nIv {]k-tâ-j³:  kÀ, Rm³ Xmsg-¸-d-bp¶ t`Z-KXn 

Ah-X-cn-¸n-¡p-¶p: 

 259. JWvUw 13-þÂ “]¯v hÀj-̄ nÂ” F¶o hm¡p-IÄ¡v ]Icw 

“]Xn-\©v hÀj-̄ nÂ”  F¶o hm¡p-IÄ tNÀ¡p-I. 

 {io. Fw.-F. hmlo-Zv:  kÀ, Rm³ Xmsg-¸-d-bp¶ t`Z-KXn Ah-X-cn-

¸n-¡p-¶p: 

 260. JWvUw 13-þÂ “]¯v hÀj-̄ nÂ” F¶o hm¡p-IÄ¡v ]Icw 

“]Xn-\mdv hÀj-̄ nÂ ”F¶o hm¡p-IÄ tNÀ¡p-I. 

 [\-Im-c-yhpw \nb-ahpw `h-\-\nÀ½m-Whpw hIp-¸p-a{´n ({io. sI.-

Fw. amWn):  kÀ, t`Z-K-Xn-IÄ kzo-Im-c-y-a-Ã. 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 71

 {io. sUman-\nIv {]k-tâ-j³ Ah-X-cn-¸n¨ 259-þmw \¼À t`Z-KXn 

k`-bpsS A\p-a-Xn-tbm-sS ]n³h-en-¨p. 

 {io. Fw.-F. hmloZv Ah-X-cn-¸n¨ 260þmw \¼À t`Z-KXn k`-bpsS 

A\p-a-Xn-tbm-sS ]n³h-en-¨p. 

  an. kv]o¡À: 13-þmw hIp¸v _nÃnsâ `mK-am-¡mtam F¶ 

{]iv\s¯ 

  A\p-Iq-en-¡p-¶-hÀ ...................... 

  {]Xn-Iq-en-¡p-¶-hÀ ........................ 

 13-þ.mw hIp¸v _nÃnsâ `mK-am-¡-W-sa¶ {]iv\w k` AwKo-I-cn-¨p. 

 13-þmw hIp¸v _nÃnsâ `mK-am-bn-cn-¡p-¶p. 

14-þmw hIp¸v 

 {io. sI. kptcjv Ipdp-¸v: kÀ, Rm³ Xmsg-¸-d-bp¶ t`Z-KXn Ah-

X-cn-¸n-¡p-¶p: 

 262. JWvUw 14(2)-þÂ “km²-y-am-Ip-¶n-S-t¯mfw” F¶ hm¡v Hgn-

hm-¡p-I. 

 km²-y-am-Im-hp-¶n-S-t¯mfw {Inan-\Â s{]mko-Up-hÀ tImUmbncn-

¡p-sa¶v ]d-bp-¶Xv F´-Sn-Øm-\-¯n-em-Wvv; thsd GXns\¦nepw CXv 

_m[-I-am-Ip-tam?  AXv XnI¨pw Ah-y-à-am-b-Xm-Wv,  amtä-− -Xm-Wv.   

 {io. tImen-b-t¡mSv F³. IrjvW³ \mbÀ:  kÀ, Rm³ Xmsg-¸-d-

bp¶ t`Z-KXn Ah-X-cn-¸n-¡p-¶p: 

 266. JWvUw 14(2)-þ-\p-tijw Xmsg ]d-bp¶ D]-h-Ip¸v tNÀ¡p-I. 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 72

  “ (3) {]tX-yI tImSXn ap¼msI hcp¶ tIkp-IÄ ]c-am-h[n 

18 amk-¯n-\Iw XoÀ¸m-t¡-− -Xm-Wv. ” 

 kzo-I-cn-¡m-hp¶ Hcp t`Z-K-Xn-bm-Wn-Xv.  A\n-Ýn-X-Imew \o«n-s¡m-

−p-t]m-ImsX 14(3) F¶v tNÀ¯p-sIm−v {]tX-yI tImSXn ap¼msI 

hcp¶ tIÊp-IÄ ]c-am-h[n 18 amk-̄ n-\Iw XoÀ¸m-t¡-− -XmWv.   

 [\-Im-c-yhpw \nb-ahpw `h-\-\nÀ½m-Whpw hIp-¸p-a{´n ({io. sI.-

Fw. amWn):  kÀ, ka-b-]-cn[n \nÝ-bn-¡p-¶Xv icn-b-Ã.  AXnsâ Bh-

iyw Ct¸mÄ Chn-sS-bn-Ã.  t`Z-K-Xn-I-sfm¶pw kzo-Im-c-y-a-Ã.  

 {io. sI. kptcjv Ipdp¸v Ah-X-cn-¸n¨ 262-þmw \¼À t`Z-KXn k` \ncm-I-cn-¨p.  

 {io. tImen-b-t¡mSv F³. IrjvW³ \mbÀ Ah-X-cn-¸n¨ 266-þmw 

\¼À t`Z-KXn k` \ncm-I-cn-¨p. 

 an. kv]o¡À: 14-þmw hIp¸v _nÃnsâ `mK-am-¡mtam F¶ 

{]iv\s¯ 

  A\p-Iq-en-¡p-¶-hÀ ...................... 

  {]Xn-Iq-en-¡p-¶-hÀ ....................... 

 14þmw hIp¸v _nÃnsâ `mK-am-¡-W-sa¶ {]iv\w k` AwKo-I-cn-¨p. 

 14þmw hIp¸v _nÃnsâ `mK-am-bn-cn-¡p-¶p. 

15-þmw hIp¸v 

 {io. F³.-F. s\Ãn-¡p-¶v:  kÀ, Rm³ Xmsg-¸-d-bp¶ t`Z-KXn Ah-

X-cn-¸n-¡p-¶p: 

 267. JWvUw 15-þÂ “BNm-c-̄ ntem” F¶ hm¡n-\p-]-Icw “\S-

]Sn{Ia-¯ntem” F¶ hm¡v tNÀ¡p-I. 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 73

 [\-Im-c-yhpw \nb-ahpw `h-\-\nÀ½m-Whpw hIp-¸p-a{´n ({io. sI.-

Fw. amWn):  kÀ, t`Z-KXn kzo-Im-c-y-a-Ã. 

 {io. F³.-F. s\Ãn-¡p-¶nsâ 267-þmw \¼À t`Z-KXn k`-bpsS A\p-

a-Xn-tbmsS ]n³h-en-¨p. 

 an. kv]o¡À: 15þmw hIp¸v _nÃnsâ `mK-am-¡mtam F¶ 

{]iv\s¯ 

  A\p-Iq-en-¡p-¶-hÀ ...................... 

  {]Xn-Iq-en-¡p-¶-hÀ ....................... 

 15þmw hIp¸v _nÃnsâ `mK-am-¡-W-sa¶ {]iv\w k` AwKo-I-cn-¨p. 

 15-þmw hIp¸v _nÃnsâ `mK-am-bn-cn-¡p-¶p. 

16-þmw hIp¸v 

 {io. Fw. lwk:  kÀ, Rm³ Xmsg-¸-d-bp¶ t`Z-KXn Ah-X-cn-¸n-¡p-

¶p: 

 269. JWvUw 16(1)-þÂ “]nÂ¡me {]m_-e-y-t¯m-Sp-Iq-Sntbm” F¶o 

hm¡p-IÄ Hgn-hm-¡p-I. 

 CXv _lp-am-\-s¸« sNbÀ IqSn a\-Ên-em-¡-Ww. ap³Ime {]m_ey-

t¯m-Sp-IqSntbm AsÃ-¦nÂ ]nÂ¡me {]m_-e-y-t¯m-Sp-Iq-Sn-tbm N«-§Ä 

D−m-¡m\pÅ A[n-Im-cw \nb-a-k`  A\p-h-Zn-¨p-sIm-Sp-¡p-I-bmWv. AXv 

icn-b-Ã.  CXv tImSn-¡-W-¡n\v cq]-bpsS sh«n¸v \S-¯n-bn-«p-ff sh«n¸v 

hoc-·msc in£n-t¡− Hcp N«-am-Wv.  At¸mÄ ap³Ime {]m_-e-yhpw 

]n³Ime {]m_-e-yhpw h¶mÂ ap³Ime {]m_-e-y-t¯m-Sp-Iq-Sn-bm-sW-

¦nÂ \ap¡v FÃm-h-tcbpw DÄs¸-Sp-¯mw.  ]nÂ¡me {]m_-e-y-t¯m-Sp-



                                                 Uncorrected/Not for Publication 74

Iq-Sn-bm-sW-¦nÂ CXp-hscbpff X«n¸v apgp-h³ shf-f-¯n-em-Ipw.  AXp-

sIm−v ap³Ime {]m_-eyw ]n³Ime {]m_-eyw F¶p-f-fXv amän \ap-¡-

Xns\ ]nÂ¡me {]m_-eyw F¶v Dd-̧ n¨v hbv¡m-\p-ff Hcp s{]mhn-j³ 

hbv¡-Ww. Cu k` Ct¸mÄ AwKo-I-cn¨ 1þmw hIp-¸nse c−m-as¯ 

t¢mkv DS³ {]m_-e-y-¯nÂ hc-W-sa-¦nÂ C§s\ ap³Imew ]n³Imew 

F¶v ]d-b-cp-Xv, GXm-sW¶v Dd-¸n¨v ]d-b-Ww. ]e t`Z-K-Xn-Ifpw amWn 

kmdn\v AwKo-I-cn-¡m³ km[n-¨nsÃ-¦nÂ¸ns¶ asämcp a{´n¡pw AwKo-

I-cn-¡m³ km[n-¡n-Ã.  Gähpw \Ã \nb-a-]-WvUn-X-\mWv A§v. A§v 

CXp-hsc Hä t`Z-K-Xnbpw AwKo-I-cn-¨n-«n-Ã.  Hcp t`Z-K-Xn-sb-¦nepw AwKo-

I-cn-¡-Wsa¶ Hcp A`yÀ°-\-bp-−v.   

 {io. ]n. Dss_-Zp-f-f: kÀ, Rm³ Xmsg-¸-d-bp¶ t`Z-KXn Ah-X-cn-¸n-

¡p-¶p: 

 270. JWvUw 16(2)-þÂ “hbvt¡-−Xpw” F¶ hm¡n-\p-]-Icw 

“hbvt¡-− -XmWv ”F¶ hm¡v tNÀ¡p-I. 

 {io. ]n.sI. _joÀ: kÀ, Rm³ Xmsg-¸-d-bp¶ t`Z-KXn Ah-X-cn-¸n-

¡p-¶p: 

 271. JWvUw 16(2)-þÂ “D−m-t¡-− -Xn-sÃ¶v ”F¶ hm¡n-\p-]-Icw 

“Bh-i-y-an-sÃ¶v ”F¶ hm¡v tNÀ¡p-I. 

 [\-Im-c-yhpw \nb-ahpw `h-\-\nÀ½m-Whpw hIp-¸p-a{´n ({io. sI.-

Fw. amWn):  kÀ, ]n³Im-ew, ap³Imew F¶Xv Hcp Ft\-»nwKv 

s{]mhnj-\m-Wv. ]n³Imew thW-sa-¦nÂ AXpw BImw. ]n³Imew 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 75

am{Xw ]dªmÂ icn-bm-Ip-I-bn-Ã. ]n³Im-etam ap³Im-etam F¶p-f-fXv 

thWw.  ChnsS t`Z-K-Xn-bpsS Bh-i-y-an-Ã.   

{io. Fw. lwk Ah-X-cn-¸n¨ 269-þmw \¼À t`Z-KXn k` \ncm-I-cn-

¨p. 

 {io. ]n. Dss_-Zp-ff Ah-X-cn-¸n¨ 270-þmw \¼À t`Z-KXn k`-bpsS 

A\p-a-Xn-tbmsS ]n³h-en-¨p. 

 {io. ]n. sI. _joÀ Ah-X-cn-¸n¨ 271-þmw \¼À t`Z-KXn k`-bpsS 

A\p-a-Xn-tbmsS ]n³h-en-¨p. 

 an. kv]o¡À: 16-þmw hIp¸v _nÃnsâ `mK-am-¡mtam F¶ 

{]iv\s¯ 

  A\p-Iq-en-¡p-¶-hÀ ...................... 

  {]Xn-Iq-en-¡p-¶-hÀ ....................... 

 16-þmw hIp¸v _nÃnsâ `mK-am-¡-W-sa¶ {]iv\w k` AwKo-I-cn-¨p. 

 16þmw hIp¸v _nÃnsâ `mK-am-bn-cn-¡p-¶p. 

1þmw hIp¸pw ]oTn-Ibpw t]cpw 

 {io. Fw. D½À:  kÀ, Rm³ Xmsg-¸-d-bp¶ t`Z-KXn Ah-X-cn-¸n-¡p-

¶p. 

 107. JWvUw 1(1) Xmsg-¸-d-bpw-{]-Imcw amäp-I: 

 “ (1) Cu \nb-a-̄ nsâ t]cv ‘2013-þse tIcf [\-Im-cy Øm]-\-§-

fnse \nt£-]-I-cpsS Xmev]-c-y-kw-c-£W \nbaw’ F¶m-bn-cn-¡pw. ” 

 ae-bm-f-s¯ t{ijvT `mjm ]Zhntebv¡v DbÀ -̄W-sa¶v Bh-i-y-

s -̧Sp¶ Hcp Ime-L-«-am-Wv. ae-bm-f-̄ n\v Hcp kÀÆI-em-ime sIm−p-



                                                 Uncorrected/Not for Publication 76

h¶ Hcp Kh¬saâmWv CXv. BIvSn\v ]Icw ae-bm-f-̄ nÂ Hcp 

hm¡nÃ F¶p-]-d-bp-¶Xv ae-bm-f-¯n\v Ipd-¨n-em-Wv.  AXp-sIm−v Fsâ 

Hcp t`Z-KXn, ‘2013-þse tIcf [\-Im-cy Øm]-\-§-fnse \nt£-]-I-cpsS 

Xmev]-c-y-kw-c-£W BIvSv’F¶-Xn-\p-]-Icw ‘2013-þse tIcf [\-Im-cy 

Øm]-\-§-fnse \nt£-]-I-cpsS Xmev]-c-y-kw-c-£W \nbaw’F¶v 

sIm−p-h-c-W-sa-¶m-Wv.  ‘\nbaw’ F¶p-f-fXv hfsc {]Np-c-{]-Nm-c-ambn 

FÃm-hÀ¡pw Adn-bm-hp¶ Hcp hm¡m-Wv.  CXn-\mbn Rm³ [mcmfw 

Un£v\-dn-IÄ ]cXn t\m¡n.  Sn. cma-enwK ]nffbpsS  Un£v\-dn-bnÂ 

‘BIvSv’ F¶p-]-dªmÂ ‘\nb-a-\nÀ½mW k` ]mÊm-¡nsb-Sp¯ 

\nbaw’ F¶p-]-d-ªn-«p-−v. Rm³ thsd ]e Un£v\-dnbpw FSp¯v ]cn-

tim-[n-¨pt\m-¡n.  ae-bm-f-¯n\v t{ijvT`mjm ]Zhn \½Ä Bh-i-y-s¸-

Sp¶ Cu Ime-L-«-¯nÂ BIvSn-\p-]-I-c-ambn \nbaw Fs¶mcp t`ZKXn 

sIm−p-h-c-W-sa-¶mWv _lp-am-\-s¸« a{´n-tbmSv A`-yÀ°n-¡p-¶-Xv.  

AXp-sIm−v Cu t`Z-KXn A§v kzo-I-cn-¡p-I. \nba hIp-¸p-a{´n F¶p-

]-d-bp-¶Xv FÃm-hÀ¡pw a\-Ên-em-Ipw. \nba hIp-̧ v, \nb-a-k-` F¶v 

]dbp-¶Xpt]mse ‘BIvSv’ F¶p-f-fXn\v ]Icw ‘\nbaw’ F¶ t`Z-KXn 

A§v kzo-I-cn-¡-Ww.   

{io. än.-F. Al-½Zv I_oÀ: kÀ, Rm³ Xmsg-¸-d-bp¶ t`Z-KXn 

Ah-X-cn-¸n-¡p-¶p: 

 108. JWvUw 1(2) Xmsg-̧ -dbpw {]Imcw amäp-I: 

  “ (2) CXn\v 2013 P\p-hcn 1 apXÂ {]m_-e-y-ap-−m-bn-cn¡pw.” 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 77

 [\-Im-c-yhpw \nb-ahpw `h-\-\nÀ½m-Whpw hIp-¸p-a{´n ({io. sI.-

Fw. amWn):  kÀ, t`Z-K-Xn-IÄ kzo-Im-c-y-a-Ã. ‘\nb-a-k`’ F¶p-f-fXv 

‘BIvSv k`’ F¶v ]d-bm³ km[n-¡p-tam?  \nbaw F¶p-]-d-bp-¶Xv Law 

BWv. Ch X½nÂ AÀ°hy-X-ym-k-ap-−v. ‘BIvSv’ F¶p-]-dªmÂ 

F\mIvävsaâm-Wv. Cu k` Hcp _nÃv ]mÊm-¡n-¡-gn-bp-t¼mÄ 

F\mIvävsaân-\mWv BIvSv F¶p-]-d-bp-¶-Xv.  AXp-sIm−v BIvSv F¶v 

]d-bp-¶Xv Xs¶-bmWv Id-IvSv.   

 {io. tImSn-tbcn _me-IrjvW³:  kÀ, BIvSn-s\mcp ae-bmf hm¡v 

I−p-]n-Sn-¡-t−?   

 an. kv]o¡À:  AXv thWw.   

 {io. tImSn-tbcn _me-Ir-jvW³:  AXv I−p-]n-Sn-¡-Ww.  AXnsâ 

a{´nbpw _lp-am-\-s¸« a{´n Xs¶-b-tÃ? BIvSv F¶-Xn\v bYmÀ°-

¯n-ep-ff ae-bmf hm¡v I−p-]n-Sn-¡m³ Kh¬saâv X¿m-dm-I-Ww.   

 {io. sI.-Fw. amWn: kÀ, Nne hm¡p-IÄ Cw¥ojv hm¡m-sW-¦nepw 

AXv ae-bmf-ambn amdp-I-bm-Wv. A§s\ \½Ä B Cw¥ojv hm¡v 

Xs¶ kzo-I-cn-¡p-¶p.   

 an. kv]o¡À: {io. tImSn-tbcn _me-Ir-jvW³, At§bv¡v 

kzn¨nsâ ae-bmfw Adn-bm-tam? Hcp t]Pv apgp-h³ Fgp-X-Ww. AXp-

sIm−v Nne- hm-¡p-IÄ A§s\ Xs¶ kzo-I-cn-¡-Ww.  

 {io. sI.-Fw. amWn:  kÀ, _©v F¶ hm¡v Cw¥o-jm-Wv.  ae-bm-f-

¯nepw A§-s\-X-s¶-bmWv D]-tbm-Kn-¡p-¶-Xv. tImSn-tbcn _me-Ir-



                                                 Uncorrected/Not for Publication 78

jvW³ þ AXv ae-bm-f-¯nepw _me-Ir-jvW-\mWv, Cw¥o-jnepw _me-Ir-

jvW-\m-Wv, Xan-gn-em-bmepw _me-Ir-jvW\mWv.   

 {io. Fw.-F. t__n: kÀ, ae-bm-f-̄ nse FÃm hntZi 

]Z§Ä¡pw X¯p-e-y-amb ]Z-ap-−m-¡m³th−nbmWv tUm. F³.-hn. 

IrjvW-hm-c-yÀ sNbÀam-\m-bn `mjm C³Ìn-ä-yq«v D−m-¡n-b-Xv. B ka-

b¯v,  ‘`mjm Øm]-\-’sa¶v thW-tam;  ‘`mjm C³Ìn-ä-yq«v ’F¶v 

thW-tam F¶v NÀ¨ sNbvX-Xm-Wv. Ah-km\w Xocp-am-\n-̈ Xv `mjm 

C³Ìn-ä-yq-s«-¶m-Wv. ImcWw, C³Ìn-ä-yq«v F¶ ]Z-̄ nsâ 

AÀ°hym]vXn apgp-h³ Øm]-\-sa-¶p-h-¶mÂ hcn-Ã. Nne ]Z-§-fpsS 

Imc-y-̄ nÂ _lp-am-\s¸« a{´n ]dªXv icn-bm-Wv.  F¶mepw  CXn-\p-

th−nbp-ff At\-z-jWw \½Ä XpS-c-Ww.   

{io. sI.-Fw. amWn: kÀ, BIvSv F¶ hm¡n\p ]Icw asämcp 

hm¡v `mjm C³Ìn-ä-yq«v Xcp-¶-Xp-hsc Rm³ ]dªXv kzo-Im-c-y-am-bn-cn-

¡-s«. Hcp dnkÀ¨v \S¯n B hm¡v I−p-]n-Sn¨pXcp-¶-Xp-hsc \ap¡v 

BIvSv F¶p-Xs¶ kzo-I-cn-¡mw. AXn-semcp ]ni-Ip-an-Ã.  

 {io. Fw. D½À Ah-X-cn-¸n¨ 107-þmw \¼À t`Z-KXn k -̀bpsS A\p-a-

Xn-tbmsS ]n³h-en-¨p. 

 {io. än.-F. Al-½Zv I_oÀ Ah-X-cn-̧ n¨ 108þmw \¼À t`Z-KXn k -̀

bpsS A\p-a-Xn-tbmsS ]n³h-en-̈ p.  

  an. kv]o¡À: 1þmw hIp¸pw ]oTn-Ibpw t]cpw _nÃnsâ `mK-am-

¡mtam F¶ {]iv\s¯ 

  A\p-Iq-en-¡p-¶-hÀ ...................... 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 79

  {]Xn-Iq-en-¡p-¶-hÀ ....................... 

1þmw hIp¸pw ]oTn-Ibpw t]cpw _nÃnsâ `mK-am-¡-W-sa¶ {]iv\w 

k` AwKo-I-cn-̈ p. 

 1þmw hIp¸pw ]oTn-Ibpw t]cpw _nÃnsâ `mK-am-bn-cn-¡p-¶p. 

 

3þmw hmb\ 

 [\-Im-c-yhpw \nb-ahpw `h-\-\nÀ½m-Whpw hIp-¸p-a{´n ({io. sI.-

Fw. amWn):  kÀ, 2012-þse tIcf [\-Im-cy Øm]-\-§-fnse \nt£-]-I-

cpsS Xmev]-c-y-kw-c-£W _nÂ ]mÊm-¡-W-sa¶ {]tabw Rm³ Ah-X-

cn-¸n-¡p-¶p. 

 Irjnbpw arK-kw-c-£-Whpw A¨-Snbpw tÌj-\-dnbpw hIp-̧ p-a{´n 

({io. sI.-]n. taml-\³):  kÀ, Rm³ {]ta-bs¯ ]n´m-§p-¶p. 

 an. kv]o¡À:  2012-þse tIcf [\-Im-cy Øm]-\-§-fnse \nt£-]-I-

cpsS Xmev]-c-y-kw-c-£W _nÂ ]mÊm-¡-W-sa¶ {]tabs¯  

  A\p-Iq-en-¡p-¶-hÀ ...................... 

  {]Xn-Iq-en-¡p-¶-hÀ ....................... 

 {]tabw k` AwKo-I-cn-̈ n-cn-¡p-¶p.  _nÂ ]mÊm-bn-cn-¡p-¶p. 

(tI-cf £ocIÀjI t£a-\n[n (t -̀Z-KXn) _nÂ) 

 
{io. C. ]n. Pb-cm-P³: kÀ, Rm³ Cu \nb-a-¯n\v  Hcp hntbm-P-\-

¡p-dn¸v \ÂIn-bn-«p-−v. CXv tIc-f-¯nse, I¶p-Imen hfÀ¯-enÂ 

GÀs¸-«n-cn-¡p¶ 830000-þ-t¯mfw hcp¶ ]mh-s¸« IpSpw-_-§-fpsS 

{]iv\-am-Wv. tIcf £oc-IÀjI t£a-\n[n BIvSv \S-¸n-em-¡n-bXv 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 80

2007þemWv. ]n¶oSv B \nb-a-¯n\v Hcp t`Z-KXn sIm−p-h-¶Xv 

2010þemWv. aqe-\n-b-a-¯nepw 2010-þse t`Z-K-Xn-bnepw D−mbn«p-ff 

{]iv\-§sf ASnØm-\-s -̧Sp¯n £oc-IÀj-IÀ A\p-̀ -hn-¡p¶ 

{]iv\§Ä¡v ]cn-lmcw ImWm\pff Nne t`Z-K-Xn-I-fm-Wv CXnÄ DÄs -̧

Sp-¯n-bn-cn-¡p-¶-Xv. CXnep-ff t`Z-KXnIÄ Irjn-¡mÀ¡v Bi-zmkw 

sImSp-¡p-¶-X-Ã. ChnsS sIm−p-h-¶n-«p-ff t`Z-K-Xn-I-fnÂ, GXv 

hIp¸nsâbpw D]-h-Ip-s¸-Sp-¯p-t\m-¡n-bmÂ anÂ½bv¡v km¼-̄ nI 

em`w e`-y-am-¡p-I-sb-¶p-f-f-X-ÃmsX £oc-Ir-jn-¡mÀ¡v HcpXc-̄ n-ep-ff 

klm-b-§fpw e`-y-am-¡-¯¡-\n-e-bn-ep-ff t`Z-K-Xn-b-Ã. AXp-sIm-−mWv 

Rm³ t`Z-K-Xn¡v Hcp hntbm-P-\-¡p-dn¸v sImSp¯Xv. £oc-IÀj-IÀ 

hfsc Zcn-{Z-cmb P\-hn-`m-K-am-Wv. tIc-f-¯nse apgp-h³ IÀj-I-tcbpw 

sXmgn-ep-d¸v ]²-Xn-bnÂs -̧Sp¯n AhÀ¡v Bi-zmkw sImSp-¡m-\p-ff 

\S-]-Sn-IÄ kzo-I-cn-¡-Ww. tIc-f-¯nÂ anÂ½-bpsS ]mensâ hne 

CSbv¡nSbv¡v hÀ²n-̧ n-̈ p-sIm-−n-cn-¡pIbmWv. AXpsIm−v anÂ½bv¡v 

em -̀ap−mIpsa-¶p-f-f-X-ÃmsX £otcmÂ¸m-Z-I-cmb Irjn-¡mÀ¡v 

bmsXmcp t\«-§fpw e`n-¡p-¶n-Ã. Ignª Npcp¡w Ime-L-«-̄ n-\p-

ffnÂ A©p-cq] hoXw c−p-{]m-h-iyw hne hÀ²n-̧ n-̈ p. F¦nepw 

Irjn¡mÀ¡v bmsXmcp Bizm-khpw sImSp-̄ n-Ã. A©pcq] hÀ²n-̧ n-̈ -

t¸mÄ A©p-cq-]-bnÂ \mev cq] 20 ss]k £oc-IÀj-IÀ¡v \ÂIp-sa-

¶mWv ]d-ª-Xv. ]t£, ^e-¯nÂ £oc-IÀj-IÀ¡v B\p-Iq-eyw sImSp-

¡m-Xn-cn-¡p¶ \ne-]m-SmWv kzo-I-cn-¨-Xv. AXn\v I−p-]n-Sn-̈ n-cn-¡p¶ 

hnZy, 3.5 iX-am\w sImgp¸pw 8.5 iX-am\w sImgp-¸n-Xc LS-I-§-fp-ap-



                                                 Uncorrected/Not for Publication 81

s− -¦nÂ am{Xta Cu ]dª B\p-Iq-e-y-§Ä £otcmÂ¸m-Z-IÀ¡v 

sImSp¡qsh¶ \ne-]mSv kzo-I-cn-¨p. ^e-¯nÂ £oc-Ir-jn-¡mÀ¡v e`n-

¨p-sIm-−n-cn-¡p¶ hne-Xs¶ e`n-¡m¯ kml-N-c-y-ap-−m-bn. AXp-

sIm−v ]mensâ hne-hÀ²-\-hp-−m-Ip¶ L«-̄ nÂ £oc-IÀj-IÀ¡v 

B\p-Iq-eyw e`-y-am-¡m-\p-ff Hcp hy-h-Øbpw Cu _nÃnÂ CÃ. CXv 

Irjn-¡mÀ¡v th−n-bp-ff-X-Ã. AXp-sIm-−mWv  Rm³ CXn\v hntbm-P-

\-¡p-dn¸v tcJ-s¸-Sp-¯n-b-Xv. £oc-IÀj-IÀ¡v t£a-\n-[n-bnÂ 

AwiZmbw AS-bv¡p-¶-Xn\v B\p-]m-Xn-I-am-bn-«p-ff B\p-Iq-e-y-§Ä 

e`yam-¡p-¶-Xn-\p-ff hy-h-Ø-IÄ Cu _nÃnÂ CÃ. £oc-IÀj-IÀ¡v 

300 cq]-bmWv Ct¸mÄ s]³j³ ]d-ªncn-¡p-¶Xv. AXnÂ hÀ²-\hv 

sImSp-¡m-sa¶v ]d-bp-¶p-−v. Npcp-§n-bXv 1000 cq]-sb-¦nepw tIc-f-

¯nse £ocIÀj-IÀ¡v \ÂIp-¶-Xn-\p-ff \S-]-Sn-IÄ kzo-I-cn-¡-

Wsa¶mWv  Rm³ \nÀt±-in-¡p-¶-Xv. tIc-f-¯nÂ ]mepÂ¸m-Z\, hnX-

cWcwK¯v {]hÀ¯n-¨p-sIm-−n-cn-¡p¶ Øm]-\-amWv anÂa. ]mepÂ¸m-

Z-\hpw kw`-c-Whpw hnX-c-W-hp-amWv Ah-cpsS {][m-\-s¸« Npa-X-e. 

anÂabv¡v ]pdsa ]Xn-\m-bn-c-¡-W-¡n\v £otcmÂ¸m-Z-I-cp-−v. 

Ahsc¡qSn Cu \nb-a-¯nsâ ]cn-[n-¡-I¯v sIm−p-h-cm-\p-ff \S-]Sn 

kzo-I-cn-¡-Ww. tIc-f-¯nÂXs¶ anÂa-bpsS \ne-]mSv Kh¬saâv Kuc-

h-̄ nÂ ]cn-tim-[n-¡Ww. {]Xn-Zn\w 8,30,000 enäÀ ]memWv anÂa 

DÂ¸m-Zn-¸n-¡p-¶-Xv. Ah-cpsS hnÂ¸\ 13 e£w enä-dm-Wv. F§-s\-bmWv 

Cu a-lm-hn-Zy anÂa ssIIm-cyw sN¿p-¶Xv? Xan-gv\m-«nÂ\n¶v 

]mÂs¸mSn Ie¡n anÂ½bpsS ]m¡-änem¡n ChnsS sIm−p-h¶v 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 82

amÀ¡äv sN¿p-I-bm-Wv. AXn\v KpW-\n-e-hm-c-an-Ã. AXp-sIm−v 

£otcmÂ¸m-Z-I-cmb Irjn-¡m-cnÂ\n¶pw ]mÂ hm§n kw`-cn¨v amÀ¡äv 

sN¿pI-sb-¶p-f-f-XmWv ChnsS kzo-I-cnt¡− \bw. 5 e£w enäÀ 

Ir{Xna ]mÂ tIc-f-̄ nÂ amÀ¡äv sN¿p-t¼mÄ Ignª 

c−pL«§fnepw A©p-cq-]m-hoXw Cu ]mensâ hne hÀ²n¸n¨p. AXv 

Irjn-¡mÀ¡v e`n-¡p-¶n-Ã. Npcp-¡-¯nÂ Cu Øm]-\-¯n-\p-th−n 

AhÀ \S-¯n-s¡m-−n-cn-¡p¶ [qÀ¯n\v ]W-ap-−m-¡m\pff \S-]-Sn-

bmbn ]cn-an-X-s¸-Sp-I-bm-Wv. AXp-sIm−v Cu Imcyw Kh¬saâv 

Kuch¯nÂ ImW-Ww. ChnsS £otcmÂ¸m-Z-I-cmb Irjn-¡mÀ¡v 

B\p-Iq-e-y-§Ä e`-y-am-¡m-\p-ff \S-]-Sn-IÄ kzo-I-cn-¡-Ww. tIc-f-¯nse 

£otcmÂ¸m-Z-I-cmb Irjn-¡mÀ A\p-`--hn-¡p¶ Gähpw henb {]iv\-

amWv Imen-¯o-ä-bpsS ASn-¡-Sn-bp−m-Ip¶ hne-hÀ²-\-hv. Nm¡n\v 450 

cq]-bp-−m-bn-cp¶ Imen-¯oä Ct¸mÄ 950 cq]-bn-se-¯n. tIcf ^oUvkv 

Fsseäv Imen-̄ o-äbv¡v Ct¸mÄ 980 cq]bmWv hne. 25 enäÀ ]mÂ 

Xcp¶ k¦-c-bn\w ]ip-hn\v {]Xn-Zn\w 15 Intem-sb-¦n-epw Imen-̄ oä 

\ÂIWw. Ct¸mÄ \½psS \m«nÂ ]pÃpw ssht¡mepw Xosc e -̀y-a-Ã. 

AXp-sIm−v henb tXmXn-ep-ff sNe-hmWv Irjn-¡mÀ A\p-̀ -hn-¡p-¶-

Xv. Imen-¯o-ä-bpsS Akw-kvIrX hkvXp-¡-fmb Xhn-Sv, ]n®m-¡v, 

]cp¯n-¡p-cp, samfm-kkv F¶n-h-bpsS e`-yX Ipd-ªp-h-cn-I-bm-Wv. 

AXp-sIm−v Irjn-¡msc klm-bn-¡p-¶-Xn-\p-th−n Imen-̄ o-äbv¡v 50 

iX-am\w k_vknUn sImSp-¡p-hm-\p-ff Hcp \ne-]m-Sp-IqSn kzo-I-cn-¨p-



                                                 Uncorrected/Not for Publication 83

sIm−v Irjn-¡m-cpsS Xmev]-c-y-̄ n\v ap³Xq¡w sImSp-¡p¶, AXv ]cn-

K-Wn-¡-s¸-Sp¶ Hcp _nÃmbn Cu BIvSv amän-¯oÀ¡m³ _lp-am-\-s¸« 

a{´n ]cn-{i-an-t¡-− -Xp-−v. Cu _nÂ AXn\v ]c-ym-]vX-a-Ãm-sb-¶p-f-f-Xp-

sIm-−mWv Rm³  CXn\v hntbmP-\-¡p-dn¸v tcJ-s¸-Sp-¯n-b-Xv.  

{io. Fkv. iÀ½: kÀ, ka-b-sa-Sp¯v kw`m-j-W-¯n\v apXn-cp-¶n-Ã. 

k_vPIvSv I½nän dnt¸mÀ«v sNbvX-{]-Im-c-ap-ff 2013-þse tIcf £oc-

IÀjI t£a-\n[n (t -̀Z-K-Xn) _nÃn\v Fsâ hntbm-Pn¸v ChnsS tcJ-s¸-

Sp-¯p-I-bm-Wv. B hntbm-P-\-¡p-dn-̧ nsâ kmcmwiw F\n-¡p-ap¼v kwkm-

cn¨ _lp-am-\-y-\mb kJmhv {io. C. ]n. Pb-cm-P³ ChnsS hni-Zo-I-cn-

¨p. tIcfw £otcmÂ¸m-Z\ cwK¯v  C´-y-bnÂ 13-þmw Øm\-̄ m-Wv. 

F«-c-e£w £oc-IÀjI IpSpw_-§Ä D]-Po-h-\-amÀ¤-ambn kzo-I-cn-¨n-«p-

ff, `£-y-kp-c-£-bp-sSbpw Btcm-K-y-kp-c-£-bp-sSbpw Ahn-`m-P-y-L-S-I-

amb Hcp {][m\ taJ-e-bmWv £oc-ta-J-e. Cu £oc-ta-J-e-bnÂ 

F«ce£w IpSpw-_-§-fp-−v. ]t£ t£a-\n-[n-bnÂ AXnsâ F«n-sem¶v 

t]mep-an-Ã. bYmÀ°-¯nÂ tIc-f-¯nse £oc-IÀj-Isc apgp-h³ 

A{Ukv sN¿m-hp¶ hn[-¯nÂ Cu t£a-\n-[n-bpsS ASn-¯d hn]p-eo-I-

cn-¡p-¶-Xn\pw AXn\v t£a-\n-[nsb {]m]vX-am¡p¶Xn\pw Kh¬saâv 

klm-b-t¯m-Sp-IqSn ]¦phln-¡p--¶-Xn-\p-ff Znim-t_m-[-ap-−m-¡p-¶-Xn\v 

XoÀ¨-bmbpw CsXmcp {]tNm-Z-\-am-bn Xocp-sa¶v Rm³ {]Xo-£n-¡p-I-bm-

Wv. 2020-þ-Sp-IqSn tIc-f-¯nÂ ]mensâ Bh-i-y-IX 110 e£w enäÀ 

BIpw. F«-p-hÀjw- sIm−v 50 e£w enäÀ ]mÂ A[nIw DÂ¸m-Zn-

¸nt¡−n-hcpw. tIc-f-¯nsâ Bh-i-y-IX IqSp-Ibpw Bh-i-y-¯n-\-\p-k-



                                                 Uncorrected/Not for Publication 84

cn¨v DÂ¸m-Z\w CÃm-Xn-cn-¡p-Ibpw sN¿p-¶Xv h³tXm-Xn-ep-ff I½n-bn-

tebv¡pw, aäv kwØm-\-§Ä Ct¸mÄ B{i-bn-¡p¶Xpt]mse ZoÀL-Im-

em-Sn-Øm-\-¯nÂ h³tXm-XnÂ B{i-bn-¡p-hm³ \nÀ_-Ôn-X-am-bn-̄ o-cp-

Ibpw sNt¿−nhcp-sa-¶p-ÅXv AXoh Kuc-h-I-c-ambn I−p-sIm−v, 

ZoÀL-ho-£-W-t¯m-Sp-Iq-Sn-bp-ff Hcp kbân-^nIv ]mÂ amt\Pvsaâv 

\bwXs¶ C¡m-c-y-̄ nÂ Bhn-jv¡-cn-¡p-¶Xv \¶m-bn-cn-¡p-sa¶v 

IW¡m-¡p-I-bm-Wv. _lp-am-\-s¸« AwKw C. ]n. Pb-cm-P³ Nq−n-¡m-

Wn-¨-Xp-t]mse, \ap¡v GhÀ¡pw Adn-hp-f-f-Xp-t]mse, CS-̄ -«p-Im-cpsS 

Nqj-W-̄ nÂ\n¶pw £oc-IÀj-Isc Hgn-hm-¡p-¶-Xn-\p-th−nbmWv 

anÂa cq]o-I-cn-¡-s¸-«-Xv. CS-¯-«p-Im-cpsS Nqj-W-¯nÂ\n¶pw 

kwc£Ww \ÂIn Irjn-¡m-csâ Hcp c£m-I-h-Nhpw I¬k-yq-a-dpsS 

Hcp kplr¯pw F¶ I¬sk-]vämWv anÂa cq]o-I-cn-¡-s¸-Sp-t¼mÄ 

auen-I-ambn {]hÀ¯n-̈ -Xv. F¶mÂ I¬k-yq-aÀ¡v t{Zmlhpw Irjn-

¡mÀ¡v in£bpw \ÂIp¶ ZuX-y-sa¶ \ne-bnemWv anÂa {]hÀ¯n-¨p-

sIm-−n-cn-¡p-¶-Xv. B ØnXn-bnÂ amäw hc-Ww.  ]mensâ hne hÀ²n-̧ n-

¨-t¸mÄ sImgp-¸nsâ LSIw 3.5%, sImgp-t¸-Xc LSIw 8.5%, Cu 

s]ÀktâPv \nÝ-bn¨v hÀ²-\-hnsâ B\p-Iq-eyw Irjn-¡m-c\v In«m¯ 

hn[-¯n-ep-ff I−o-j³kmWv anÂa h¨-Xv. CXnsâ ^e-ambn  hÀ²-\-

hnsâ t\«w Irjn-¡mÀ¡v e`n-¡m-Xn-cn-¡p-Ibpw hne-hÀ²-\hv I¬k-yq-

asd {]Xn-Iq-e-ambn _m[n-¡p-Ibpw sN¿pw. I¬k-yq-a-dnsâ kplr¯pw 

Irjn-¡m-csâ c£-I-\p-ambn {]hÀ¯n-t¡-− anÂa-bpsS {]hÀ -̄\-

¯nsâ ^e-ambn Htcka-b¯v Cc«tZmjw kw`-hn-¡m-hp¶ hn[-̄ n-

tebv¡v Imc-y-§Ä \o§p¶p. Ct¸mÄ kzo-I-cn-¡p¶ Cu kao-]\w 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 85

anÂa-sb-s¡m−v Xncp¯n-¡m³ klm-b-I-c-amIp¶ hn-[-̄ nÂ 

Kh¬saâv CS-s]-S-Ww. Rm³  A[nIw kabsaSp-¡p-¶n-Ã. IÀ®m-S-I, 

Xan-gv\mSv F¶o tÌäpI-fnÂ \½psS tÌäns\ At]-£n¨v]men\v 

Ct¸mÄ hne¡pd-hmWv. ]t£ tÌäv Kh¬saâv k_vknUn sImSp-¡p-

¶p-−v F¶-XmWv  t_kn-¡m-bn-«p-ff Imcyw. \ap¡v k_vkn-Un-bn-Ã. 

At¸mÄ \½psS `£y-kp-c-£-bp-sSbpw Btcm-Kykpc-£-bp-sSbpw Ahn-

`m-P-y-L-S-I-am-sW¶v I−p-sIm-−p-ff Hcp CS-s]-SÂ D−m-I-Ww.  hcp¶ 

_UvP-än-se-¦nepw ]mensâ Imc-y-̄ nÂ tIc-f-̄ nsâ `mhnsb ap³\n-dp-

¯n-s¡m−v aäv AbÂ kwØm\-§Ä kzo-I-cn-¡p-¶-Xp-t]mse amXr-Im-

]-c-ambn k_vknUn sImSp-¡p¶-Xn\pff kao-]\w kzo-I-cn-¡-Ww. AXv 

]mÂ IÀj-Is\ Htcka-b¯v kwc-£n-¡-em-bn-cn-¡pw. I¬k-yq-aÀ¡v 

hne-¡-bäw ^oÂ sN¿p-I-bn-Ã. I¬k-yq-aÀ¡v tZmjwhcm¯ hn[-̄ nÂ  

Irjn-¡m-cs\ kwc-£n-¡m³ Ign-b-W-sa-¶p-s− -¦nÂ IÀ®m-S-I, Xan-

gv\mSv XpS-§nb kwØm-\-§-fnÂ sN¿p-¶-Xp-t]msebpff \S-]-Sn-IÄ 

kzoIcn¡-Ww. ChnsS ]mepÂ¸m-Z-\-¯n-ep-−m-Ip¶ A[n-I-s¨-ehv 

Kh¬saâv  k_vkn-Un-bm-bn sImSp¯v IÀj-Isc kwc-£n-¡-Ww.  

kwLhpw anÂabpw kw`-cn-¡p¶ ]men\v an\naw hne \nÝ-bn-¡m-hp¶ 

ØnXn-bn-tebvs¡ -̄Ww. an\naw hne \nÝ-bn-̈ mÂ I¬k-yq-a-dpsS 

Xmev]-cyhpw Irjn-¡m-cpsS XmÂ]-cyhpw kwc-£n-¡m³ Ignbpw. AXn-

s\mcp {Iao-I-cWw D−m-¡Ww. _lp-am-\-s¸« C.- ]n. Pb-cmP³ Nq−n-

¡m-Wn-¨-Xp-t]mse Imen-¯o-äbv¡v 50% k_vknUn \ÂI-Ww. A¦-am-en, 

aäqÀ, Ime-Sn, ae-bm-äqÀ, \ote-iz-cw, ASn-amen taJ-e-I-fn-sems¡- 25,000 

Irjn-¡mÀ {][m-\-am-bn«pw ]mÂ Af-¡p¶ ]n.-Un.-Un.-]n. skmsskän, 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 86

Hcp A¨sâ t\Xr-Xz-¯n-emWv hfsc \Ã \ne-bnÂ amXr-Im-]-c-ambn \S-

¯p-¶-Xv. ]t£ AhÀ t£a-\n-[n-bnÂ CÃ. A¯cw Bfp-Isf¡qSn 

DÄs -̧Sp¯n  amXr-Im]-c-amb ]¦v hln-¡m\pw Ah-sc-sbÃmw t£a-\n-

[n-bnÂ DÄs¸-Sp-¯p-hm-\p-ap-ff \S-]Sn kzo-I-cn-¡-Ww. t£a-\n-[n-bpsS 

{]hÀ -̄\-̄ nsâ ^e-ambn hnZ-ym-̀ ym-k, hnhm-l, NnIn-Õm, `h\ 

hmbv]m ]²-Xn-IÄ Bhn-jv¡-cn-¡p-¶-Xn\v Ign-bp¶ kml-N-cyw D−m-I-

Ww. s]³j³ XpIsb kw_-Ôn¨v ChnsS ]d-bp-I-bp-−m-bn. {]mY-anI 

kwL-§Ä¡v {]hÀ¯\ aqe-[-\hpw dnthmÄhnwKv ^−pw sImSp-¯v 

Ahsc tÌ_n-fm-¡n-sb-Sp¯v Irjn-¡m-csâ c£mIhNwt]mse {]mY-

anI kwL-s¯ {]m]vX-am-¡n-sb-Sp-¡m³ Ign-bp¶ hn[-¯n-ep-ff kao-

]\w kzo-I-cn-¡-Ww. aäv kwØm-\-§-fnÂ \n¶pw hcp¶ ]mensâ Izm-

fnän sSÌv \S-̄ p-¶-Xn-\pff em_pIÄ kpc-£n-X-amb hn[-̄ nÂ {Iao-I-

cn¡p-hm-\p-ff \S-]-Sn-bp−m-I-Ww. AXpt]mse £ocIÀj-IÀ¡v ]en-i-

c-ln-X- hmbv]m kwhn-[m\w \S-¸m-¡-Ww. Ahsc sXmgnepd¸v ]²Xn-

bnÂs -̧Sp-̄ p-Ibpw thWw. anÂa ]mÂ hnehÀ²-\bv¡v em`w hcp-

t¼mÄ B em`w Irjn-¡mÀ¡p-IqSn  sImSp-¡m-hp¶ hn[-¯n-em-I-Ww. 

£oc IÀj-IÀ¡v kuP-\-y-am-bn- C³j-z-d³kv kvIow Bhn-jv¡-cn-¡m³ 

Ign-bp-tam-sb¶v t\m¡-Ww. A§s\ \½psS kwØm-\-̄ nsâ Btcm -

K-y-I-c-amb hfÀ¨bv¡v ASn-Øm-\-]-c-amb ]¦v hln-¡p¶ AXn-{]-[m-\-

amb Hcp taJ-e-bnÂ ZoÀL-ho-£-W-t¯m-sS-bp-ff Imgv¨N¸mSv cq]-s¸-Sp-

¯m³ Cu _nÃnsâ NÀ¨ klm-bn-¡-s« F¶v ]d-ªp-sIm−v Rm³ 

Ah-km-\n-¸n-¡p-¶p. 

 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 87

 {io. sPbnwkv amXyp: kÀ, Cu t`Z-KXn _nÃn\v Rm³ hntbm-P-\-

¡p-dn¸v tcJ-s¸-Sp-¯p-I-bm-Wv. k_vPIvSv I½n-än-bnÂ Xs¶ D¶-bn-̈ Xpw 

AXn-t\mSv tbmPn-¡m-¯-Xp-amb Nne Imc-y-§fmWv ]d-bm³ Dt±-in-¡p-

¶-Xv. F\n¡v ap¼v kwkm-cn¨ c−v _lp-am-\-s¸« AwK-§fpw kqNn-¸n-

-̈Xp-t]mse \½psS kwØm-\s¯ Irjn-¡mÀ ImÀjn-I-ta-J-e-bpsS 

XIÀ¨-sb-¯p-SÀ¶v Gsd {]Xo-£-tbm-Sp-IqSn B{i-bn-¡p¶ Hcp cwK-

amWv arK-kw-c-£-Ww, hnti-jn¨v ]mepÂ¸m-Z-\-ta-J-e. A¡m-c-y-¯nÂ 

Kh¬saâv th−{X \njv¡Àj ]peÀ¯p-¶nÃ F¶p-f-f-XmWv Cu aqe-

\n-b-a-¯nse t`Z-K-Xn-sIm−v ImWp-¶-Xv. bYmÀ°-̄ nÂ ChnsS Ah-X-

cn-̧ n¨ t`Z-KXn £oc-IÀj-I-cnÂ {]-Xo-£bv¡v hI-\ÂIp-Ibpw IqSp-

XÂ £oc-IÀj-IÀ B cwK¯v \ne-\nÂ¡p-¶-Xn\pw ]mepÂ¸m-Z\w 

hÀ²n-¡p-¶-Xn\pw CS-bm-¡p¶ hn[-¯n-ep-ff H¶m-sW¶v tXm¶p-¶n-Ã. 

hfsc \ma-am-{X-amb  kwJ-y-bpsS hÀ²-\hpsIm−v £octaJ-e-bnÂ 

GÀs -̧«n-cn-¡p¶ Irjn-¡mÀ¡v Hcp {]Xo-£bpw hI-\ÂIp-¶n-Ã. 

bYmÀ°-¯nÂ ]mensâ hne \nÝ-bn-¡m-\p-ff Ah-Imiw ]mepÂ¸m-Z-

IÀ¡n-Ã. anÂa-bmWv AXv \nÝ-bn-̈ p-sIm-−n-cn-¡p¶-Xv. Ct¸mÄ c−v 

L«-§-fn-em-bn A©v cq]hoXw hne hÀ²n-¸n-¨p. hÀ²n-¸n¨ XpI-bnÂ 

\ma-am-{X-amb kwJ-y-bmWv £ocIÀj-IÀ¡v e`n-¡p-¶-Xv. F¶mÂ 

CXnÂ\n¶pw hy-X-y-kvX-ambn ]men\v ASn-Øm\ hne \nÝ-bn-¡p-¶-Xn\v 

Kh¬saâv X¿m-dmIWw. B ASn-Øm\ hnebv¡v B\p-]m-Xn-I-ambn 

anÂa hne hÀ²n-̧ n-¡p-¶ Hmtcm L«-̄ nepw £oc-IÀj-IÀ¡p-IqSn 

AXnsâ t\«w D−m-I-̄ ¡h®w CS-s]-Sm³ Kh¬saân\v Ign-b-Ww. 

AX-sÃ-¦nÂ Hcn-¡Â hne \nÝ-bn-¡-s¸-Sp-¶p, anÂa ho−pw AXnsâ 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 88

D]-t`m-àm-¡-fnÂ \n¶pw IqSp-XÂ hne CuSm-¡p-¶p. XZ-\p-krX-ambn 

Irjn-¡mÀ¡v e`n¡msX hne t]mIp-¶p. CXv £oc-ta-J-e-bnÂ GÀs¸-

«p-sIm-−n-cn-¡p¶ Irjn-¡mÀ B cwK¯p \n¶pw hn«p-t]m-Ip-¶-Xn\v 

Imc-W-am-Ip-I-bm-Wv. Xt±i kz-bw-`-cW Øm]-\-§Ä¡v ]Ww A\p-h-

Zn¨v AXnsâ `mK-am-bn-«p-ff ]²Xn cq]o-I-cn-¡p¶ L«-̄ nÂ \nc-h[n 

Xt±-i-k-z-bw-̀ cW Øm]-\-§Ä ]ip-¡sf hm§n-s¡m-Sp-¡p-¶-Xn-\p-ff 

]²-Xn-IÄ Bhn-jv¡-cn-̈ n-«p-−v. ]t£ F´mWv bYmÀ°-¯nÂ kw -̀hn-

¡p-¶-Xv? Hcp ]©m-b-¯v ]²-Xn- X¿m-dm¡n B ]²Xn \S-¸m-¡p-¶-

Xnsâ `mK-am-bn sXm«-Sp¯ ]©m-b-¯nÂ \n¶p-amWv ]ip-¡sf hm§p-

¶-Xv.  Hcp ]©m-b¯v ]²Xn hbv¡p-¶p. AXn\Sp¯ ]©m-b-̄ nÂ 

\n¶pw ]ip-¡sf hm§p-¶p. tIc-f-̄ nse ]mepÂ¸m-Z\ cwK¯v 

bmsXmcp amähpw D−m-¡m³ CS-bm-Im¯ hn[-¯n-emWv \½psS kl-

I-c-W-Øm-]-\-§sfms¡ ]Ww ISw-sIm-Sp-̄ pw £otcm-ev]m-Z\ taJ-e-

bnÂ Kh¬saânsâ ]²XnhnlnXw D]-tbm-Kn-̈ pw Cu ]²-Xn-IÄ Bhn-

jv¡-cn-¡p-¶Xpw \S-¸m-¡-s¸-Sp-¶Xpw. F¶mÂ C¡m-c-y-¯n-semcp t`Z-

KXn hc-¯-¡-h®w A\-y-kw-Øm-\-¯p-\n¶pw hm§-W-sa¶v Xocp-am-

\n¨p. At¸mÄ AXn-tesd sshX-c-Wn-IÄ. A\-y-kw-Øm-\-¯p-

t]mbn.............. 

 {io. Fw. D½À : kÀ, C¡-tWm-an¡v dnhyq 2012 A§-bpsS {i²-

bnÂs¸-«p-Im-Wp-sa¶v Rm³ hnNm-cn-¡p-¶p.  cmP-y¯v 50%-þÂ IqSp-XÂ 

]mÂ DÂ¸m-Zn-̧ n-¡p-¶Xv, {]Xn-Zn\w GI-tZiw H¶v apXÂ aq¶v enäÀ 

hsc ]mÂ DÂ¸m-Zn-¸n-¡p-¶Xv sNdp-InS \ma-am{X IÀj-Icpw `qc-lnX 

sXmgn-em-fn-I-fp-am-Wv. F¶p-]-d-ªmÂ 50%-þe[nIw Bfp-IÄ Hcp enäÀ 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 89

apXÂ aq¶v enäÀ hsc ]mÂ DÂ¸m-Zn-¸n-¡p¶ \ma-am{X IÀjIcmWv. 

Cu \nbawsIm−v bYmÀ°-¯nÂ {]tbm-P\w e`n-¡p-¶Xv km[m-c-W-

¡mcpw ]mh-s¸-«-h-cp-amb Cu hn`m-K-¯nÂs¸« Bfp-IÄ¡m-Wv. ]t£ 

C§-s\-bp-ff Bfp-IÄ¡v, Hcp enäÀ apXÂ aq¶v enäÀ hsc ]mÂ 

DÂ¸m-Zn-¸n-¡p¶ 50%-þ-t¯mfw hcp¶ IÀj-IÀ¡v Hcp hÀjw 500 enäÀ 

]mse¦nepw DÂ¸m-Zn-¸n-¨mte Cu t£a-\n-[n¡v AÀl-X-bp-−m-IpI-bp-

ffpsh¶v ]d-bp-¶p-−v. Hcp ]ip-hns\ hfÀ¯p¶ km[m-c-W-¡m-cmb 

\ma-am{X IÀj-IÀ¡v 500 enäÀ ]mÂ e`n-¡m-\n-S-bnÃ. AXp-sIm−v ]mÂ 

Af-¡p-¶Xv 500 enä-dnsâ ]cn-[n-bnÂ \n¶pw 250 enäsd¦nepw B¡-W-

sa¶v A`n-{]m-b-ap-−v. AXn-t\mSv A§v tbmPn-¡p-¶pt−m? 

 {io. sPbnwkv amXyp : XoÀ¨-bm-bn«pw tbmPn-¡p-¶p-−v. -am-{X-aÃ 

k_vPIvSv I½n-än-bnÂ C¡m-cyw Nq−n-¡m-Wn-¨-Xm-Wv. 500 enäÀ ]mÂ 

{]Xn-hÀjw Af-¡pI F¶v ]d-bp-¶Xv henb tXmXnÂ DÂ¸m-Zn-̧ n-¡p¶ 

CS-¯-c-¡m-cmb Irjn-¡mcpw AXn\v apI-fn-ep-ffhÀ¡pta km[n-¡pI-

bp-ffp. am{X-aÃ Hcp ]ip-hns\ t]mäp¶ BÄ¡v hÀj-¯nÂ F{X amk-

amWv ]mÂ Id-h-bp-−m-Ip-I. H¶n-e-[nIw ]ip-hns\ t]mäm³ X¡-h-®-

ap-ff kuI-cyw, AXns\ tabv¡m-\p-ff ]pÃpw, ssht¡mÂ In«m\pff 

km[-y-X-bp-sams¡ C¶v tIc-f-̄ nÂ A\p-\n-anjw Ipd-ªp-h-cn-I-bm-Wv. 

C¯csamcp ]cn-X-Øn-Xn-bnÂ Cu taJ-e-bnÂ  BIÀj-Wo-b-X-bp-−m-

¡p-¶-Xn-\mWv t£a-\n-[nbpw s]³j\pw hn`m-h\w sNbvX-Xv. B t£a-

\n-[nbpw s]³j\pw Imem-\p-kr-X-ambn hÀ²n¨ \ne-bnÂ Irjn-¡mÀ¡v 

e`n-¡p-¶-Xn-\m-h-i-y-amb Hcp Xocp-am-\-ap-−mIWw. A§-s\-bp-−m-

IWsa-¦nÂ ............. 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 90

 an. sU]yq«n kv]o¡À: _lp-am-\-s¸« sPbnwkv amX-yp, ap¼v 

kwkm-cn¨ c−p-t]cpw A©v an\n-«p-ho-X-amWv kwkm-cn-¨-Xv. A©v an\n-

«m-bn. 

 {io. sPbnwkv amXyp: kÀ, Rm³ Ah-km-\n-̧ n-¡p-¶p. AXp-sIm−v 

Cu _nÃnse t`Z-KXn Irjn-¡msc Dt±-in-̈ p-sIm-−mWv Kh¬saâv Cu 

_nÂ apt¼m«v hbv¡p-¶-sX-¦nÂ ]men\v ASn-Øm-\-hne \nÝ-bn-¡p-

Ibpw anÂa hne hÀ²n-̧ n-¡p-¶-Xn\\p-k-cn¨v Irjn-¡mÀ¡v B\p-]m-Xn-

I-amb hÀ²-\hv In«p-sa¶v Dd-¸p-h-cp-̄ m³ km[n-¡pIbpw th-Ww. 

AwiZm-b-̄ nÂ Ipd¨v ss]k hÀ²n-̧ n-̈ p-sIm-−m-bn-cp-¶mÂ t]mepw 

s]³j-sâbpw t£a-\n-[n-bp-sSbpw XpI hÀ²n-̧ n¡Ww. ChnsS hn`m-

h\w sNbvX-Xn\v ]pd¯v atäsX-¦nepw hn[-̄ nÂ ]mÂ DÂ -̧¶-§-fnÂ 

\n¶pw skkv GÀs¸-Sp-¯m³ km[n-¡p-tam-sb¶v ]cn-tim-[n-¡-Ww. 

Ct¸mÄ ]d-bp-¶Xv anÂabpw AXp-t]mse Irjn-¡m-c\pw sImSp-¡-W-sa-

¶m-Wv. AXn\p]pd¯v ]mÂ D]-tbm-Kn-¨p-sIm−v DÂ¸m-Zn-¸n-¡-s¸-Sp¶ 

\nc-h-[n- DÂ¸-¶-§-fp-−v. AXn-t·Â CuSm-¡p¶ \nIp-Xn-bnÂ \n¶pw 

sNdnb XpI hkqÂ sN¿-Ww. aäv ]e Imc-y-̄ nepw Kh¬saâv 

A§s\ sN¿p-¶p-−v. AXp-t]mse C¡m-c-y-¯nepw sNdnb kwJ-y-sb-

¦nepw ]mÂ DÂ -̧¶-§-fnÂ \n¶pw hkqÂ sNbvXp-sIm−v t£a-\n-[n-

bp-sSbpw s]³j-sâbpw XpI-bnÂ hÀ²-\hp−m-¡m³ Ign-b-Ww. A§-

s\-sbm¶pw Cu t`Z-K-Xn-bn-en-Ã. C¯cw Imc-y-§Ä IqSn t`Z-K-Xn-bnÂ 

DÄs¸-S-W-sa-¶pffXmWv F\n¡v \nÀt±-in-¡m-\p-ffXv. 

 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 91

{io. sI. kptcjv Ipdp¸v:  kÀ, k_vPIvSv I½nän dnt¸mÀ«v sNbvX 

{]Im-c-apÅ 2013-þse tIcf £oc-IÀjI t£a-\n[n (t`-Z-K-Xn) _nÂ 

s]mXp-P-\m-`n-{]mbw  t\Sp-¶-Xn-\mbn kÀ¡p-teäv sN¿-W-sa¶ 1 (F) 

\¼À t`Z-KXn Ah-X-cn-¸n-¡p-¶p. 

Cu _nÂ{]Imcw £oc-IÀj-I-À Awi-Zmbw AS-bv¡p-¶Xv Iq«n-

sb-¦nepw AhÀ¡v \ÂIp¶ B\p-Iq-e-y-§-fnÂ hÀ²-\hv D−m-bn-«n-Ã. 

Ct¸mÄ sImSp-¡p¶ s]³j³XpI Iq«p-sa-¶m-Wv _nÃnÂ ]d-bp-¶Xv. 

£oc-IÀj-IÀ¡v Ct¸mÄ sImSp-¡p¶ s]³j³ XpI-bmb 300 cq]-

bnÂ \n¶v 1000 cq]-sb-¦n-ep-am-¡n hÀ²n-̧ n¡m\pÅ \S-]Sn Kh¬saâv 

kzo-Icn-¡-Ww. aäv t£a-\n-[n-I-fnÂ AwK-§-fm-b-hÀ¡v s]¬Ip-«n-I-

fpsS hnhm-lw, ac-Wm-\-´-c-¨-S-§v, hnZ-ym-`-ymk B\p-Iq-e-y-§Ä XpS-

§nb- B\p-Iq-e-y-§Ä e`n-¡p¶p−v.  A§s\ Hcm-\p-Iq-e-yhpw £oc-

IÀjI t£a-\n-[n-bnÂ \n¶v e`n-¡p-¶n-Ã. AXn-\pÅ \S-]-Sn-I-fp-−m-

IWw. £oc-IÀj-Isc klm-bn-¡m³ Kh¬saâv sNt¿− Gähpw 

{][m-\-s¸« Imcyw Imen-¯o-äbv¡v k_vknUn sImSp¡pI F¶p-Å-

XmWv. AXÃmsX thsdmcp klm-bhpw sNbvXn«v Imc-y-anÃ. ]me-f-¡p¶ 

ka-b¯v NmÀ«v A\p-k-cn-¨mWv hne \nÝ-bn-¡p-¶-Xv. NmÀ«v amä-Ww, 

ImcWw NmÀ«v {]Im-c-apÅ Fkv.-F³.-F-̂ v., ^mäv I−âv XpS-§n-

bhsbm¶pw Chn-sS-bpÅ ]ip-¡-fpsS ]menÂ \n¶v In«m-dn-Ã. Ah 

k¦-c-bn\w ]ip¡fmbXmWv AXn\p ImcWw. k¦-c-bn\w ]ip-¡Ä¡v 

Cu ]d-bp¶ am\-Z-Þ-a-\p-k-cn-̈ pÅ ]mÂ In«m³ {]bm-k-am-Wv. AXp-

sIm−v NmÀ«v ]p\:-kw-hn-[m\w sN¿-W-sa-¶p-ÅXv £oc-IÀj-I-cpsS 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 92

Gähpw {][m-\-s¸« Bh-i-y-§-fn-sem-¶m-Wv. t£a-\n-[n-bnÂ AwK-amb 

IÀj-IÀ ac-W-a-S-ªmÂ AhÀ¡v AS¨ kwJy XncnsI \ÂIm³ 

kwhn-[m-\-ap-−m-I-Ww. t£a-\n-[n-bnÂ AwK-amb £oc-IÀj-IÀ ac-W-a-

S-ªmÂ AS¨ XpI XncnsI \ÂIm-\pÅ kwhn-[m\w Ct¸m-gn-Ã 

F¶mWv Rm³ a\-Ên-em-¡p-¶-Xv. AsXmcp {][m-\-s¸« A]m-I-X-bmWv, 

AXv Xncp-¯-Ww. AXp-t]mse £oc-IÀj-Isc {KmaoW sXmgn-ep-d¸p 

]²-Xn-bnÂ DÄs¸-Sp-¯-W-sa-¶p-ÅXv Gähpw {][m-\-s¸« Hcp Bh-i-y-

am-Wv. AXv Kh¬saâv AwKo-I-cn-¡-Ww. CXmWv {][m-\-ambn C¡m-c-y-

¯nÂ ]d-bm-\p-Å-Xv.  

{io. hn. Sn. _Âdmw:  kÀ, k_vPIvSv I½nän dnt¸mÀ«v sNbvX 

{]Im-c-apÅ 2013-þse tIcf £oc-IÀjI t£a-\n[n (t`-Z-K-Xn) _nÂ 

ho−pw AtX k_vPIvSv I½nänbpsS ]cn-K-W-\bv¡v Ab-bv¡-W-sa¶ 

2(-_n) t`Z-KXn Ah-X-cn-¸n-¡p-¶p.  

£ocIÀj-IÀ Gsd-\m-fmbn Bh-i-y-s¸-Sp-Ibpw Hcp-]mSv B{K-ln-

¡p-Ibpw sNbvX Imc-y-§fpsS ]qÀ¯o-I-c-W-¯n-\p-th−nbmWv C -̄c-

¯n-epÅ Hcp Asaâvsaâv _nÂ ChnsS F¯n-bn-cn-¡p-¶-Xv. XoÀ¨-

bmbpw AXv A`n-\-µ-\mÀl-amb Imc-y-am-Wv. GXm−v F«p e£-t¯mfw 

£oc-IÀj-I-cpw aqhm-bn-c-¯n Aªq-dn-tesd kl-I-cW kwL§fp-

ap−v. AXnÂ _lp-̀ q-cn-]-£hpw sNdp-In-S-¡m-cm-Wv. ChÀ¡v klm-b-I-c-

am-Ip¶ Xc-¯nÂ Hcp \nb-a-\nÀ½mWw ChnsS \S-¡p¶p F¶p-Å-Xp-

Xs¶bmWv Cu \nb-a-̄ nsâ Gähpw henb {]k-ànbpw AXnsâ 

Gähpw henb \·-bpw. ]Xn-s\-«c e£-t¯mfw sXmgn-e-h-k-c-§-fmWv 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 93

Hcp hÀjw krjvSn-¡-s¸-Sp-¶Xv F¶mWv IW-¡p-IÄ. £oc-IÀj-IÀ 

\S-¯n-s¡m-−n-cn-¡p¶ {]hÀ¯\w `£-y-kp-c-£sb kw_Ôn¨n-S-

t¯mfw hfsc {][m-\-s¸« Hcp Imc-y-amWv. ]mÂ Hcp k¼qÀ®m-

lmcsa¶ \ne-bnepw \ap¡mh-i-y-apÅ t{]m«o³ e -̀y-am-¡p-¶-Xn\v 

Gähpw D]-tbmK{]Z-amb Hcp `£-W-sa¶ \nebv¡pw ChÀ \S-¯n-

s¡m-−n-cn-¡p¶ {]hÀ¯\w `£-y-kp-c-£-bp-ambn _Ô-s¸«v Gähpw 

{][m-\-s¸« Imc-y-am-Wv. CsXm-s¡-bmsW¦nepw b-YmÀ°- £oc-IÀjIÀ 

Hcp-]mSv _p²n-ap-«p-IÄ t\cn-Sp-I-bm-Wv. Ch-cnÂ _lp-`q-cn-]-£hpw sNdp-

In-S-¡m-cm-sW¶v Rm³ t\cs¯ ]d-ªp. s]me-yq-jsâ Imc-y-hp-ambn 

_Ô-s¸«v ]©m-b-̄ p-IÄ GÀs -̧Sp-̄ p¶ \n_Ô\-IÄ ChÀ¡v 

apt¶m-«p-t]m-Im³ Ign-bm¯ kml-N-cyw krjvSn-¡p-¶p-−v. {]tX-y-In¨v 

Bdp ]ip-¡-fnÂ IqSp-X-epÅ Bfp-IÄ¡v Hcp-]mSv _p²n-ap-«p-I-fm-Wv. 

_tbm-K-ymkv ¹mâv thWw, IqSp-XÂ]ip-¡-fp-−m-Ip-t¼mÄ henb ¹mâv 

thWw. bYmÀ°-¯nÂ hy-h-kmb Øm]-\-§Ä¡v {]nkvss{I_v sN¿p-

¶-Xn-t\-¡mÄ  henb ¹mâp-IÄ, - 20 Iyq-_nIv aoäÀ hen-¸-¯n-epÅ 

¹msâms¡ thW-sa-¶mWv ]d-bp-¶-Xv. CXv Hcp-]mSv _p²n-ap-«p-IÄ D−m-

¡p-¶p-−v. AXp-t]mse emâv dnI-z-bÀsaâv, Hcp-]mSv Øe-apÅ Bfp-

IÄ¡v am{Xta  \nb-a-{]-Imcw IqSp-XÂ ]ip-¡sf hfÀ¯m³ Ign-bp-

¶p-Åq. ]t£, _lp-`q-cn-]£w sNdp-InS IÀj-IÀ¡pw 50 sktâm 

AXnÂ Xmsgtbm `qan am{Xta \ne-hn-epÅq F¶pÅ Imcyw \ap¡dn-

bmw. {Km-a-{]-tZ-i-§-fnÂt¸mepw `qan-bpsS hne hÀ²n-̈ n-cn-¡p-I-bm-Wv. 

C¯cw Imc-y-§Ä sIm−pXs¶-bm-bn-cn¡mw Ubdn A\n-aÂ t]m¸p-te-

j³ hfscb[nIw Ipd-ªp-h-cn-I-bm-Wv. Cu Imc-y-̄ nÂ Kh¬saâv 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 94

{]tX-y-I-amb {i² sNep-t¯-− -Xp-s−¶v F\n¡v tXm¶p-I-bm-Wv. 

t\cs¯ {io. sI. kptcjv Ipdp¸v AS-¡-apÅ Bfp-IÄ kqNn-¸n-¨-Xp-

t]mse sXmgn-ep-d¸p ]²-Xn-bnÂ £oc-IÀj-Isc DÄs¸-Sp-¯Wsa-¶p-Å-

XmWv Gähpw DNn-X-am-bn-«pÅ Imc-yw.  A¡m-cyw tI{µ Kh¬saânsâ 

{i²-bnÂs -̧Sp¯n A\p-Iqe Xocp-am\w t\Sn-sb-Sp-¡m³ FÃm-hÀ¡pw 

Hä-s¡-«mbn ]cn-{i-an-t¡-− -Xp-−v. ChnsS ]ecpw kqNn-¸n-¨ asämcp 

Imcyw, A\-y-kw-Øm-\-§-fnÂ \n¶p-h-cp¶ ]mensâ KpW-\n-e-hm-c-s¯-

¡p-dn¨pff  Bi-¦-bmWv.   henb KpW-\n-e-hm-c-̄ -IÀ¨ Cu taJ-e-bn-

ep−v F¶mWv ]d-b-s¸-Sp-¶-Xv. ]mep-ambn bmsXmcp _Ô-hp-an-Ãm¯, 

ImgvN-bnÂ ]membn tXm¶p¶ ]m\obw ]m¡-äp-I-fn-em¡n Chn-tSbv¡v 

hcp¶p F¶p-Å-XmWv hkvXp-X. tIcfw IWn I−p-W-cp¶ \³a 

F¶mWv anÂa-bpsS ]c-k-y-hm-N-Iw. anÂa-bpsS \ne-hm-c-hp-ambn _Ô-

s¸-Sp¯n t\m¡p-t¼mÄ Hcp \ne-hm-c-hp-an-Ãm¯ A\ykwØm\ ]mÂ 

Chn-tSbv¡v IS-¶p-h-cp-¶Xv \½psS Btcm-K-ys¯ henb coXn-bnÂ 

_m[n-¡p¶p−v. t^mÀam-en³, t]Ìv, bqdnb XpS-§n-bh ]mÂ tISm-Im-

Xn-cn-¡m³ D]-tbm-Kn-¡p-¶p−v. hymP¡Ån-s\-¡p-dn¨v ]dbp¶-Xp-t]m-se-

Xs¶ hym-P-]mÂ Hcp henb kmaq-l-ym-tcm-K-y-{]-iv\-ambn \½psS \m«nÂ 

amdn-bn-cn-¡p-I-bm-Wv. AXp-sIm-−p-Xs¶ A\y kwØm-\-§-fnÂ \n¶pw 

IS-¶p-h-cp¶ ]mensâ KpW-\n-e-hmcw ]cn-tim-[n-¡p-¶-Xn-\p-th−n 

AXnÀ¯n-I-fnÂ sN¡vt]m-Ìp-I-tfmSv tNÀ¶v em_v kuI-c-y-taÀs¸-Sp-

¯p¶Xn-\pÅ  Xocp-am\w Kh¬saâv FSp-¡p-I-bm-sW-¦nÂ aäp 

kwØm-\-§-fnÂ \n¶v KpW-\n-e-hmcw Ipdª ]mÂ Chn-tSbv¡v 

F¯p¶ {]h-WX Ah-km-\n-̧ n-¡m³ km[n-¡pw. C¡m-c-y-̄ nÂ 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 95

hensbmcp am^nb {]hÀ¯n-¡p-¶p−v. AXp-t]mse _lp-am-\-y-\mb 

Irjn hIp-̧ p-a-{´n-bpsS Iogn-epÅ A\n-aÂ lkv_âdn 

Un¸mÀ«vsaânsâ {]hÀ¯\w Imtem-Nn-X-ambn ]cn-jv¡-cn-¡p-¶-Xn-s\-

¡p-dn¨v Btem-Nn-¡Ww.  ]et¸mgpw I¶p-Im-en-IÄ¡v \ÂIp¶ acp-¶p-

IfpsS KpW-\n-e-hm-c-an-Ãm-bva-sb-¡p-dn¨v hym-]-I-amb ]cm-Xn-IÄ DbÀ¶p-

h-cp-¶p-−v. Ignª hÀjhpw Hcp-]mSv acp-¶p-IÄ C¯-c-̄ nÂ KpW-\n-

e-hmcanÃm-̄ -Xmbn I−v \in-¸n-t¡−n hcp¶ kml-N-cyap−m-bn-cp-¶p. 

AhnsS Bi-¦-s¸-Sp-¯p¶ Hcp Imcyw C¯-c-¯n-epÅ acp-¶p-I-¼-\n-

IÄ¡v AU-zm³kmbn \½Ä t]saâv \S-̄ p-I-bm-Wv. 50 iX-am\w XpI 

AU-zm³kmbn acp-¶p-I-¼-\n-IÄ¡v sImSp-¡p-I-bm-Wv. ]n¶oSv Ah-cpsS 

acp-¶p-IÄ¡v KpW-\n-e-hm-c-an-Ãm-¯-Xmbn I−p-I-gn-ªmÂ B ]Ww 

\jvS-s¸-Sp¶p F¶-X-ÃmsX AXv Xncn-¨p-]n-Sn-¡m-\pÅ kao-]-\w- FSp-

¡m³ km[n-¡m-dnÃ. Hmtcm hÀjhpw Cu C\-̄ nepÅ sNehv GXm−v 

14 tImSn cq]-tbmfamsW-¶mWv Rm³ a\-Ên-em-¡p-¶-Xv.  Ignª 

hÀjw apXÂ 50 iX-am-\-sa-¶p-ÅXv 75 iX-am\w AU-zm³kv XpI-bmbn 

acp-¶p-I-¼-\n-IÄ¡v \ÂIm-\pÅ Xocp-am-\-sa-Sp-¯n-«p-s− -¶mWv Adn-bp-

¶-Xv. XoÀ¨-bmbpw KpW-\n-e-hm-c-an-Ãm¯ acp-¶p-IÄ Cu taJ-e-bn-

tebv¡v IS-¶p-h-cp-¶-Xn\v CS-bm¡pw. AXp-sIm-−p-Xs¶ acp-¶p-IÄ 

KpW-\n-e-hm-c-an-Ãm-̄ -Xmbn ImWp-I-bm-sW-¦nÂ AhÀ¡v \ÂInb XpI 

Xncn-̈ p-]n-Sn-¡p-¶-Xn\pw  B I¼-\n-Isf »m¡v enÌv sN¿p-¶-Xn\pw 

BÀÖ-h-t¯m-Sp-Iq-Snb \S-]-Sn-IÄ FSp-t¡-− -Xm-bn-«p-−v. Bân-_-tbm-

«nIv acp-¶p-I-Ä arK-§Ä¡v \ÂIp-¶-Xp-sIm−v Hcp-]mSv {]iv\-§-fp-−m-

hp-I-bm-Wv. Cu acp-¶p-I-fpsS ]mÀi-z-^-e-§Ä arK-§-fnÂ am{Xw 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 96

HXp§n \nÂ¡p-¶n-Ã. ]mep-ev]m-Z-\-¯nsâ `mK-ambn AXv ^pUv sNbn-

\n-tebv¡v IS-¶p-I-gn-ªmÂ a\p-j-yÀ¡pw Xe-ap-d-I-tfmfw Cu {]iv\w 

A\p-̀ -hn-t¡-− -Xmbn hcpw. ]et¸mgpw tXUv P\-td-j³, t^mÀ¯v P\-

td-j³  Bân-_-tbm-«n-Ivkp-I-sfms¡ sImSp-¯p-Ign-ªmÂ GXm−v 7 

apXÂ 14 Znh-kw-hsc ]mÂ Id-¡m³ ]mSnÃ F¶mWv tUmIvSÀamcpw 

imkv{X-Úcpw ]d-bp-¶Xv. ]t£, A -̄c-¯nepÅ acp¶p sImSp¯ 

arK-§-fnÂ \n¶mtWm ]mÂ Id-¡p-¶-sX¶v ]cn-tim-[n-¡m-\pÅ 

bmsXmcp kwhn-[m-\-hp-an-Ãm-¯-Xp-sIm−pXs¶ Bân-_-tbm-«n-¡p-IÄ 

DÄs -̧Sp¶ ]mÂ Id-¡p¶ kml-N-c-y-ap-−m-Ip¶p. AXv hnX-cW kwL-

§-fn-eqsS P\-§-fn-tebv¡v, D]-t`m-àm-¡-fn-tebv¡v F¯p¶ kml-N-

cy¯nÂ CXv Zqc-h-ym-]-I-amb {]X-ym-Lm-X-§Ä¡v Imc-W-am-Ip-¶p.  B 

kml-N-cyw ]cn-l-cn-¡p-¶-Xn\p th−n F´p sN¿m³ Ign-bp-sa-¶-Xn-s\-

¡p-dn-¨p-IqSn Nn´n-t¡-− -Xm-bn-«p-−v.  

an. sU]-yq«n kv]o¡À:  {io. hn.-Sn. _Âdmw, Bdp an\n«p Ign-ªp.  

Hcp t]mbnâpw IqSn am{Xta ]d-bp-¶p-Åp. £ocIÀj-I-cpsS 

{]bmk§-sf-¡p-dn¨v ]d-ªp.  {]Xn-]-£¯v \n¶-S¡w DbÀ¶p-

hs¶mcp \nÀt±iw Ch-cpsS s]³j³ XpI Bbncw cq]-sb-¦nepam¡n 

hÀ²n-¸n-¡Ww F¶ff-Xm-Wv. AXv hfsc \ym-b-am-Wv.  Cu taJ-e-bnÂ 

am{X-aÃ, FÃm t£a s]³j-\p-Ifpw Imem-\p-kr-X-ambn Hcp IpSpw-_-

¯n\v anX-amb coXn-bnse¦nepw apt¶m«pt]mIm³ Ign-bp¶ Xc-̄ n-

tebv¡v amd-W-sa-¶pÅ-XmWv \½Ä B{K-ln-¡p-¶-Xv.  ]Xn-\m-bnc¡W-

¡n\v cq] s]³j³ hm§p¶ kÀ¡mÀ Poh-\-¡mcpsS Imcyw am{XaÃ, 

C¯-c-¯n-epÅ t£a s]³j-\p-Isf B{i-bn¨v Pohn-¡p¶ km[m-c-W-



                                                 Uncorrected/Not for Publication 97

¡m-cm-bn-«pÅ sXmgn-em-fn-I-fpsSbpw DÂ¸m-Z-IcpsSbpw XmÂ -̧cyw IqSn 

kwc-£n-¡m³ Ign-b-Ww.  Hcp t]mfnkn F¶pÅ AÀ°-¯nÂ  

tÌävsshUmbn hfsc A{K-ko-hmbn BÀ«n-̂ n-j-yÂ C³sk-ant\j³ 

t{]m{Km-ambn \½Ä ap³t]m«p t]m-Ip-¶-Xp-sIm−v Xt±-iobambn-«pÅ 

ImänÂ{_oUvskÃmw \jvS-s¸-Sp¶ Hcp kml-N-cyw D−m-Ip-¶p−v.  

\½p-sS- Imem-h-Øbv¡v A\p-tbm-P-y-amIp¶ Xc-̄ n-epÅ Hcp-]mSv Xt±-

io-b-amb shssd-än-IÄ ChnsS D−m-bn-cp¶p. ]t£, kz-́ -ambn -

ImfIsf hfÀ¯m³ Ign-bm¯, {_oUv_pÅpIsf hfÀ¯m³ Ign-

bm¯ -\n-baw Ct¸mgpw \ne-\nÂ¡p-¶-Xp-s-Im−pXs¶ Xt±-io-b-amb 

shssd-äo-skms¡ F³sU-bv©À Bbn-«pÅ Ah-Ø-bn-te¡v 

t]mbnsIm−n-cn-¡p-Ibm-Wv.  AXp-s-Im−v  Cu \nb-a-¯nÂ Cf-hp-h-

cp¯n  Xt±-io-b-amb _tbm-ssU-th-gvknänsb F§s\ kwc-£n-¡W-

sa¶Xns\¡pdn¨v Nn´n-t¡-− -Xp-−v.  t\cs¯ tNmtZ-ym-̄ -c-th-f-bnÂ 

s{]m^. kn. cho-{µ-\mYv kqNn-¸n-¨Xpt]mse _tbm-ssU-th-gvknän 

kwc£n-¡pI F¶p-]-d-bp-¶Xv henb hnI-k\ {]hÀ¯-\w,  hensbmcp 

Akäv {Intb-j³ Xs¶-bm-Wv. At¸m-gmWv \½Ä \ne-hn-epÅ  Xt±-io-

b-am-bn-«pÅ shssd-än-Isf \in-¸n-¡p¶ Hcp \bw Hcp \nb-a-am-bn- 

Ct¸mgpw sIm−p-\-S-¡p-¶-Xv.  _tbm-ssU-th-gvknänbpsS  {]m[m-\yw 

a\-Ên-em¡p¶ Cu Ime-L-«-̄ nÂ AXn-semcp Xncp-̄ Â D−m-IWsa-

¶mWv F\n¡v kqNn-¸n-¡p-hm-\p-Å-Xv. Xan-gv\mSv AS-¡-apÅ \½psS 

AbÂ kwØm\-§-sfms¡ Cu coXn-bnÂ apt¶m«p s]mbvsIm-−n-cn-

¡p-I-bm-Wv.  B AÀ°-̄ n-epÅ \b-k-ao-]-\-§Ä IqSn tNÀ¯p-h-̈ p-

sIm−v \½psS £oc-IÀj-IÀ t\cn-Sp¶ {][m-\-s¸« {]iv\-§-sf-sbÃmw 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 98

ka-{K-ambn I−p-sIm−v AXn-\-\p-kr-X-am-bn-«pÅ \b-§fpw \S-]-Sn-Ifp-

ambn apt¶m«p t]mIm³ Hcp XpS-¡-sa¶ \ne-bnÂ Cu _nÂ D]-I-cn-

¡p-sa¶ {]Xo-£-tbm-Sp-IqSn Rm³ Fsâ hm¡p-IÄ Ah-km-\n-

¸n¡p¶p. 

 {Kma-hn-I-k-\hpw Bkq-{X-Whpw kmwkv¡m-cn-Ihpw t\mÀ¡bpw 

hIp-¸p-a{´n ({io. sI. kn. tPmk^v) : kÀ,  Cu _nÃnsâ `mK-ambn 

hntbm-P-\-¡p-dn¸v tcJ-s¸-Sp-¯nb _lp-am-\-s¸« sa¼Àamcpw s]mXp 

NÀ -̈bnÂ ]s¦-Sp¯ {io. sI. kptcjv Ipdp¸pw, {io. hn. än. _Âdmapw 

hfsc \Ã \nÀt±-i-§Ä hbv¡pI-bp-−m-bn.  £octaJe \½psS henb 

{]Xo-£-bm-Wv.  12-þmw ]²-Xn-Ime¯v tIc-f-¯nÂ ]mep-ev]m-Z-\-̄ nÂ 

kzbw ]c-ym-]vXXbmWv Kh¬saâv e£-y-an-Sp-¶-Xv.  B {ia-§Ä¡v 

B¡w Iq«m³ Hcp sNdnb ]cn-[n-h-sc-sb-¦nepw Cu _nÂ klm-b-I-

amIpw.  hntbm-P-\-¡p-dn¸v tcJ-s¸-Sp-¯nb {io. C. ]n. Pb-cm-P³ , {io. 

Fkv. iÀ½ , {io. sPbnwkv amXyp F¶n-hÀ \Ã \nÀt±-i-§Ä apt¶m-«p-

h-bv¡p-I-bp-−m-bn.  _lp-am-\-s¸« {io. C.-]n. Pb-cm-P³ kwkm-cn-̈ -

t¸mÄ At±lw, ‘£oc-ap-tÅm-c-In-Sn³ Nph-«nepw tNmc-Xs¶ sImXp-

In\p IuXpIw’ F¶p ]d-ª-Xp-t]mse anÂasb hnaÀin-¡m-\mWv {ian-

¨-Xv.  anÂasb C§s\ »m¡vsa-bnÂ sN¿p-¶Xv KpW-I-c-am-tWm?  

anÂa-bpsS `mK¯v hogvN-Ifps− -¦nÂ Xnc-p¯m³ \ap¡v km[n-¡pw.  

tIc-f-̄ nse ]mepÂ]m-Z-\-cw-K¯v henb kw`m-h\ \ÂInb H¶mWv 

anÂa.  [hf hn¹-h-¯nsâ inev]nbmb tUm. Ipc-y³, B\µv tamUÂ 

]mtä¬ A\p-k-cn-¨mWv Bß kwLap−m-¡n-b-Xv.- £octaJ-e-bnÂ 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 99

C¶p ImWp¶ KpW-]-c-amb amä§Ä¡v apJ-y-amb ImcWw arK-kw-c-

£W hIp-¸nsâbpw £oc-hn-I-k\ hIp-¸n-sâbpw {ia-§fpw anÂa-

bpsS Iq«mb ]cn-{i-a-§fpw X-s¶-bm-Wv.  ChnsS ]dª hnaÀi\w, Cu 

kÀ¡-mÀ A[n-Im-c-̄ nÂ h¶-tijw c−p-h«w ]mensâ hne 

Iq«nsb¶pw  ]mensâ hne Iq«n-bXv anÂa-bv¡p-th-−n-bmWv Irjn-¡m-

c\v th−n-b-sÃ¶pw ]dªp.  CXv bmYmÀ°-y-hp-ambn s]mcp-¯-s¸-Sp-¶-

X-Ã.  2011 sk]väw_À 5þmw XobXn ]men\v  A©p cq] hne Iq«n-b-

t¸mÄ A¶v Irjn-¡m-c\v sImSp-̄ Xv 4 cq] 20 ss]k-bm-Wv.  anÂa 

FSp-¯Xv 20 ss]k -am-{X-am-Wv.  anÂabv¡v 20 ss]k,  {]mY-anI kwL-

§Ä¡v 20 ss]k, hnÂ]\ GPân\v 20 ss]k, s]t{SmÄ Fkv¡-te-

j\v 20 ss]k, A§s\ 80 ss]k amän-h-̈ p.  4 cq] 20 ss]k Irjn-

¡m-c\v sImSp-¯p.  AXnsâ ^e-am-bn 6 amkw Ign-ª-t¸mÄ tIc-f-

¯nse ]mep-ev]m-Z\w GXm−v 33 iX-am\w hÀ²n-¸n-¡m³ km[n¨p.  

AXnsâ ImcWw Irjn-¡m-c\v Xr]vXn-bmbn. ]mensâ hne IqSn-bmÂ 

\Ã Xoä hm§n ]ip-hn\v sImSp-¡pw,  ]mepw In«pw.  ho−pw Imen-¯o-ä-

bpsS hne IqSn.  Imen-¯o-ä-bpsS hne IqSn-b-t¸mÄ Irjn-¡mÀ¡v {]bm-

k-ap-−m-bn.  AXp-sIm−v c−mw-h-«hpw ]mÂ hne Iq«n.  c−mw-h«w 

A©p cq] Iq«n-b-t¸mÄ anÂa Hcp ss]k-t]mepw FSp-¡msX  4 cq] 

60 ss]k Irjn-¡m-c\v sImSp-̄ p.  AXp-sIm-−v anÂa Ft´m sImÅ-

b-Sn-¡p¶p F¶ {]Nm-cWw icn-b-Ã.  anÂa Hcp kl-I-cW Øm]-



                                                 Uncorrected/Not for Publication 100

\amWv.  Irjn-¡m-cpsS Øm]-\-am-Wv.  AXns\ Ipä-s¸-Sp-¯p-¶Xv A§v 

Zb-hmbn Dt]£n-¡-Ww.  

 {io. C. ]n. Pb-cm-P³ : kÀ, F«v e£¯n ap¸-Xn-\mbncw enäÀ 

]memWv Znh-khpw Dev-]m-Zn-¸n-¡p-¶-Xv.  13 e£w enä-dmWv hnÂ¡p-¶-Xv.  

CsX--§-s\-bmWv At§bv¡v \ym-bo-I-cn-¡m³ km[n-¡p-¶-Xv.  c−m-aXv, 

4 cq] 20 ss]k Irjn-¡mÀ¡v sImSp-¡m³ Xocp-am-\n-¨p.  ]t£, anÂa-

bpsS I−o-j\\pkcn¨v 3.5 iX-am\w sImgp¸pw, 8.5 iX-am\w sImgp-¸n-

Xc Awi-§fpw ]menÂ AS-§n-bn-cn-¡-W-sa-¶m-Wv. Cu  \ne-]mSv kzo-I-

cn-¨-tXmSp-IqSn Irjn-¡mÀ¡v e`n-¨p-sIm-−n-cn¡p¶ ]mensâ hne-bnÂ 

Ipd-hmWv kw -̀hn-̈ n-cn-¡p-¶-Xv.  A§v ]cn-tim-[n-¡ptam?   

 {io. sI. kn. tPmk^v: ]mensâ hne-bnÂ Ipd-hmWv kw -̀hn-̈ -sX-

¦nÂ ]mepÂ]m-Z\w IqSptam?  ]m-ep-ev]m-Z\¯nsâ hÀ²-\hv ImWn-¡p-

¶Xv Irjn-¡m-c\v hne In«n-b-Xp-s-Im-−p-X-s¶-bm-Wv.  A§v ]d-ª-Xp-

t]mse NmÀ«nsâ ]cn-jvI-cWw, Fkv.-F³.-F-̂ v.- I−âpw NmÀ«v 

imkv{Xo-b-ambn ]cn-jv¡-cn-¡-pIbpw sN¿p-¶Xv kw_-Ôn¨v  Irjn-¡m-

c\v kml-b-I-am-bXv ]cn-tim-[n¨v kzo-I-cn-¡p-¶-Xm-Wv.  tIc-f-̄ nse 

tSm«Â s{]mI-ypÀsaâv 8.35 e£w enäÀ ]mem-Wv.  hnÂ¡p-¶Xv 12.1 

e£w enäÀ ]memWv.  A[n-I-ambn hcp¶ ]mÂ hm§p-¶Xv AbÂ 

kwØm-\-§-fnÂ \n¶m-Wv.  anÂa, ]mÂ hm§p-¶Xv IÀ®mS-I-S-̄ n-

sebpw Xan-gv\m-«n-sebpw kwL-§-fnÂ \n¶m-Wv.  AÃmsX anÂa 

]mÂs¸mSn hm§n Ie¡n sImSp-¡p-¶-X-Ã.  kwL-§fnÂ \n¶mWv  

]mÂ hm§n sImSp-¡p-¶Xv.  ChnsS Nq−n-Im-Wn-¨-Xp-t]mse c−p-h«w 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 101

]mÂhne IqSn-b-t¸mÄ Irjn-¡m-c\v A\p-Iq-e-amb kml-N-cyap−m-bn.  

Ignª Kh¬saânsâ Ime¯v A©p cq] Iq«m³ anÂa Xocpam-\n-¨-

t¸mÄ A¶v Kh¬saâv hne Iqt«− F¶p ]d-ªp. AsX´p-sI-

−mWv? \n§Ä  ]mÂ hm§p¶ Bfp-I-fpsS Xmev]-cyamWv t\m¡nbXv.  

Dev]m-Z-Isc t\m¡-n-bn-Ã.  Dev]m-Z-Isc t\m¡n-bncp-s¶-¦nÂ hne Iq«p-am-

bn-cp-¶p.  anÂa tImS-Xn-bnÂ t]mbmWv Ah-Imiw Øm]n-¨-Xv.  ChnsS 

Nq−n-¡m-Wn-¨-Xp-t]mse Imen-¯o-ä- hÀ²-\-hnsâ Imcyw ]d-ªp.  tIc-

f-̄ n-\m-h-i-y-amb Imen-¯o-ä-bpsS 45 iX-am-\-amWv ChnsS anÂabpw 

tIcfm ^oUvkpw Dev]m-Zn-¸n-¡p-¶-Xv.  _m¡n kz-Im-cy Øm]-\-§-fnÂ 

\n¶v hm§p--Ibm-Wv.  kz-Im-cy Øm]-\-§Ä hne Iq«p-¶Xv \nb-{´n-

¡m³ km[n-¡n-Ã.  ]t£, c−p XhW BZyw ]mÂ hne Iq«n-b-t¸mgpw 

anÂa ^oUvkpw tIcf ^oUvkpw hne Iq«n-bn-«nÃ. ]ns¶ A\n-hm-c-y-

ambn h¶-t¸mÄ ]mÂhne Iq«n. hne Iq«n-b-t¸mÄ tIc-f-̄ nse aq¶p 

taJ-e-Ifnepw hÀ-²n-̧ n¨ hne-bpsS B\p-Iq-eyw -k-_vkn-Unbmbn anÂa 

Irjn-¡m-c\v sImSp-¯p.   

 {io. Fkv iÀ½:  Imen-¯o-ä¡v hne hÀ²n-¸n-¨-t¸mÄ aq¶p taJ-e-

bnepw AXv k_vkn-Un-bmbn sImSp-¯p F¶p-]-d-ªp.  Fd-Wm-Ipfw 

taJ-e-bnÂ k_vknUn sImSp-̄ nÃ F¶ ]cmXn A§-bp-sS -{i-²-

bnÂs¸-«n-«pt−m?   

 {io. sI. kn. tPmk^v: Cu ]cmXn ]cn-tim-[n-¡p¶-XmWv.  F\n¡v 

e -̀y-amb IW-¡-\p-k-cn¨v Fd-Wm-Ipfw PnÃbv¡pw sImSp-¯n-«p−v 

F¶m-Wv. ChnsS FÃm-hcpw Ak-z-Ø-cm--Wv.  BÀ¡pw Cu NÀ¨ \o−p 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 102

t]mIp-¶-XnÂ Xmev]-c-y-an-Ã.  CXn-Â Hcp Imcyw ]d-bm\p-ÅXv Cu t`Z-

KXn Irjn-¡m-c-\p-th-−n-X-s¶-bm-Wv.  t\cs¯ D−m-bn-cp¶ _nÃnse 

A-t\m-aen ]cn-l-cn-¡-s¸-Sp-I-bmWv.  ImcWw, HmÀUn-\³kmbn 2007-þÂ 

\ne-hnÂ h¶ Ah-k-c-¯nÂ AXn-\p-ap¼v AwK-§-fmb Irjn-¡m-c³ 

]¯v sImÃ-¡mew {]Xn-hÀjw 500 enäÀ ]mÂ Af-¡-Wsa¶p-Å-XmWv. 

HmÀ-U-\³kn\v tijw tNÀ¶ Bfp-IÄ A©v- enäÀ hsc Af-¶mÂa-Xn.  

AXp-amän A©p-sIm-Ã-¡mew s]mXp-hmbn hym-]-I-am¡nbXnsâ ^e-

ambn 5000 Irjn-¡mÀ-IqSn CXnsâ ]cn-[n-¡p-ÅnÂ h-cn-I-bm-Wv.  c−m-

as¯ t`Z-KXn hcp-¶Xv t£a-\n-[n-bpsS Awi-Zm-b-¯nsâ t\cs¯ 

D−m-bn-cp¶ hy-hØ,  16 cq] ]mÂhne D−m-b-t¸mÄ \nÝ-bn¨Xv 12 

ss]k F¶m-Wv. Ct¸mÄ ]mensâ hne Iq«n-bmÂ B\p-]m-XnI hÀ²-

\hv e`n-¡m³th−n iX-am\ -I-W-¡n-em¡n-b-Xp-sIm−v 7 tImSn cq] 

A[n-I-ambn e`n-¡p-¶p.  Irjn-¡mcpsS -s]³jsâ Imcy¯nÂ ]d-ª 

hnaÀi\w  s]³j³ 300 cq]-bm-sW¶m-Wv.  Hcp Imcyw a\-Ên-em-t¡-

− -Xv  t£a-\n[n s]³-j³ apgp-h³ kam-l-cn-¡p-¶Xv Irjn-¡m-c-\nÂ 

\n¶m-Wv.  kÀ¡m-cn\v Hcp ss]k-t]mepw sImSp-¡p-¶n-Ã.  ]t£, Cu 

hÀ-²-\hv \nb-a-ambn Ign-ªmÂ Rm³ k`bv¡v Dd¸p \ÂIp-¶p, hÀ²-

\-hn-\-\p-k-cn¨v B-\p-]m-Xn-I-amb hÀ-²-\hv s]³j-\nÂ hÀ²n-̧ n-¡pw.  

Hcp ss]k-t]mepw amän-h-bv¡n-Ã.  Cu AwiZm-b-¯nsâ tImÀ¸kv hÀ-

²n-̧ n-¡p¶-Xn-\p-ff Dt±iw s]³j³ hÀ²n-̧ n-¡m³ th−nbmWv.  

ChnsS Nq−n-¡m-Wn-¨-Xp-t]mse t£a-\n[n s]³j³ aptJ\ aäv klm-

b-]-²-Xn-Ifmb `h\ \nÀ½mW ]²-Xn-IÄ,  £oc-IÀ-j-I-cpsS a¡-fpsS 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 103

hnhmlw F¶nhbpw Cu ]²-Xn-bnÂ DÄs¸-Sp-¯p-¶-Xm-Wv F¶p Rm³ 

Nq−n-¡m-Wn-¡p-hm³ B{K-ln-¡p-¶p.  

 
an. sU]-yq«n kv]o¡À: {io. hn. än. _Âdmw A§-bpsS 2 _n 

t`ZKXn {]Êv sN¿p-¶p-t−m? 

{io. hn.- än. _Âdmw: kÀ, Rm³ {]Êv sN¿p-¶n-Ã. 

an. sU]-yq«n kv]o¡À: {io. hn. än. _Âdmw Ah-X-cn-¸n¨ 2 _n t`Z-

KXn k`-bpsS A\p-a-Xn-tbmsS ]n³h-en-¨n-cn-¡p-¶p.  

k_vPIvSv I½nän dnt¸mÀ«v sNbvX {]Im-c-apÅ  2013-þse tIcf 

£oc-IÀjI t£a-\n-[n (-t`-Z-K-Xn) _nÂ  ]cn-K-W-\-bvs¡-Sp-¡-W-sa¶ 

{]ta-bs¯ 

       A\p-Iq-en-¡p-¶-hÀ........................... 

 {]Xn-Iq-en-¡p-¶-hÀ............................. 

{]tabw k` AwKo-I-cn-̈ n-cn-¡p-¶p. 

_nÂ ]cn-K-W-\-bvs¡-Sp-¡p-¶p.  

hIp-¸p-Xn-cn-¨pÅ ]cn-K-W\ 

                               2þmw hIp¸v 

 {io. C.-]n. Pb-cm-P³: kÀ, Rm³ Xmsg ]d-bp¶ t`Z-K-Xn-IÄ Ah-

X-cn-¸n-¡p-¶p. 

106. {][m\ BIvänse 3(2)-þmw hIp-¸nÂ (vii)- mw C\-̄ n-\p-tijw  

(viii) Bbn Xmsg-¸-d-bp¶ C\w Iq«n-t¨À¡p-I. 

  “(viii) anÂa-bpsS em`-hn-ln-X-̄ nsâ A©p iX-am\w”. 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 104

107. {][m\ BIvänse 3þmw hIp-¸nÂ (6)-þmw D]hIp-¸n-\p-

tijw (7) Bbn Xmsg-̧ -d-bp¶ D]-h-Ip¸v tNÀ¡p-I. 

   “(7) Cu BIvänse hy-h-Ø-IÄ¡p hnt[-b-ambn t£a-\n-[n-

bnÂ AwK-X-z-sa-Sp¯ £oc-IÀj-Isc alm-ßm-KmÔn tZiob 

sXmgn-ep-d-¸p-]-²-Xn-bnÂ DÄs¸-Sp-¯p-hm-\pw, AhÀ¡v alm-

ßm-KmÔn tZiob sXmgn-ep-d-̧ p-]-²-Xn-bn³ Iogn-epÅ B\p-

Iq-e-y-§Ä e -̀y-am-¡p-hm\pw hyhØ sN¿p¶p”. 

 
 {Kma-hn-I-k-\hpw Bkq-{X-Whpw kmwkv¡m-cn-Ihpw t\mÀ¡bpw 

hIp-¸p-a{´n ({io. sI.- kn. tPmk-^v): kÀ,  {io. C.- ]n. Pb-cm-P³ 

AhXcn-¸n¨ 106-þmw \¼À t`Z-KXn AwKo-I-cn-¡p-¶n-Ã.  107-þmw \¼À t`Z-

KXn htc-−Xv Chn-sS-b-Ã. Fw.-Pn.-F³.-BÀ.-C.-Pn.-Fkvþsâ ssKUvsse-

\nÂ amäw hc-Ww. CsXmcp t£a-\n[n BIväm-Wv. t£a-\n-[n-bpsS 

AsaâvsaânÂ CXv sIm−p-h-cm³ km[n-¡n-Ã. tI{µ Kh¬saâv sXmgn-

ep-d-¸p-]-²-Xn-bnÂ amäw hcp-¯-Ww.  At±lw Bhiy-s¸-«-Xpt]mse 

tIcf Kh¬saân-sâ-IqSn Bh-i-y-am-Wn-Xv.  _lpam-\-y-\mb apJy-a{´n 

Ignª F³.-Un.kn tbmK-¯nÂ D¶-bn¨ Bh-i-y-am-Wn-Xv.  ]s£ B 

Asaâsaâvv ChnsS DÄs¸Sp-¯m³ km[n¡-nÃ. tZZKXnIsfm¶pw 

AwKo-I-cn-¡p-¶n-Ã. AXnse XXzw t\cs¯ AwKo-I-cn-¨-Xm-Wv. 

 an. sU]-yq«n kv]o¡À: {io. C.-]n. Pb-cm-P³ Ah-X-cn-¸n¨ 106, 107 

F¶o t`Z-K-Xn-IÄ k` \ncm-I-cn-̈ p. 

 2þmw hIp¸v _nÃnsâ `mK-am-¡Wsa¶ {]iv\s¯  

  A\p-Iq-en-¡p-¶-hÀ....................................... 

  {]Xn-Iq-en-¡p-¶-hÀ........................................ 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 105

 2þmw hIp¸v _nÃnsâ `mK-am-¡Wsa¶ {]iv\w k` AwKoIcn¨ncn-

¡p-¶p.  

2þmw hIp¸v  _nÃnsâ `mK-am-bn-cn-¡p-¶p.  

3þmw hIp¸v 

 {io. Fw. D½À:  kÀ, Rm³ Xmsg ]d-bp¶ t`Z-K-Xn-IÄ Ah-X-cn-¸n-

¡p-¶p. 

108. JÞw 3(-F)(i) {]Imcw tZZ-KXn sN¿m-\p-t±-in-¡p¶ {][m\ BIvSnse 7(ii)(F) 

hIp-¸nÂ “ hn]-W\ hne-bpsS 0.5 iX-am\w” F¶-Xn\p ]Icw “hn]-W\ hne-

bpsS 0.75 iX-am\w” F¶p tNÀ¡p-I. 

111. JÞw 3(-F)(ii) {]Imcw t`Z-KXn sN¿m-\p-t±-in-¡p¶ {][m\ BIvSnse 

7(ii)(_n) hIp-¸nÂ “ hn]-W\ hne-bpsS 0.3 iX-am\w” F¶o hm¡p-

IÄ¡pw A¡-§Ä¡pw ]Icw  “hn]-W\ hne-bpsS 0.5 iX-am\w” F¶o A¡-

§fpw hm¡p-Ifpw tNÀ¡p-I. 

 

 {Kma-hn-I-k-\hpw Bkq-{X-Whpw kmwkv¡m-cn-Ihpw t\mÀ¡bpw 

hIp-¸p-a{´n ({io. sI.- kn. tPmk-^v): kÀ,  ]mensâ DXv]m-Z-\-¯nÂ 

C¡-tWm-anIv hyq A\p-k-cn¨v  {]Xn-Zn-\w- G-I-tZiw  H¶p-ap-XÂ aq¶p-

en-äÀhsc ]me-f-¡p¶ sNdp-InS \ma-am{X  IÀj-I-sc-¡p-dn¨v {io. Fw. 

D½À t\cs¯ ]d-bp-I-bp-−m-bn.  At±lw Nq−n-¡m-Wn¨Xv 500 enäÀ 

F¶v D¶-bn¨mÂ B IÀj-IÀ hcp-sa¶p]-dª Imcyw ]cn-tim-[n-¡m-

hp-¶-Xm-Wv.  t`Z-K-Xn-I-sfm¶pw AwKo-I-cn-¡p-¶n-Ã. 

an. sU]-yq«n kv]o¡À: {io. Fw. D½-À Ah-X-cn-¸n¨ 108, 111 F¶o 

t`Z-K-Xn-IÄ k`bpsS A\p-a-Xn-tbmsS ]n³h-en-̈ p.  

3þmw hIp¸v _nÃnsâ `mK-am-¡Wsa¶ {]iv\s¯  



                                                 Uncorrected/Not for Publication 106

  A\p-Iq-en-¡p-¶-hÀ................................... 

  {]Xn-Iq-en-¡p-¶-hÀ.................................... 

 3þmw hIp¸v _nÃnsâ `mK-am-¡Wsa¶ F¶ {]iv\w k` AwKoI-

cn-̈ n-cn-¡p-¶p. 

3þmw hIp¸v  _nÃnsâ `mK-am-bn-cn-¡p-¶p. 

1þmw hIp¸pw ]oTn-I-bpw- t]cpw 

(t`Z-K-Xn-bn-Ã) 

1þmw hIp¸pw ]oTn-I-bpw- t]cpw _nÃnsâ `mK-am-¡Wsa¶ 

{]iv\s¯  

  A\p-Iq-en-¡p-¶-hÀ....................................... 

  {]Xn-Iq-en-¡p-¶-hÀ........................................ 

1þmw hIp¸pw ]oTn-I-bpw- t]cpw _nÃnsâ `mK-am-¡Wsa¶ {]iv\w 

k` AwKo-I-cn-¨ncn¡p-¶p. 

 1þmw hIp¸pw ]oTn-I-bpw- t]cpw _nÃnsâ `mK-am-bn-cn-¡p-¶p. 

 

aq¶mw hmb\ 

an. sU]-yq«n kv]o¡À: _lpam\-s¸« {Kma-hn-I-k-\hpw Bkq-{X-

Whpw kmwkv¡m-cn-Ihpw t\mÀ¡bpw hIp-¸p-a-{´n¡v 2013-þse tIcf 

£oc-IÀjI t£a-\n[n (t`-Z-K-Xn) _nÂ  ]mÊm-¡-W-sa¶ {]tabw 

Ah-X-cn-̧ n-¡m-hp-¶-Xm-Wv.  

{Kma-hn-I-k-\hpw Bkq-{X-Whpw kmwkv¡m-cn-Ihpw t\mÀ¡bpw 

hIp-¸p-a-{´n ({io. sI.-kn. tPmk-^v): kÀ, 2013-þse tIcf £oc-IÀjI 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 107

t£a-\n[n (t -̀Z-K-Xn) _nÂ  ]mÊm-¡-W-sa¶ {]tabw Rm³ Ah-X-cn-̧ n-

¡p¶p.  

F\n¡v Hcphm¡p-am-{Xta ]d-bm-\p-Åq. \ne-hn-ep-Å- \nba¯nse 

A]m-IX ]cn-l-cn-¡m-\pÅ {ia-am-Wv.  Cu \nbaw {]m_e-y-̄ nÂ hcp-

¶-tXm-Sp-IqSn t£a-\n-[n-¡pÅ tImÀ¸kv ^−v hÀ²n-¡pw.  B hÀ²\-

hn\v B\p-]m-Xn-I-ambn tIc-f-¯nse £oc-IÀj-I-cpsS s]³j³ hÀ²n-

¸n-¡pw.  Ct¸mÄ 300 cq]-bmWv \ÂIp-¶Xv.  F{X Iq«m³ Ign-bptam 

A{Xbpw hÀ²n-¸n-¡p-sa¶v k`bv¡v Dd¸p-\ÂIp-I-bm-Wv. 

Irjnbpw arK-kw-c-£-Whpw A¨-Snbpw tÌj-\-dnbpw hIp-̧ p-a{´n 

({io. sI. ]n. taml-\³):  kÀ, Rm³ {]ta-bs¯ ]n´m-§p-¶p.  

 an. sU]-yq«n kv]o¡À: 2013-þse tIcf £oc-IÀjI t£a-\n[n 

(t`-Z-KXn) _nÂ ]mÊm-¡-W-sa¶ {]tabs¯  

 A\p-Iq-en-¡p-¶-hÀ............................................ 

 {]Xn-Iq-en-¡p-¶-hÀ ........................................ 

  {]tabw k` AwKo-I-cn-̈ ncn-¡p-¶p. _nÂ ]mÊm-bn-cn-¡p-¶p. 

(3) 2013-þse tIcf Npa-«p-sXm-gn-emfn (t`-Z-K-Xn) _nÂ 

 an. sU]-yq«n kv]o¡À: sXmgnepw ]p\-c-[n-hm-khpw hIp-¸p-a{´n 

{io. jn_p t__n tPm¬, At§bv¡v k_vPIvSv I½n-än dnt¸mÀ«v 

sNbvX {]Im-c-apÅ 2013þse tIcf Npa«psXmgn-emfn (t`-Z-K-Xn) _nÂ 

]cn-K-W\bvs¡Sp-¡-W-sa¶ {]tabw Ah-X-cn-¸n-¡m-hp-¶-Xm-Wv. 

 sXmgnepw ]p\-c-[n-hm-khpw hIp-¸p-a{´n ({io. jn_p t__n 

tPm¬): kÀ,  k_vPIvSv I½n-än dnt¸mÀ«v sNbvX {]Im-c-apÅ 2013þse 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 108

tIcf Npa«psXmgn-emfn (t`-Z-K-Xn) _nÂ ]cn-K-W\bvs¡Sp-¡-W-sa¶ 

{]tabw Ah-X-cn-¸n-¡p-¶p.  

 Irjnbpw arK-kw-c-£-Whpw A¨-Snbpw tÌj-\-dnbpw hIp-̧ p-a{´n 

({io. sI. ]n. taml-\³):  kÀ, Rm³ {]ta-bs¯ ]n´m-§p-¶p. 

 an. sU]-yq«n kv]o¡À:  k_vPIvSv I½nän dnt¸mÀ«n\v hntbm-P-\-

¡p-dn¸v \ÂIn-bn-«pÅ AwK-§Ä¡v kwkm-cn-¡m-hp-¶-Xm-Wv. 

 
 {io. Fw. lwk: kÀ,  Fsâ hntbm-P-\-¡p-dn¸v Ah-X-cn-¸n-¡p-¶p.  

tIc-f-¯nse aq¶c e£-t¯mfw hcp¶ Npa-«p-sXm-gn-em-fn-I-fpsS {]iv\-

§Ä Imtem-Nn-X-ambn DÄs¡m-Åp¶ Hcp \nb-a-am-bn Cu \nbaw Ah-X-

cn-̧ n-¡m-am-bn-cp-¶p.  Ignª Kh¬saânsâ Ime¯v _lp-am-\-s¸« 

sXmgnÂ hIp-¸p-a-{´nbpw hy-h-kmb hIp-¸p-a-{´nbpw {]iv\ ]cn-lm-c-

¯n-\p-th−n X¿m-dm-¡n-bn-«p-ff HmÀUn-\³kmWv Ct¸mÄ \nb-a-ambn 

hcp-¶-Xv.  ]s£ Imew amdn-b-X-\p-k-cn¨v ]pXnb  {]i-\v§sf A{UÊv 

sNt¿-−n-bn-cp-¶p.  AXn\v Ign-bm¯ Hcp \nb-a-am-sW-¶p-Å-Xp-sIm−v 

Rm³ hntbm-Pn¸v tcJ-s¸-Sp-¯p-¶p. aq¶v taJ-e-I-fn-embn aq¶c e£-

t¯mfw hcp¶  Npa-«p-sXm-gn-em-fn-I-fp-−v.  aq¶p taJ-e-I-fnÂ  Aäm¨vUv 

F¶p-]-d-bp-¶Xv kX-y-¯nÂ Cu \nb-a-¯n\v Bh-i-y-an-Ã.  Aäm-̈ vUn-s\  

\ap¡v tjm¸v Bâv FÌm-»n-jvsaâv BIvS-\p-k-cn¨v amämw.  _m¡n-

bpÅ c−v hn`m-Kw  A¬-þ-A-äm-̈ vUpw  kvImtäUpamWv. AXnÂ A¬-þ-

A-äm-̈ vUnsâ {]iv\-§Ä¡v  ]cn-lmcw ImWp-¶-Xn-\p-Å \Ã {ia-§Ä 

\S-t -̄− -Xp-−v.  A¬-þ-Aäm¨vUv taJe-bnse Npa-«p-sXm-gn-em-fn-I-fpsS 

{]iv\sa¶p-]-d-bp-¶Xv \½Ä ImtW−XmWv. Npa-«p-sXm-gn-em-fn-I-fm-Wv 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 109

C¶v \½psS \m«nÂ ]eXn-tâbpw ImhÂ¡m-cmbn \nÂ¡p-¶-Xv.   Fhn-

sS-sb-¦nepw Fs´¦nepw {]iv\w h¶mÂ, Fs´-¦nepw Zpc´w kw`-hn-

¨mÂ  AXn\v ]cnlmcw ImWm³ HmSn-sb-¯p-¶Xv Npa-«p-sXm-gn-em-fn-I-fm-

Wv.  GsX-¦nepw Hcp tcmKn¡v càw th−n h¶mÂ AXv \ÂIn Imcp-

Wy {]hÀ¯\w \S¯p-¶Xpw Ch-cm-Wv.  Cu \ne-bnÂ  Npa-«p-sXm-gn-em-

fn-Isf kao-]n-¡m³ \ap¡v Ign-b-Ww.  Cu Npa-«p-sXm-gn-em-fn-IÄ 

At§m-«-S-bv¡p¶ ss]kbpw AXnsâ  ]en-ibpw klnXw Xncn-¨p-In«m-

¯ hn`m-K-am-sW¶v _lpam\-s¸« sXmgnÂ hIp-¸p-a-{´n¡v Adn-bmw.  

B {]iv\-̄ n\v ]cn-lmcw ImW-Ww.  AXp-t]m-se-Xs¶ A¬-þ-A-

äm¨vUv sXmgnem-fn-Ifpw  Aäm¨vUv sXmgn-em-fn-Ifpw kvImtäUv sXmgn-em-

fn-Ifpw DÄs¸-sS-bpÅ sXmgn-em-fn-IÄ AS-bv¡p¶ ss]k D]tbm-Kn-

¨mWv t£a-\n[n t_mÀUv {]hÀ¯n-¡p-¶-Xv. t£a-\n[n t_mÀUnse 

Poh\¡mÀ¡v i¼fw \ÂIm³ \sÃmcp XpI \o¡n-hbv¡p-I-bm-Wv. 

FÌm-»n-jvsaâv tImÌv C{X cq]-bmWv F¶p-]-dªv  koÂ sN¿-Ww.  

am{X-aÃ t£a-\n[n t_mÀUnse Poh-\-¡mÀ¡v C.-]n.-F^v tIm¬{Sn-_yq-

j\pw H¸w  s]³j³ tIm¬{Sn-_-yq-j\pw ASbv¡p-¶p-−v.  ]mhs¸«  

Npa-«p-sXm-gn-em-fn-I-Ä càw hnbÀ¸m-¡n amänb ]Ww Cu cq]-¯nÂ 

\jvS-s¸-Sm³ ]mSn-Ã.  AXn-s\mcp koenwKv thW-sa¶ Hcp \nÀt±iw 

hbv¡p-I-bm-Wv. asäm¶v GsX-¦nepw PnÃbnÂ Npa-«p-sXm-gn-em-fn-I-fpsS 

t£a-\n[n t_mÀUnsâ ]Ww asämcp Øe¯v i¼fw \ÂIm³ ]W-an-

sÃ-¶p-]-dªv amäp-Ibpw FhnsS \n¶mtWm ]Ww e`n¨n-«p-ÅXv B 

PnÃ-bnse sXmgn-em-fn-IfpsS t£a-Im-c-y-§Ä¡v D]tbm-Kn-¡m³ Ign-bm-



                                                 Uncorrected/Not for Publication 110

sXbpw hcp¶ AhØ hcp¶p-−v.  _lpam\s¸« a{´n¡v a\-Ên-em-bn-

«p-−m-Ipw.  ka-b-an-Ãm-¯-Xp-sIm−v Rm³ hni-Zo-I-cn-¡p-¶n-Ã. 

AXp-t]m-se-Xs¶ s]³j³ IW-¡m-¡p¶ coXn-bn-ep-ff Aim-kv{Xo-b-

Xbv¡v ]cn-lmcw ImW-Ww. aq¶v hÀj-¯n-\pf-fnÂ Cu s]³j³ 

IW¡m-¡p-¶ coXn-bnÂ amäw hcp-¯-W-sa¶v \nba-¯n-ep-−v. ]t£ 

CXp-hsc AXn\v amäw hcp-¯n-bn-«n-Ã. CXnÂ \½Ä tPmen sNbvX 

kabw, Znhkw, F{X cq] thX\w ]än F¶v IW¡m¡ns¡m−v 

imkv{Xo-b-amb coXn-bnÂ Ah-cpsS s]³j\pw aäv  B\p-Iq-e-y-§fpw 

IW-¡m-¡p-¶-Xn-\p-th−nbpff Hcp coXn thWw. imkv{Xo-b-amb coXn-

bnÂ s]³j³ B\p-Iq-e-y-§Ä IW-¡m-¡p-¶-Xn-\p-th-−n-bp-ff Hcp 

kwhn-[m\w D−m¡-Ww. Npa-«p-sXm-gn-em-fn-I-Ä  Xym-K-a-t\m-`mhapf-f-h-

cmWv, \mSns\ kvt\ln-¡p-¶-h-cm-Wv, cmP-y-¯nsâ ImhÂ¡m-cmWv F¶v 

]dbp-t¼mÄ,  Ah-cnÂ¯s¶ Hcp sNdnb hn`mKw Bfp-IÄ t\m¡p-

Iqenbpw hm§p-¶p−v. t\m¡p-Iq-en \ncp-Õm-l-s¸-Sp-¯pIbpw Ah-km-

\n-¸n-¡pIbpw thWw. F¶mÂ Ah-cpsS Xym-K-a-t\m-`mhs¯sbÃmw 

I−p-sIm-−p-thWw CXns\ kao-]n-¡m³. asämcp Imcyw, ]¯mw ¢mkv 

]mÊm-bmÂ Fen-Pn-_nÄ t^mÀ lbÀ ÌUokv F¶ Hcp kÀ«n^n-¡äv  

sImSp-¡pw. B kÀ«n^n-¡äv -sIm−v Fhn-sSbpw koäv In«-W-sa¶nÃ. 

AXp-t]m-se-bmWv  Npa-«p-sXm-gn-em-fn-I-fpsS sFUânän ImÀUv. GsXmcp 

tImS-Xnbpw CS-s]«v ChÀ Cu ]Wn-sb-Sp-¡m³ ]mSnÃ F¶v ]dbp-

s¶mcp coXnbp−v. \nb-a-¯nsâ ]cn-an-Xn-sIm-−m-Wv A§s\ kw -̀hn-

¡p-¶Xv. AXp-sIm−v sFUânän ImÀUv In«nb Npa-«p-sXm-gn-emfn¡v 

tPmen sN¿m-\p-ff tdäv Dd-¸n-¡m-\m-h-i-y-amb Hcp \nbaap−m-I-Ww. 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 111

sFUânän ImÀUv sImSp-¯mÂ am{Xw t]mc, AhÀ¡v tPmen- Dd-¸p-h-

cp¯m\pw km[n-¡-Ww. \Ã a\p-j-y-¸-äp-f-f-hcmWv AhÀ. Ipd-̈ p-t]À¡p 

am{X-amWv amä-ap-f-f-Xv. B amä-w ]cn-l-cn-¡p-¶-Xn-\p-Ign-bWw. asäm¶v, 

kvImtäÀUv sXmgn-em-fn-IÄ¡v Ct¸mÄ A¬ Aäm¨vUv sXmgnem-fn-

IfpsS B\p-Iq-e-y-§Ä In«p-¶n-Ã. AXn-\p-Im-cWw Fwt¹m-bÀ ss]k 

AS-bv¡p-¶nÃ F¶-Xm-Wv. AXp-sIm−v F\n¡v ]d-bm-\p-ÅXv 25 iX-

am\w sehnbpw 2 iX-am\w dnkvIv ^−pw kzbw ASbv¡m³ X¿m-dpÅ 

kvImtäÀUv sXmgn-em-fnIsf A¬ Aäm¨vUv sXmgn-em-fn-I-fpsS Iq«-

¯nÂs¸Sp¯n kvImtäÀUv sXmgn-em-fn-I-fpsS Zpc´w Ah-km-\n-¸n-¡m-

\m-h-i-y-amb cq]¯nÂ Hcp \nb-a-t`-Z-KXn sIm−p-h-cp¶-Xn-s\-¡p-dn¨v 

A§v BtemNn-¡-Wsa¶mWv. A§s\ sXmgn-em-fnIsf kvt\ln-¡p-

Ibpw Ah-cpsS ]£¯v \nÂ¡p-Ibpw thWw. 

 {io. hÀ¡e IlmÀ:  kÀ, A¬ Aäm¨vUv, Aäm¨vUv,  

kvImtäÀUv F¶o 3 hn`mK§Ä ]d-ªp. CXnÂ A¬ Aäm¨vUv 

hn`mK-̄ n-\p-am{XamWv t£a-]-²Xn {]Im-cw -sXmgnÂ {Iao-I-cWap-ffXv. 

kvImtäÀUn\v shÂ^-bÀ satjgvkv am{Xta \ne-hn-ep-ff ]²-Xn-

bnepffp. Aäm¨vUv sXmgn-em-fn-IÄ¡pw AXp-am-{X-ta-bp-f-fp. At¸mÄ 

F§-s\-bmWv c−pw IqSn  saÀPv sN¿p-¶Xv? 

 {io. Fw. lwk: kÀ, A¬ Aäm¨vUv sXmgn-em-fn-IÄ¡v In«p¶ 

B\p-Iq-ey§sf¶v ]d-bp-¶Xv 12% t_mWkv, AUzm³kv, s]³j³, 

NnIn-Õ B-\p-Iq-e-y-§Ä, `h-\-hm-bv] XpS-§n-b-h-bm-Wv. `h-\-hm-bv] 

Npcp-§nb XpIsbbp-ffp, ]eni IqSpX-emWv, ]eni Ipdbv¡Ww, XpI 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 112

Iq«Ww F¶p-ff Unamâp-I-fp-−v. CXnÂ 25 iXam\w sehnbpw 2 iX-

am\w dnkvIv ^−pw ASbv¡m³ X¿m-dp-ff kvImtäÀUv sXmgn-em-fn-Isf 

Aäm¨vUv sXmgn-em-fn-I-fnÂ DÄs¸-Sp-¯n-s¡m-−p-ff \nb-a-t`-Z-K-Xn- 

sIm−p-h-¶mÂ aXn. At¸mÄ AhÀ¡v i¼fw t]mse-  4000þ5000  cq] 

Hcp amkw In«pw. t_mW-kv, `h-\-hmbv], Ip«n-Isf ]Tn-̧ n-¡m-\p-ff 

kvtImfÀjn¸v XpS-§n-bh In«pw.   CsXm¶pw kvImtäÀUv sXmgn-em-fn-

IÄ¡v In«p-¶n-Ã. AhÀ¡v H¶pw In«p-¶n-Ã. AhÀ \½psS ImhÂ¡m-

cm-Wv.  AXv a\-Ên-em-¡n-s¡m-−mWv Rm³ CXv ]d-bp-¶-Xv.  _lp-am-\-

s¸« a{´n t{]mÕm-ln-¸n-¨-Xp-sIm−v Rm³ ]d-bp-I-bm-Wv. t£a-\n-[n-I-

fp-ambn  _Ô-s¸-«p-sIm−v Hä Imc-yta ]d-bm-\p-f-fp. t£a-\n[n 

t_mÀUp-I-fnÂ \n¶v sXmgn-em-fn-IfpsS ]Ww D]-tbm-Ks¸Sp-¯n-sIm−v 

DtZ-ym-K-Ø-·mÀ i¼fw hm§p-Ibpw B\p-Iq-e-y-§Ä ]äp-Ibpw A[-zm-\n-

¡p¶ sXmgn-em-fn-IÄ¡v B\p-Iq-e-y-§Ä In«msX hcn-Ibpw sN¿p¶ 

AhØ ]cn-l-cn-¡m³ FÌm-»n-jvsaâv tImÌn\v koenwKv GÀs¸-

Sp¯nsIm−p-ff kwhn-[m-\-taÀs¸-Sp-¯-W-sa¶ t`Z-K-Xn-tbm-Sp-IqSn 

Rm³ Ah-km-\n-¸n-¡p-¶p.  

     

an. sU]yq«n kv]o¡À: {io. ]n.-kn. tPmÀPn\v 1 (-F) \¼À t`ZKXn 

Ah-X-cn-¸n¨v kwkm-cn-¡m-hp-¶-Xm-Wv. 

No^v hn¸v ({io. ]n. kn. tPmÀPv): kÀ,  k_vPIvSv I½nän dnt¸mÀ«v 

sNbvX-{]-Im-c-apÅ 2013-þse tIcf Npa-«p-sXm-gn-emfn (t`-Z-KXn) _nÂ 

s]mXp-P-\m-`n-{]mbw t\Sp-¶-Xn-\mbn kÀ¡p-teäv sN¿-W-sa¶ t`Z-KXn 

Ah-X-cn-¸n-¡p-¶p. hfsc \nÊm-c-amb Hcp Aaâvsaâv am{X-amWv Cu 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 113

\nb-a-¯n-eqsS sIm−p-h-cp-¶-Xv. sIm¨n³ t]mÀ«nse sXmgn-em-fn-IfpsS 

kwc-£Ww Dt±-in-¨mWv Cu \nbaw sIm-−ph¶n-cn-¡p-¶-Xv.  _lp-am-\-

s¸« Fw. lwk ChnsS kqNn-¸n¨X\p-k-cn¨v ka-{K-amb Hcp Npa-«p-

sXmgn-emfn \nbaw Xs¶ sIm−p-h-tc-− -Xm-bn-«p-−v. Hfn¨ph¨n«v Imcyan-

Ã. At±lw ]d-ª-Xns\ Rm³ FXn-À¡pIbÃ, A\p-Iq-en-¡p-I-bm-Wv. 

Npa-«p-sXm-gn-emfnIÄ Gähpw IqSp-XÂ {]b-Xv\n-¡p-¶-hcpw _p²n-ap-«p-

¶hcp-am-Wv. kaq-l-¯n-ep-−m-Ip¶ GXv {]iv\-¯nepw HmSnsb¯p-

¶Xpw Ah-cm-Wv. Hcp A]-I-S-ap-−m-bmÂ B taJ-e-bnÂ BZyw 

HmSnsb¯p-¶Xv Npa-«p-s¯m-gn-em-fn-I-fm-Wv. AhÀ  sN¿p¶ tkh-\s¯ 

sNdp-Xmbn ImWm³ km[n-¡pIbnÃ. AXp-t]mse cà-Zm-\- cwK¯pw, 

kmaq-l-y-tk-h\ cwK¯pw, ià-ambn \nÂ¡p¶ Npa-«p-s¯m-gn-em-fn-

IfpsS PohnX \ne-hmcw DbÀ¯m³ Ignbp¶ coXn-bn-Â  ià-amb Hcp 

\nbaw Xs¶ ]pXp-Xmbn sIm−p-h-cm³ _lp-am-\-s¸« Kh¬saâv X¿m-

dm-I-W-sa¶v A`-yÀ°n-¨p-sIm−v Rm³ Npcp-¡p-¶p.   

an. sU]yq«n kv]o¡À: {io. F.- Fw. Bcn-^n\v 2(-_n) \¼À 

t`ZKXn Ah-X-cn-¸n¨v kwkm-cn-¡m-hp-¶-Xm-Wv. 

{io. F. Fw. Bcn v̂:  kÀ, k_vPIvSv I½nän dnt¸mÀ«v sNbvX 

{]Im-c-apÅ 2013-se tIcf Npa-«p-sXm-gn-emfn (t`-Z-K-Xn) _nÂ ho−pw 

AtX k_vPIvSv I½n-än-bpsS ]cn-K-W-\bv¡v Ab-bv¡-W-sa¶ t`Z-KXn 

Ah-X-cn-̧ n-¡p-¶p. C¶s¯ Cu \nb-a-̄ nsâ Dt±-i-Im-c-W-§-sf-¡p-dn¨v 

]d-bp-t¼mÄ kt_mÀUn-t\äv sePn-tÉ-j³ kanXn-bpsS 8þ-maXv dnt¸mÀ«v 

2005 amÀ¨v amkw 30-þmw XobXn k` AwKo-I-cn-¨-Xm-Wv. GXm−v 8þ9 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 114

sImÃw Ign-bp-t¼mgmWv AXn-t·-ep-ff B£³ D−m-Ip-¶-Xv. \nb-a-k`m 

kan-XnIÄ hfsc ka-b-sa-Sp¯v NÀ¨ sNbvXv sXfn-sh-Sp¸v \S¯n ]cn-

tim-[n¨v Npän-¡-d§n AXnt·Â sXfn-sh-Sp¸v \S¯n sImSp-¡p¶ 

ip]mÀi-IÄ \S-¸n-em-¡p-¶-Xn-s\Sp-¡p¶ Ime-Xm-a-k-s¯-¸än _Ô-s¸« 

kan-Xn-Ifpw kv]o¡-dpsS Hm^o-kp-saÃmw bYmÀ°-̄ nÂ ]cn-tim-[n-

t¡− -Xm-Wv. dnt¸mÀ«p-IÄ In«p-¶-Xn\v Xs¶ H¯ncn sshIm-dp-−v. AXv 

Ign-ªn-«mWv ip]mÀi-IÄ hcp-¶-Xv. ip]mÀi-IÄ \S-̧ m-¡p-¶-Xn\pw 

Hcp-]mSv Ime-Xm-a-k-ap-−m-Ip-Ibm-Wv. {io. Fw. lwk ChnsS ]d-ª-Xp-

t]mse Ignª Kh¬saânsâ Ime¯v sIm−p-h¶ HmÀUn-\³knÂ 

t`Z-K-Xn-IÄ \S¸m-¡p-¶Xv kw_Ôn-¨m-Wv. \½psS kaq-l-¯nÂ 

Gähpw A[nIw Imbn-Im-[-zm\w th−n-h-cp¶ Hcp sXmgn-emfn  hn`m-K-

amWv Npa-«p-sXm-gn-em-fn-IÄ. 50 IntemsbSp-¡m³ ]d-ªmÂ ChnsSbncn-

¡p¶ an¡ BfpIÄ¡pw  Ign-bn-Ã. 100 Intembv¡v apI-fn-Â `mcw Xe-

bnÂh¨v Npa-¶p-sIm−v t]mIp¶hcpsS A[-zm\-`mcw F{X-bm-sW¶v 

\ap¡v Duln-¡m-hp-¶-tX-bp-f-fp. A{X-b-[nIw IjvS-s¸«v ]Wn-s-b-Sp-

¡p¶ Npa-«p-sXm-gn-em-fn-Isf ]−pImes¯ ImÀ«-q-Wn-Ìp-IsfÃmw Nn{Xo-

I-cn-¨p-sIm-−n-cp-¶Xv hfsc hnIr-X-am-bn-«mWv. Rm³ Npcp-¡p-I-bm-Wv. 

iq\-y-X-bnÂ \n¶pw ]Z-{]-hmlw krjvSn-¡p¶ Bfp-IÄ t]mepw Npcp-

¡nb ØnXn¡v Rm³ Npcp-¡p-¶-XmWv \Ã-Xv.  KÀ`n-Wn-bmb kv{XoIsf 

t]mepw Nn{Xo-I-cn-¡p¶ kµÀ`-¯nÂ Npa-«p-Iqen tNmZn-¡p¶Xmbn 

ImÀ«q-Wn-Ìp-IÄ hcbv¡m-dp-−v. Ip«nIfpsS ]mT-]p-kvXIw _mKnÂ 

Xq¡n t]mIp-t¼mÄ Npa-«p-s¯m-gn-em-fn-Isf Ifn-bm¡n Nn{Xo-I-cn-¡m-

dp−v.  AXp-t]m-se-Xs¶ hfsc tami-ambn DSp¸nsâ _«¬kv CSm- -̄



                                                 Uncorrected/Not for Publication 115

hÀ, Xe-bnÂ sI«v sI«p-¶-hÀ, aoi-]n-cn-¡p-¶-hÀ, tamiw `mj kwkm-cn-

¡p-¶-hÀ, _oUn hen-¡p-¶-hÀ C§s\ ]e Xc¯nepff Bfp-I-fm-

bmWv ImÀ«q-Wn-Ìp-IÄ Nn{Xo-I-cn-¨n-cn¡p¶Xv. Npa-«p-sXm-gn-em-fnIÄ 

FÃm t{SUv bqWn-bsâbpw `mK-ambps− -¦nepw AXnsâ Nn{Xo-I-

cW¯nsâ ap\ sN¶v sImf-fp-¶Xv  kn.sF.-Sn.-bp.þ-hn-em-Wv. ]e-t¸mgpw 

kn.-sF.-Sn.-bp. F¶ \ne-bn-emWv Npa«p-s¯m-gn-em-fn-IÄ Nn{Xo-I-cn-¡-s¸-

«p-sIm-−n-cn-¡p-¶-Xv.  A§s\ Gä-hp-a-[nIw hnaÀi-\m-ß-I-ambn Nn{Xo-I-

cn-¡-s¸-«n-«p-f-f- Hcm-fmWv ImÀ«q-Wn-Ìmb tbip-Zm-k³. A¡m-e¯v CS-

Xp-]-£s¯ D¶wh¨m-bn-cp¶p At±-l-¯nsâ cN\-Ifpw hc-I-sfÃmw 

D−m-bn-cp-¶Xv. C¶n-t¸mÄ At±lw tZim-`n-am-\n-bnÂ sXmgnemfn 

hÀ¤¯nsâ Bibw {]N-cn-¸n-¡p¶, tZim-`n-am-\n-bnÂ ImÀ«q-Wn-Ìmbn 

{]hÀ¯n-¡p-¶q-sh-¶p-f-fXv Ncn-{X-̄ nsâ {]bm-Ww, Zni Ft§m-«m-

sW¶v kqNn-̧ n-¡p¶Xnsâ amäambn thW-sa-¦nÂ ImWm³ Ign-bpw. 

Rm³ hni-Zmw-i-§-fn-te-bvs¡m¶pw t]mIp-¶n-Ã. ......... cmPyw apt¶m-«p-

t]m-Ip¶p. sXmgn-emfn hÀ¤-¯nsâ `mK-t¯-bv¡mWv Xm³ h¶ptNtc-

− -sX¶v ImÀ«q-WnÌv tbip-Zmk³ Xncn-̈ -dn-ª-Xnsâ e£-W-am-Wv. 

AXv kaq-l-̄ n-\p-ff s]mXpZni-bm-sW-¶mWv Rm³ ]dªph-¶Xv. 

CXv ]d-bp-t¼mÄ Xs¶ kt_mÀUn-t\äv sePn-tÉ-jsâ `mK-ambn Xs¶ 

ip]mÀi sN¿-s -̧Sp¶ ]e kµÀ -̀§-fp-−v. _nÃn\I¯v 32-þm-a-Xmbn 

AXv ]d-bp-¶p-−v. t£a-\n-[n-bpsS {]hÀ¯-\m-cw-`-L-«-¯nÂ ]²-Xn-

bpsS hnP-b-I-c-amb \S-¯n-¸n-\mbn BZ-y-hÀjw kÀ¡mÀ 50 e£w cq] 

{Kmâmbn \ÂIn-bncp-¶Xpw XpSÀ¶v hcp¶ 5 hÀj-¡m-e-t¯bv¡v CXp-

t]mse {Kmâv \ÂIm-sa¶v hmKvZm\w \ÂIn-bn-cp-s¶-¦nepw AXv \nd-th-



                                                 Uncorrected/Not for Publication 116

ä-s¸-«n-«n-Ã (kt_mÀUn-t\äv sePn-tÉ-j³ kanXn-bpsS ip]mÀi-bm-

sWtÃm CXnsâ t_bvkv) F¶v t_mÀUnsâ No^v FIvknIyq-«ohv 

kanXnsb Adn-bn-¡p-I-bp-−m-bn. kÀ¡mÀ hmKvZm\w sNbvX {Kmâv 

XpSÀ¨-bmbn e`n-¡p-I-bm-sW-¦nÂ AÀl-cm-b-hÀ¡v \n[nbnÂ \n¶v 

IrX-y-ambn s]³j³ sImSp-¡m³ Ignbp-sa¶pw At±lw kan-Xnsb 

t_m[-y-s -̧Sp-̄ n. Ignª Kh¬saânsâ Ime¯v 4.75 tImSn cq] 

s]³j³ sImSp-¡p-¶-Xn-\mbn A\p-h-Zn-̈ p. Ct¸mÄ B ss]k CÃmsX  

sImSp-¡m³ Ign-bmXncn-¡p¶ kml-N-c-y-am-Wp-f-f-Xv. hfsc \ma-am-

{Xamb s]³j\mWv. C{X-bp-a-[nIw A[zm\w hn\n-tbm-Kn-¡p¶ P\-hn-

`mKamsW-¦nepw Ah-cpsS PohnX \nehmcw Hcn-¡epw Dbcp-¶n-Ã. 

hfsc IjvS-s¸«v Pohn-¡p¶ Bfp-IÄ A]qÀÆw Nne sXmgnÂ taJ-e-

sbm-gn¨mÂ _m¡n alm-̀ q-cn-]£w t]cpw C§s\ sXmgn-en-\p-th−n 

thgm¼en-s\-t¸mse Im¯n-cp¶ Ah-Ø-bm-Wp-f-f-Xv. hfsc IjvS-s¸«v 

Po-hn-¡p¶ B P\-hn-̀ m-K-̄ n\v IrX-y-ambn s]³j³ t]mepw sImSp-

¡m³ Ignbm¯ Ah-Ø-bmWv \ne-\nÂ¡p¶Xv. AXp-sIm−v AXv 

F{Xbpw thKw ]cn-l-cn¨v sIm-Sp-¡m³ Ign-b-Ww. Cu _nÃnse t`Z-K-Xn-

sb-¡p-dn¨v ]d-bp-t¼mÄ IpSpw_-s¯-¡p-dn-¨p-ff \nÀÆ-N-\-¯nsâ Hcp 

`mKap−v. AXn-\-I¯v IpSpw-_-¯nÂ DÄs¸-Sp-¯-Wsa¶v ]d-bp¶ `mK-

t¯m-sSm-̧ w-Xs¶ am\-knIambn shÃphn-fn-IÄ t\cn-Sp¶ Ip«n-IÄ 

{]mb-]-cn-[n-bn-Ãm-sX-Xs¶ Ahsc DÄs¸-Sp-¯-W-sa-¶p-ff t`ZKXn aqhv 

sN¿p-t¼mÄ Xs¶ \nb-a-{]-Imcw AtUm]vSv sNbvXn-«p-ff Ip«n-Isfbpw 

]cn-K-Wn-¡m-hp-¶-Xm-Wv. AXp-t]mse-Xs¶ ]qÀ®-ambpw B{in-X-cmb 

Ahn-hm-ln-X-cmbn«p-ff ktlmZcn-amÀ, CXn-s\ms¡ ]n¶oSv Ft¸m-sg-



                                                 Uncorrected/Not for Publication 117

¦nepw CXp-t]m-ep-ff ip]mÀi-IÄ ZoÀL-Imeambn h¶v......... {]mtbm-Kn-

I-ambn Xs¶ hcp¶ Ahn-hm-ln-X-cmb ktlm-Z-cn-amÀ AsÃ-¦nÂ hn[h-

Ifmb ktlm-Z-cn-amÀ F¶nhsc¡qSn CXnsâ Bw_n-änÂ sIm−p-

hcp¶Xv `mhn-bnÂ C¯cw {]iv\-§fp−m-Ip-t¼mÄ Ipd-¨p-IqSn klm-

b-I-am-Ipw. AXp-t]mse t£a-\n[n B\p-Iq-e-y-§-sfms¡ hfsc ]cn-an-X-

am-Wv. Hcp-Im-e¯v slUvtemUv hÀt¡-gvkv BIvSnsâ aqe\nb-a-̄ nÂ 

Xs¶ Hcp-]mSv amä-§Ä ]n¶oSv hcp-¯p-Ibp−mbn. B amä-§-sfÃmw 

ap³Iq«n I−p-sIm−v Ipd-¨p-IqSn {]mtbm-KnI Xe-¯nÂ A\p-`-h-

s¸«n«p-ff Imc-y-§Ä IqSn Iq«nt¨À¯v t`Z-K-Xn-IÄ sIm−p-h-cp-¶Xv 

H^o-j-yÂ t`Z-K-Xn-bm-bn-¯s¶ sIm−p-h¶v AXpw-IqSn tNÀ¡Ww 

F¶p-ff A`n{]mb-am-Wp-f-f-Xv. CXv ^e-{]-Z-ambn \S-̧ m-¡p-¶-Xn\v 

[mcmfw _p²n-ap-«p-I-fp-−v. \ne-hn-ep-ff t£a-\n[n Hm^o-kp-I-fp-

sSsbÃmw kuI-c-y-§Ä hfsc ]cn-an-X-am-Wv. AhnsS Ìm^v 

kvs{SMvXnsâ Ipdhp-−v, Hm^okv kuI-c-y-§fpsS Ipdhp−v CsXÃmw 

]cn-l-cn-¡-s¸-Sm-\p-ff {iaw IqSn D−mbmÂ am{Xta \ap¡v CXv ^e{]Z-

ambn \S-¸m-¡m³ Ign-bq F¶pam{Xw ]dªp-sIm−v Rm³ \ndp-¯p-¶p.  

       

sXmgnepw ]p\-c-[n-hm-khpw hIp-¸p-a{´n ({io. jn_p -t__n 

tPm¬): kÀ, {io. F.- Fw. Bcn^v kqNn-¸n-¨-Xp-t]mse, Ignª 

Kh¬saânsâ Ime-L-«-¯nÂ CXnsâ BZ-y-`mKw kt_mÀUn-t\äv 

sePntÉäohv kanXn-bpsS ip]mÀi-{]-Im-chpw _m¡n-bp-f-fXv Hcp 

hnime-amb ImgvN-¸m-Snsâ ASn-Øm-\-¯nÂ sIm¨n³ Xpd-ap-J¯v \ne-

\n-¶n-cp¶ A\p-h-Z-\o-b-a-Ãm¯ Nne {]h-W-X-IÄ Ah-km-\n-¸n-¡p-hm³ 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 118

th−n FSp¯ \S-]-Sn-I-fpsS `mK-am-bpw C.-F-kv.-sF. _m[-I-am-¡pI 

F¶ e£-y-t¯m-Sp-IqSnbpw sIm−p-h¶ Hcp HmÀUn-\³km-Wv Ct¸mÄ 

_nÃmbn amdp-¶-Xv.  ChnsS {io. Fw. lwk kqNn-̧ n-¨Xnt\mSv ]qÀ®-

ambpw Rm³ tbmPn-¡p-¶p.  C{Xbpw A²-z-m-\n-¡p¶ asämcp sXmgn-emfn 

hn`mKw tIc-f-¯n-enÃ F¶XmWv Cu taJ-e-bnse Hcp khnti-j-X. 

]t£ ChÀ sN¿p¶ \Ã Imc-y§sf-¡p-dn¨v Hcn-¡epw Bcpw kwkm-cn-

¨n-«n-Ã. t\m¡p-Iqen Bkv]-Z-am¡n, Npa-«p-sXm-gn-em-fn-IsfbmsI hnÃ³ 

IYm-]m-{X-§-fmbn Nn{Xo-I-cn-¡p¶ ZuÀ`m-K-y-I-c-amb ØnXn-hn-tijw 

tIc-f-¯nep-−v.  AXv \½Ä amän-sb-Sp-̄ p-sIm-−n-cn-¡p-I-bm-Wv.  AXp-

sIm-−mWv t{SUv bqWn-b-\p-I-sf-Ãmw-IqSn ap³ssI-sbSp¯v t\m¡p-

Iqen ]mSn-sÃ-¶p-ff \ne-]m-sS-Sp-¯-Xv. AsXmcp ]cn-[n-hsc FÃm 

`mK¯pw hnP-bn-̈ p-h-cp-¶p-−v. {io. Fw. lwk Nq−n-¡m-Wn¨ Hcp 

{]iv\w Npa-«p-sXm-gn-emfn t£a-\n[n t_mÀUnsâ {]hÀ¯\s¯ 

kw_Ôn¨m-Wv. Cu \nbaw ]mÊm-bn-¡-gn-bp-t¼mÄ¯s¶ Zqc-h-ym-]-

Iamb {]iv\-§Ä t_mÀUn-\p-−m-Ip-sa-¶p-f-f- Imc-y¯nÂ kwi-b-an-Ã. 

]t£ AXns\ AXn-Po-hn-¡m³ \ap¡v km[n-¡-Ww, AXn-\p-ff aäv 

amÀ¤-§Ä tXS-Ww. FÌm-»n-jvsaâv tImÌv Ipd¨p\nÀ¯p¶-Xn-s\-

¡pdn¨v ChnsS ]cm-aÀin-¡p-I-bp-−m-bn.  Ct¸mÄ \mec iX-am-\-amWv 

FÌm-»n-jvsaâv tImÌm-bn amän-h-¨n-«p-f-f-sX-¦nepw F«v iX-am-\-t¯mfw 

sNe-hm-Ip-¶p-−v. CXn\pÅ {][m\ ImcWw ]Ww CXn-tebv¡v 

ASbv¡m¯-Xm-Wv. 27 iX-am\w ]Ww em`n-¡m³th−n apX-em-fn-amÀ 

CXv sXmgn-em-fn-I-fpsS I¿n-Â sImSp-¡p¶-Xp-sIm-−mWv t_mÀUnsâ 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 119

{]hÀ¯\w Imc-y-£-a-amIm-¯-Xv. At±lw FÌm-»n-jvsaâv tImÌn-s\-

¡p-dn¨v ]d-ªp, Ct¸mÄ At±lw ChnsS CÃ. ]t£ ap³ sXmgnÂ 

hIp-̧ p-a{´n {io. ]n.-sI. Kpcp-Zm-k³ DÄs -̧sS-bp-Å-hÀ ChnsSbp−v. 

Ct¸mÄ t_mÀUv t\cn-Sp¶ {][m\ `oj-Wn, Øncw sXmgn-em-fn-IÄ¡v 

s]³j³ sImSp-¡m-\p-ff Xocp-am-\w Ignª Kh¬saâv ssIs¡m-f-fp-

I-bp-−m-bn.  Cu sXmgn-em-fn-I-Ä AS-bv¡p¶ XpI-bnÂ\n-¶mWv 

s]³j³ sImSp-t¡-− -Xv. s]³j³ sImSp-¡p¶ ØnXn-IqSn hcp-t¼mÄ 

t_mÀUnsâ {]hÀ¯\w F§-s\-bm-bn-cn¡psa¶p-f-f-XnÂ henb 

Bi¦-bp-−v.  t_mÀUnsâ {]hÀ¯-\-§Ä F§s\ sa¨s¸-Sp-¯m³ 

km[n-¡p-sa-¶p-f-fXns\-¡p-dn¨v Btem-Nn-¨psIm-−n-cn-¡p-I-bm-Wv. hfsc 

Ipdª ]en-ibv¡v \nt£-]n¨n-cp-¶Xv DbÀ¶ ]en-i-bn-tebv¡v amän 

hcp-am\w hÀ²n-¸n-¨n«p−v. kvImtäÀUv sXmgn-em-fn-I-sf-¡p-dn-¨v {io. F.- 

Fw. Bcn^v kqNn-¸n-¡pI-bp-−mbn. Kh¬saâv hnlnXw In«n-bn-sÃ-

¦nÂt¸mepw kvImtäÀUv sXmgn-em-fnIÄ¡v Unkw-_Àhsc-bp-ff 

s]³j³ sImSp-̄ n-«p−v, s]³j³ IpSn-Èn-I-bn-Ã. Kh¬saânÂ\n¶v 

ap³Im-e-§-fn-se-t¸m-se-bp-ff hnlnXw In«m-\p-ff Hcp ]cn-{iaw \S-¯n-

s¡m-−n-cn-¡p-I-bm-Wv. CXv F{X-t¯mfw {]mtbm-Kn-I-am-sW¶p-ÅXv 

F\n-¡-dn-bn-Ã, kvImtäÀUv sXmgn-em-fn-IfpsS Hcp hnln-XwIqSn hm§n 

Ahsc AwK-§-fm-¡-W-sa-¶mWv ChnsS ]d-ªXv. BcmWv ]Ww 

Ct§m«v Xcm³ t]mIp-¶Xv ...... t\m¡p-Iqen Hgn-hm¡n _m¦nÂ IrX-y-

ambn ]W-a-S-bv¡m-\p-ff kwhn-[m-\w sNbvXn«pw CXp-hscbpw 

HcmÄt]mepw _m¦nÂ ]Ww AS-¨n-«n-Ã. sXmgn-em-fnIÄ¡v t\cn«v sImSp-

¡p-I-bmWv sN¿p-¶-Xv, AhÀ B{K-ln-¡p-¶Xpw AXm-Wv. AXp-sIm−v 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 120

AXv {]mtbm-Kn-I-X-e-¯nÂ F{X-t¯mfw sIm−p-h-cm³ km[n-¡p-sa-¶p-

ffXnÂ kwi-b-ap-−v. F´m-sW-¦nepw t£a-\n[n t_mÀUnsâ {]hÀ -̄

\-§Ä Ipsd-¡qSn sa¨-s¸tS−Xp−v. ChnsS kqNn-¸n-¨-Xp-t]mse FÌm-

»n-jvsaâv FIvkvs]³kv Ipdbvt¡− -Xm-Wv. AXn-s\Ãmw DX-Ip¶ 

\nebn-te-bv¡pff ]cn-]m-Sn-I-fp-ambn apt¶m«v t]mIp-I-bm-Wv. CsXmcp 

sNdnb _nÂ F¶p-ff \ne-bn-Â, AXnÂ ]e {]iv\-§Ä A´Àeo-\-am-

bn-«p-s− -¦nepw, AXv ]mÊm-¡n¯-cW-sa-¶p-f-f-XmWv Fsâ A`-yÀ°-\. 

 
{io. hÀ¡e IlmÀ: kÀ, hÀt¡-gvknsâ G¬Uv thPkv 

sIm−mWv Cu t_mÀUv apt¶m-«p-t]m-Ip-¶Xv  Poh-\-¡m-À¡v s]³j³ 

sImSp-¡pt¼mÄ-Xs¶ hen-sbmcp _m²-yX t_mÀUn\v hcp-¶p-−v.  C¶v 

I½n-än-I-fnÂ sXmgn-emfnIÄ t\cn«v ]Ww AS-bv¡p¶ ØnXn Ipd-ªp-

h-cn-I-bm-Wv. AS-bv¡p¶ ]Ww ]IpXn am{Xta ASbv¡q F¶p-ff 

kml-N-cyw FÃm I½n-än-I-fnepw hcp-¶p. At¸mÄ _m-²-yX IqSn 

hcp¶p. Poh-\-¡m-cpsS apgp-h³ s]³j\pw sImSp-t¡−n hcp-¶p. 

FdWm-Ip-fs¯ Imcyw am{XsaSp-¯mÂ C.-F-kv.-sF.bpsS {]iv\w 

Ahkm-\n-¡p-tam? Bsc-¦nepw tIkn\v t]mIp-I-bm-sW-¦nÂ tIc-f-

¯nsâ FÃm `mK-§-fnepw CXv sImSp-t¡-−n-h-cpw.  A§s\ sImSp-

t¡−n-h-¶mÂ, C¶v c−v iX-am-\w XpIbmWv hÀ¡vsa³ tIm¼³tk-

j-\p-th−n hym-]m-cn-I-fnÂ \n¶v ]ncn-¡p-¶-Xv. AXv \mec iX-am\wIqSn 

hmt§-−n-h-cpw.  A§s\ hm§n-sb-¦nÂ am{Xta C.-F-kv.-sF. FÃm 

Øe§fnepw _m[-I-am-Ip¶ kml-N-c-y-̄ nÂ F¯nt -̈cpI-bp-ffq. Cu 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 121

t_mÀUv A]-I-S-I-c-amb Nne {]Xn-k-Ôn-Isf t\cn-«p-sIm-−n-cn-¡p-

IbmWv.  AXnsâ ]cn-lmcw IqSn \½Ä Btem-Nn-t¡-−n-h-cpw.   

{io. jn_p -t__n tPm¬:  kÀ, CXv Adn-bm-¯-h-sc-¡qSn 

]dªdn-bn-t¡− F¶v hnNmcn¨v Rm³ ]d-ªn-sÃ-t¶-bp-f-fq. 

t_mÀUns\ kw_-Ôn-¨n-S-t¯mfw Zqc-h-ym-]-I-amb {]X-ym-Lm-X-ap-−m-Ip-

sa¶v Rm³ BZyw ]dªXv Cu Imc-y-§Ä DÄs¡m-−p-sIm-−mWv. 

AXns\ F§s\ AXn-Po-hn-¡m-³ km[n-¡p-sa-¶p-f-fXv t{SUv bqWn-b³ 

t\Xm-¡-·m-cp-ambn IqSnbmtem-Nn¨v AXn-\p-ff ]²-Xn-IÄ X¿m-dm-¡mw.  

 

an. kv]o¡À:  {io. F.- Fw. Bcn-^v, A§-bpsS 2 (_n) t`Z-KXn 

{]Êv sN¿p-¶pt−m? 

{io. F.- Fw. Bcn-^v: kÀ, Rm³ {]Êv sN¿p-¶nÃ.   

an. kv]o¡À:  k_vPIvSv I½nän dnt¸mÀ«v sNbvX {]Im-c-ap-ff 

2013þse tIcf Npa-«p-sXm-gn-emfn (t`-Z-K-Xn) _nÂ ]cn-K-W-\-bvs¡-Sp-¡-

W-sa¶ {]ta-bs¯ 

A\p-Iq-en-¡p-¶-hÀ...................... 

{]Xn-Iq-en-¡p-¶-hÀ...................... 

{]tabw k` AwKo-I-cn-¨n-cn-¡p-¶p. _nÂ ]cn-K-W-\-bvs¡-Sp-¡p-¶p. 

hIp-¸p-Xn-cn-¨p-ff ]cn-K-W\ 

2þmw hIp¸v 

Shri. A.K. Balan:  Sir, I move the following amendment: 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 122

107. In section 2(k) of the principal Act, proposed to be amended 

by clause 2, after item (vii), add the following new item 

namely:- 

“ (viii) wholly dependant unmarried sisters or widowed 

sisters”.  

 

Family- bpsS \nÀÆ-N-\-̄ nÂ Ahn-hm-l-n-X-cmb ktlm-Z-cn-am-

tcbpw hn[-h-I-fmb ktlm-Z-cn-am-tcbpw IqSn DÄs¸-Sp-¯-Ww. CXv 

hfsc {][m-\-s¸« Hcp t`Z-K-Xn-bm-Wv.  CXnÂ {]iv\w hcn-Ã.   

sXmgnepw ]p\-c-[n-hm-khpw hIp-¸p-a{´n ({io. jn_p -t__n 

tPm¬):  kÀ, 106-þmw \¼À t`Z-KXn HutZym-KnI t`Z-K-Xn-bmbn sIm−p-

h-cp-¶p.  

 106. In section 2 (k) (iii) of the principal Act proposed to be 

amended by clause 2, after the words “minor children”, add 

the words “including legally adopted children”. 

{io. F.- sI. _me-sâ t`Z-K-Xn-tbmSv ]qÀ®-ambn tbmPn-¡m³ 

km[n-¡p-Ibn-Ã. Widowed sisters F¶p-]-d-bp-t¼mÄ 65 hb-Êmb, IpSpw-

_sams¡-bpÅ hntUmbv¡pw CXnsâ hnlnXw In«-W-sa¶v ]dbp-¶-Xn-

t\mSv tbmPn-¡m³ km[n-¡nÃ. F¶mÂ BZ-y-s¯ `mKw “wholly 

dependent unmarried sisters” F¶p-]-dbp¶-Xn-t\mSv tbmPn¡p¶p.  



                                                 Uncorrected/Not for Publication 123

 

an. kv]o¡À: a{´n Ah-X-cn-¸n¨ HutZym-KnI t`Z-KXn 

k` AwKoI-cn-¨ncn-¡p-¶p.  

{io. F. sI. _mesâ 107 -þmw \¼À t`Z-K-Xn `mKn-I-

ambn k` AwKoIcn¨ncn-¡p-¶p.  

t`Z-KXn sNbvX {]Im-c-ap-ff 2þmw hIp¸v _nÃnsâ 

`mKam¡Wsa¶ {]iv\s¯ 

A\p-Iq-en-¡p-¶-hÀ....................... 

{]Xn-Iq-en-¡p-¶-hÀ......................... 

t`Z-KXn sNbvX {]Im-c-ap-ff 2þmw hIp¸v _nÃnsâ `mK-am-

¡Wsa¶ {]iv\w k` AwKo-I-cn-¨ncn-¡p¶p. 

t`Z-KXn sNbvX {]Im-c-ap-ff 2þmw hIp¸v _nÃnsâ `mK-am-

bncn¡p¶p 

3þmw hIp¸v 

(t`Z-K-Xn-bnÃ) 

3þmw hIp¸v _nÃnsâ `mK-am-¡-W-sa¶ {]iv\s¯ 

  A\p-Iq-en-¡p-¶-hÀ....................... 

  {]Xn-Iq-en-¡p-¶-hÀ........................ 

3þmw hIp¸v _nÃnsâ `mK-am-¡-W-sa¶ {]iv\w k` AwKo-I-cn-¨ncn-

¡p¶p. 

3þmw hIp¸v _nÃnsâ `mK-am-bncn¡p¶p 

4þmw hIp¸v 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 124

(t`Z-K-Xn-bnÃ) 

4þmw hIp¸v _nÃnsâ `mK-am-¡-W-sa¶ {]iv\s¯ 

  A\p-Iq-en-¡p-¶-hÀ....................... 

  {]Xn-Iq-en-¡p-¶-hÀ........................ 

4þmw hIp¸v _nÃnsâ `mK-am-¡-W-sa¶ {]iv\w k` AwKo-I-cn-¨ncn-

¡p¶p. 

4þmw hIp¸v _nÃnsâ `mK-am-bncn¡p¶p. 

5þmw hIp¸v 

(t`Z-K-Xn-bn-Ã) 

5þmw hIp¸v _nÃnsâ `mK-am-¡-W-sa¶ {]iv\s¯ 

  A\p-Iq-en-¡p-¶-hÀ....................... 

  {]Xn-Iq-en-¡p-¶-hÀ........................ 

5þmw hIp¸v _nÃnsâ `mK-am-¡-W-sa¶ {]iv\w k` AwKo-I-cn-¨ncn-

¡p¶p. 

5þmw hIp¸v _nÃnsâ `mK-am-bncn¡p¶p. 

6þmw hIp¸v 

(t`-Z-K-Xn-bn-Ã) 

6þmw hIp¸v _nÃnsâ `mK-am-¡-W-sa¶ {]iv\s¯ 

  A\p-Iq-en-¡p-¶-hÀ....................... 

  {]Xn-Iq-en-¡p-¶-hÀ........................ 

6þmw hIp¸v _nÃnsâ `mK-am-¡-W-sa¶ {]iv\w k` AwKo-I-cn-

¨ncn¡p¶p. 

6þmw hIp¸v _nÃnsâ `mK-am-bncn¡p¶p. 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 125

H¶mw hIp¸pw ]oTn-Ibpw t]cpw 

(t`Z-K-Xn-bnÃ) 

H¶mw hIp¸pw ]oTn-Ibpw t]cpw _nÃnsâ `mK-am-¡-W-sa¶ 

{]iv\s¯ 

A\p-Iq-en-¡p-¶-hÀ................. 

{]Xn-Iq-en-¡p-¶-hÀ................... 

H¶mw hIp¸pw ]oTn-Ibpw t]cpw _nÃnsâ `mK-am-¡-W-sa¶ 

{]iv\w k` AwKo-I-cn-̈ ncn-¡p¶p. 

H¶mw hIp¸pw ]oTn-Ibpw t]cpw _nÃnsâ `mK-am-bncn¡p¶p. 

aq¶mw hmb\ 

 sXmgnepw ]p\-c-[n-hm-khpw hIp-¸p-a{´n ({io. jn_p -t__n 

tPm¬):  kÀ, 2013-þse tIcf Npa-«p-sXm-gn-emfn (t`-Z-K-Xn) _nÂ ]mÊm-

¡-W-sa¶ {]tabw Rm³ Ah-X-cn-¸n-¡p-¶p.  

`£yhpw knhnÂ kss¹kpw D]-t`m-àr-kw-c-£-Whpw cPn-kvt{S-

j\pw hIp¸pa{´n ({io. A\q]v tP¡_v):  kÀ, Rm³ {]ta-bs¯ 

]n´m-§p¶p.   

 an. kv]o¡À: 2013-þse tIcf Npa-«p-sXm-gn-emfn (t`-Z-K-Xn) _nÂ 

]mÊm-¡-W-sa¶ {]ta-bs¯ 

  A\p-Iq-en-¡p-¶-hÀ................. 

  {]Xn-Iq-en-¡p-¶-hÀ...................... 

 {]tabw k` AwKo-I-cn-̈ n-cn-¡p-¶p.  _nÂ ]mÊm-bn-cn-¡p-¶p.   

 

2013-þse tIcf tSmÄ (t`-Z-K-Xn) _nÂ 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 126

 s]mXp-a-cm-a¯v hIp-¸p-a{´n ({io. hn.- sI. C{_mlnw Ipªv) :  

kÀ, k_vPIvSv I½nän dnt¸mÀ«v sNbvX {]Im-c-ap-ff 2013-þse tIcf 

tSmÄ (t -̀Z-K-Xn) _nÂ ]cn-K-W-\-bvs¡-Sp-¡-W-sa¶ {]tabw Rm³ 

AhX-cn-̧ n-¡p-¶p.   

kl-I-c-Whpw JmZn {Km-a-hy-h-km-bhpw aen-\o-I-cW\nb-{´-Whpw  

hIp-¸p-a{´n ({io. kn.-F³. _me-Ir-jvW³):  kÀ, Rm³ {]ta-bs¯ 

]n´m-§p-¶p.   

 
{io. sI.- hn. A_vZpÄ JmZÀ : kÀ, Rm³ Fsâ hntbmP\¡pdn¸v 

tcJ-s -̧Sp¯p-I-bm-Wv. Rm³ ZoÀL-ambn {]kw-Kn-¡p-¶n-Ã. 5 tImSn- cq] 

F-¶p-]-d-bp-¶Xv henb kwJ-y-b-Ã. \½psS \m«nÂ t`Z-s¸« Hcp 

Iept¦m sNdnb ]metam D−m-¡-W-sa-¦nÂ AXn-\p-h-cp¶ sNehv \ap-

¡-dn-bmw. 10 tImSn cq]- h-sc-bp-Å-Xns\sb-¦nepw tSmÄ ]ncn-¡p¶XnÂ 

\n¶pw Hgn-hm-¡m³ Ign-ªmÂ AXv \Ã Imc-y-am-Wv. tZio-b-]m-X-bn-

epÅ tSmfp-I-fpsS ]ncn-hp-ambn _Ô-s¸-«v ]e- {]-iv\-§fpw A\p-h-`-

hn¡p¶p−vv. bmsXmcp Xc-¯n-ep-Å Ime-]-cn-K-W-\-bpan-Ãm-sX-bmWv 

tSmÄ ]ncn-¡p-¶-Xv. \nÝnX Ime-b-fhv Ign-ªmÂ tSmÄ ]ncnhv 

\ndp¯m³ Ign-bp¶ Xc-¯n-epÅ \nb-a-t`-Z-KXn D−m-t¡--−Xp− -v. 

tZiob]mX-bnÂ, tNäp-h-bnÂ tSmÄ ]ncnhv D− -m-bn-cp¶p, Ct¸mÄ 

AhnsS tSmÄ ]ncn¡p¶n-Ã, ]s£ 25 sImÃ-t¯mfw ]ncnhv XpSÀ¶n-

cp¶p.  AXp-sIm−v tSmÄ ]ncn-hn\v Hcp Ime-]-cn[n \nÝ-bn-¡W-sa-

¶mWv F\n¡v \nÀt±-in-¡m-\pÅ asämcpImc-yw. C¶v ]pXnb tdmUp-I-fp-

sSbpw ]me-§-fp-sSbpw \nÀ½mWw _n.-H.-Sn. ASn-Øm-\-̄ n-em-Wp-Å-Xv. 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 127

P\§sf kw_-Ôn-¨n-S-t¯mfw ]pXnb tdmUv hcpt¼mgpw tZiob ]mX 

hnI-kn-¸n-¡p-t¼mgpw  bmsXmcp Xc-¯n-epÅ Ime-\n-_-Ô-\-bn-ÃmsX 

\nc-h[n ]Xn-äm-−p-IÄ tSmÄ sImSp-t¡−n hcp-¶p-sh-¶p-ÅXv henb 

shÃp-hn-fn-bm-Wv. AXp-sIm−v CXn-s\mcp \n_-Ô\ hbv¡-W-sa¶ 

\nÀt±iw Rm³ D¶-bn-¡p-I-bm-Wv. AXp-t]mse _n.-H.-Sn. ASn-Øm-\-

¯nÂ tdmUv hnI-kn-̧ n-¡p-t¼mÄ, tIcf kwØm-\s¯ kw_Ôn¨v 

]dbp-I-bm-sW-¦nÂ CÔ\w, tdmUv \nIp-Xn-b-\-¯nÂ tI{µKh¬saâv 

]ncn-s¨-Sp-¡p¶ XpI-bpsS 10 iX-am-\w-t]mepw \½psS kwØm-\¯v 

hn\n-tbmKn¡p-¶n-sÃ¶Xv Hcp bmYmÀ°-y-am-Wv. henb tXmXnÂ \½psS 

\m«nÂ \n¶v ]Ww ]ncn-s -̈Sp¯v sIm−p-t]m-Ip-¶p. Ignª hÀjw 

s]t{SmÄ, UokÂ  \nIp-Xn-bn-\-̄ nÂ 699 tImSn cq]bpw hml\ 

\nIpXn-bn-\-̄ nÂ 1410 tImSn cq]bpw tI{µ Kh¬saâv ]ncn-s -̈Sp-̄ p.  

Cu ]ncn-s -̈Sp¯ 2109 tImSn cq]bpsS 10 iX-am-\-¯nÂ Xmsg-t¸mepw 

\ap¡v hnlnXambn e`n-¡p-¶n-Ã. tdmUv hnk-I-\-¯nsâ Imc-y-¯n-epÅ 

kvXw`-\m-hØ XpS-cp-I-bm-Wv. F¶n«pw, _n.-H.-Sn. ASn-Øm-\-̄ nÂ 

tdmUp-IÄ \nÀ½n¡-W-sa¶ tI{µ-K-h¬saâv \nÀt±iw \½Ä AwKo-I-

cn-¡p-Ibpw \S-¸n-em-¡p-Ibpw sN¿p-I-bm-Wv. Cu Imgv¨-¸m-SnÂ amäw 

htc--−Xp− -v. tSmfnsâ Imc-y-¯nÂ Ime--\n-_Ô\ D−m-I-W-sa¶ 

\nÀt±iw Rm³ Cu kµÀ -̀̄ nÂ Adn-bn-¡p-I-bm-Wv.   

 
{io. sI. cmPp : kÀ, ZoÀL-amb Hcp kwkm-c-¯n-tebv¡v Rm³ 

IS-¡p-¶n-Ã. ChnsS Fsâ kplr¯v {io. sI.- hn. A_vZpÄ JmZÀ 

Nq−n-¡m-Wn-¨-Xp-t]mse, k_vPIväv I½n-än¡v hnS-W-sa¶ {]ta-b-s -̄



                                                 Uncorrected/Not for Publication 128

¡p-dn-¨pÅ NÀ¨ \S-¡p-t¼mÄ s]mXpsh DbÀ¶p-h-¶Xpw _lp-am-\-

s¸« a{´n sIm−p-h-¶n-«pÅ t`Z-KXn \nÀt±ihpw bYmÀ°-¯nÂ 

sNdnb ]me-§sf tSmÄ ]ncn-¡p-¶-XnÂ \n¶pw Hgn-hm-¡pI-sb-¶-Xm-Wv.  

CXv P\-§Ä¡v Bi-zmkw \ÂIp-¶-Xn-\p-th− -n-bp-Å-Xm-sW¶ Imc-y-

¯nÂ kwi-b-an-Ã. ]t£, \nÀ½m-W-s -̈ehv A`q-X-]qÀÆ-ambn  hÀ²n-̈ n-

cn-¡p¶ Cu Ime-L-«-¯nÂ sNdnb ]me-§Ä¡p-t]m-epw \nÀ½m-W-

s¨ehv 5 tImSn cq]bv¡p-ap-I-fnÂ t]mIpw. \nÀ½m-W-s¨-ehv hÀ²n-

¨Xn\mÂ kmam-\yw sa -̈s¸« Iep¦v ]Wn-b-W-sa-¦nÂt¸mepw 

C{Xbpa[nIw XpIbmIp¶ kml-N-c-y-̄ nÂ A§v- D-t±-in-¡p¶ 

t]msemcp Bi-zmkw P\-§Ä¡v \ÂIm³ Ign-bnÃ.  Hcp tImSn cq] 

hsc \nÀ½mW sNe-hpÅhbv¡v tSmÄ ]ncn-¡p¶ GÀ¸m-SmWv \S-¶n-cp-

¶-sX-¦nÂ AXv 5 tImSn cq] hsc-bm-¡p-¶p.  AXp-t]mcm, {io. sI.- hn. 

A_vZpÄ JmZÀ kqNn-¸n-¨-Xp-t]mse Ipd-ªXv 10 tImSn cq]bnÂ IqSp-

XÂ \nÀ½mWs¨e-hpÅ ]me-¯n\v tSmÄ ]ncn-¡p¶ \ne-bntebv¡v 

t]mIWw. AXnÂ¯msg sNe-hp-ÅXns\ tSmfnÂ \n¶v Hgn-hm-¡n-s¡m-

Sp-¡-Ww. AXp-kw_-Ôn¨v k -̀bnÂ hIp-̧ nsâ t`Z-KXn hcp-t¼mÄ 

A§v Hmd-embn t`Z-KXn Iq«n-t¨À¡-W-sa-¶mWv F\n¡v Nq−n-¡m-Wn-

¡m-\p-Å-Xv. NÀ¨bv¡v adp-]Sn ]d-bp-t¼mÄ, hml-\-§-fpsS Imcy¯nÂ 

{Xo hoe-dp-Isf Hgn-hm-¡m-sa¶v A§v kqNn-̧ n-̈ n-cp-¶p. k_vPIväv I½n-

änbpsS NÀ¨bv¡v tijhpw B \ne-bn-epÅ \nÀt±iw h¶n-«p-ÅXv 

kzoIm-c-y-am-Wv. AXp-t]mse A\-´-amb Ime-t¯bv¡v tSmÄ ]ncn-¡p¶ 

GÀ¸mSv \ne-hn-ep−v. -ss_¸m-ÊnÂ B-¡pfw Imb-ensâ apI-fnÂ IqSn-



                                                 Uncorrected/Not for Publication 129

bpÅ ]me¯n\v F{Xtbm hÀj-ambn tSmÄ ]ncn-¡p-¶p. ]me-̄ nsâ     

\nÀ½m-W-s¨e-hn-\m-h-iyw hcp¶ XpI-tb-¡mÄ A[n-I-cn-̈ p-t]m-Ip¶ 

\ne-bnÂ CXn-t\m-SIw Xs¶ hÀ²n¨ hml-\-§-fpsS F®-sams¡ h¶-

t¸mÄ ¢n]vXkabw sIm−v \nÀ½mWs¨e-hn-\m-h-i-y-amb ]Ww 

bYmÀ°-¯nÂ Icm-dp-ImÀ¡v ]ncn-¡m³ Ign-bp-¶p− -v. AXp-sIm−v 

A\-´-amb ]ncnhv F¶p-ÅXv Ah-km-\n-¸n-¡-Ww. tSmÄ _q¯v Hcp 

t]Sn-kz-]v\-am-Im³ ]mSn-Ã. ]c-am-h[n 10 hÀjs¯ ]ncnhpsIm−v Ah-

km-\n-¸n-¡m³ Ign-bp¶ coXn-bnÂ \nP-s¸-Sp-¯m³ Ign-bWw. \½psS 

\m«nÂ s]mXpsh ]n.-U-»-yp.-Un.þsb Agn-a-Xn-bpsS IqSm-c-sa-¶mWv 

]dbp-¶-Xv. {io. hn.-sI. C{_mlnw Ipªv a{´n-bm-b-Xn-\p-ti-j-apÅ 

kw`-h-sa-¶pÅ \ne-bn-eÃ Rm³ ]d-bp-¶-Xv.  s]mXp-hnÂ tIc-f-̄ nÂ 

tdmUp-IÄ F{X XpI sNe-h-gn¨v \nÀ½n-¨mepw \ne-\nÂ¡p-¶n-Ã. Hcp ag 

-ko-k¬ Ign-bp-t¼mÄ tdmUp-IfpsS \ne-hmcw t]mIp¶p, ]e tdmUp-

Ifpw CSn-ªp-s]m-fnªpt]m-Ip-¶p. ]e ]co-£-W-§fpw \S-¡p-¶p− -v. 

B ]co-£-W-§-fp-sS-sbm¶pw ^ew bYmÀ°-̄ nÂ \ap¡v A\p-Iq-

eambn In«p-¶n-Ã. Gähpw Ah-km\w tI«Xv tdmUpw sdbnÂth 

¹mävt^mapw \nÀ½n-¡m³ Xncp-h-\-´-]pcw tImÀ¸-td-j-\nse thÌv D]-

tbm-Kn¡p-sa-¶m-Wv. A -̄c-̄ nÂ \nÀ½n¨ sdbnÂth-bpsS ¹mävt^mw 

_lp-am-\-s¸« a{´n aªfmwIpgn Aen t]mbn Xmgv¶p-t]m-Ip-¶p-t−m-

sb¶v \S-¶p-t\m-¡n-b-Xnsâ ]Sw ]{X-¯nÂ D−m-bn-cp¶p. \½psS 

tdmUv \nÀ-½m-W-hp-ambn _Ô-s¸«v B[p-\nI kmt¦-XnI hnZ-y-IÄ 

D]tbm-Kn¨v sNe-h-gn-¡-s¸-Sp¶ XpIbv¡v dnt«¬kv D−m-I-Ww. B 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 130

coXn-bnÂ Agn-aXn Hgn-hm-¡n-s¡m−v ]c-am-h[n sa -̈s¸« \ne-bn-Â 

tdmUp-IÄ kwc-£n-¡p-hm³ Ign-b-̄ ¡ coXn-bnÂ _lp-am-\-s¸« a{´n-

bpsS `mK-¯p-\n-¶pff CS-s]-SÂ D−m-I-Ww. ]n.-U-»-yp.-Un. tdmUp-IÄ 

am{X-a-Ã, GXv tdmUv tami-s¸«v InS-¶mepw s]mXp-a-cm-a¯v hIp-¸p-a-{´n-

tbbpw tNÀ¯m-Wv P\w ]d-bp-¶-Xv. ]n.-U-»-yp.-Un. tdmUp-IfpsS 

NpaXe am{Xta kÀ¡m-cn\pw a{´n¡pw DÅpsh-¦nepw \m«nÂ {KmaoW 

tdmUp-IÄ tami-s¸«pInS-¶mepw kÀ¡m-cn-sâ apJ-amWv bYmÀ°-̄ nÂ 

tami-am-Ip-¶-sX¶v a\-Ên-em-¡n-s¡m−v {KmaoW tdmUp-IÄ Hä-¯-h-

Wtbm  c−pXh-Wtbm \¶m-¡p-¶-Xn-\m-h-i-y-amb ^−p-IqSn A\p-h-Zn-

¡p-¶-Xn\v _lp-am-\-s¸« a{´n Xocp-am-\-sa-Sp-¡-W-sa¶pam{Xw ]d-ªp-

sIm−v Rm³ Ah-km-\n-¸n-¡p¶p.  

 {io. s_¶n s_l-\m³:  kÀ, k_vPIväv I½nän dnt¸mÀ«v sNbvX-

{]-Im-c-apÅ 2013-þse tIcf tSmÄ (t`Z-KXn) _nÂ s]mXp-P-\m-̀ n-{]mbw 

t\Sp-¶-Xn-\mbn kÀ¡p-teäv sN¿-W-sa¶ t`Z-KXn Rm³ Ah-X-cn-¸n-

¡p¶p. ChnsS FÃm-hcpw kqNn-¸n-¨-Xp-t]mse, \nÀ½m-W-s¨-ehv 5 tImSn 

cq]-sb-¶p-ÅXv 10 tImSn cq]-bmbn DbÀ¯-Ww.  tSmÄ ]ncn-hns\ kw_-

Ôn¨pÅ \½psS at\m-`mhw amd-Ww. 1700-þmam−nemWv tSmÄ F¶ 

k¦Â¸w temI¯nep− -m-b-Xv.  ^nem-sUÂ^n-bm-bnÂ \n¶pw e¦m-sj-

b-dn-tebv¡v BWv BZy-ambn tSmÄ k{¼-Zmbw GÀs -̧Sp-̄ nbXv.  

]s£, \½psS at\m-`mhw Ct¸mgpw amdn-bn-«n-Ã. ChnsS C³{^m-kv{S-

Iv¨À D−m-I-Ww. C¶n-hnsS k` t\ct¯ Ah-km-\n-̧ n-¡m³ F´mWv 

ImcWw; ae-_m-dnÂ t]mIm-\p-Å-hÀ¡v Ct¸mÄ t]mbm-emWv \msf 

t\cw shfp-¡p-t¼mÄ As§-¯m³ Ign-bp-¶-Xv.  Chn-sS-sbmcp 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 131

FIvkv{]kv sslth-sb-¡p-dn¨v Btem-Nn-¨-Xm-Wv. B sslth D−m-bn-

cp-s¶-¦nÂ sshIp-t¶cw 6 aWn¡v kt½-f\w ]ncn-ªmepw cm{Xn 12 

aWn¡v AhnsS F¯m-am-bn-cp-¶p.  A¯cw hnI-k\ {]hÀ -̄\-§Ä 

\½psS \m«nÂ \S-¡m-Xn-cn-¡m³ ImcWw........ CXp-t]m-epÅ ASn-b-´c 

ka-b-s -̄¦nepw, Akw»n ]ncnªtijw t\ct¯ ho«n-se-̄ m³ 

kuI-cyw D−m-¡p¶-Xn-s\-¦nepw FIvkv{]kv sslthsb t]ms-e-

bpÅhsb-¡p-dn¨v Btem-Nn-t¡--−XmWv. CsXÃmw hc-W-sa-¦nÂ 

kwØm\ JP-\m-hnÂ ]W-an-Ã.  \ap¡v tSmÄ ]ncn-¡-Ww. tSmÄ F¶Xv 

sXämWv F¶ at\m-`m-h-¯nÂ \n¶pw tIc-f-ob kaq-ls¯ amän-sb-Sp-

¡m³ cmjv{Sob {]hÀ -̄I-·m-cmb \½Ä Hcp-an¨v \nÂ¡-

Wsa¶`yÀ°n-̈ p-sIm−v, Fsâ t`Z-KXn Ah-X-cn-̧ n-̈ p-sIm−v Rm³ 

\ndp-¯p-¶p.  

 an. kv]o¡À:  {io. sI.-hn. hnP-b-Zmkv A§-bpsS 2(-_n) t`Z-KXn 

Ah-X-cn-¸n¨v kwkmcn-¡m-hp-¶-Xm-Wv. 

{io. sI.-hn.- hn-P-b-Zm-kv: kÀ,  k_vPIväv I½nän dnt¸mÀ«v sNbvX 

{]Im-c-ap-ff 2013-þse tIcf tSmÄ (t`Z-KXn) _nÂ ho−pw AtX 

k_vPIväv I½nänbpsS ]cn-K-W-\bv¡v Ab-bv¡-W-sa¶ t`Z-KXn Rm³ 

Ah-X-cn-¸n-¡p-¶p.  Hcp {][m-\-s¸« Imc-y-am-Wv. tSmÄ ]ncn-¡pI F¶p-

]d-bp-¶Xv Ct¸m-sgmcp  ^mj\mbn amdn-bn-cn-¡p-I-bm-Wv.  km[m-c-W-

¡mÀ¡pw ]mh-s¸-«-hÀ¡pw ]Ww sImSp-¯mÂam-{Xta tdmUn-eqsS 

k©-cn-¡m³ Ignbq F¶pÅ  KXn-tI-Sn-tebv¡v \½psS tIcfw amdn-

s¡m-−n-cn-¡p-I-bm-Wv.  AXn-s\mcp _ZÂ \bw \ap¡v Bhn-jvIcn-̈ p-



                                                 Uncorrected/Not for Publication 132

IqtS F¶mWv F\n¡v tNmZn-¡m-\p-Å-Xv?  Ct¸m-gm-sW-¦nÂ \_mÀUn-

sâbpw temI-_m-¦n-sâbpw aäv GP³kn-I-fp-sSbpw klm-b-t¯m-Sp-IqSn 

Pe-hn-X-cW ]²-Xn-Ifpw Umw \nÀ½m-W-hp-saÃmw XzcnX-K-Xn-bnÂ  

\S¡p-¶p-−v. B coXn \ap¡v ]cn-tim-[n-¨p-sIm−v tSmÄ Hgn-hm-¡n-s¡m-

−pÅ tdmUv \nÀ½m-W-s¯-¡p-dn¨v Nn´n-¨p-IqtS F¶p-Å-XmWv 

F\n¡v tNmZn-¡m-\p-Å-Xv. asäm¶v tI{µ Kh¬saânsâ Ah-K-W\ 

hfsc-b-[nIw tIc-f-¯nse KXm-KX hnI-k-\-t¯bpw  tdmUv hnI-k-\-

t¯bpw kmc-ambn  _m[n-¨n-cn-¡p¶p F¶-XmWv Gähpw {][m-\-s¸« 

hnj-bw.  tIcfhpw tI{µhpw Htc I£n `cn-¨mepw ChnsS  tIcf 

kwØm-\-̄ n\v tamN-\-anÃ F¶pÅ \ne-bn-tebv¡v s]mbvs¡m-−n-cn-

¡p-I-bm-Wv.  Ct¸mÄ c−p-hÀj-am-bn«pw tZio-b-]m-X-I-fpsS Hcp Aä-Ip-

ä-̧ -Wnbpw \S-¡p-¶n-Ã.  DZm-l-c-W-¯n\v F³.-F¨v 47 hfscb[nIw 

Kpcp-X-c-amb Ønbn-tebv¡v s]mbvs¡m-−n-cn-¡p-I-bm-Wv.  a{´n-am-cmcpw 

F³.-F¨v 47-þÂIqSn ]me-¡m-t«bv¡v hcp-¶nÃ.  XrÈq-cnÂ\n¶v t\sc 

Hä-¸mew tdmUp-h-gn-bmWv hcp-¶-Xv. A{Xbpw KXn-tI-Sn-te¡v s]mbvs¡m-

−n-cn-¡p-I-bmWv. CXn-s\mcp t]mwhgn F¶pÅ \ne-bnÂ, IgnªbmgvN 

_lpam\-s¸« s]m-Xp-a-cm-a¯v hIp-¸p-a{´n ChnsS kqNn-̧ n-̈ Xv  tI{µ 

Kh¬saâv 5 tImSncq] A\ph-Zn-¨Xv em]v-km-bn-t¸m-bn-cn-¡p-¶p, C\n 

F§s\ tdmUv icn-bm-¡n-sb-Sp¡pw F¶v F\n¡pw ]d-bm³ Ign-bnÃ 

F¶mWv. At¸mÄ ChnsS F´v hnI-k-\-am-Wp-Å-Xv? tSmÄ ]ncn-

¡m\pÅ t`Z-KXn sIm−p-h-cnI F¶-X-ÃmsX tdmUv hnI-k-\-̄ n-\p-

th−n Hcp \nbaw sIm− -ph-cnI F¶p-ÅXv \½p-¡n-ÃmsX s]mbvs¡m-



                                                 Uncorrected/Not for Publication 133

−n-cn-¡p-¶psh¶-XmWv Hcp {][m-\-s¸« hnaÀi-\w. AXnÂ¯s¶  

{]tX-y-In¨v ]d-bm-\p-ÅXv tSmÄ ]ncn-¡p¶ hnj-b-sa-Sp¯v ]cn-tim-[n-

¨mÂ  5 tImSn cq]-bmWv.  5 tImSn cq] 10 tImSn- cq]-bm¡n amä-W-sa-

¶m-Wn-t¸mÄ ]d-ª-Xv. B 10 tImSn cq] F´n-\m-Wv?  C¶s¯ ØnXn-

bnÂ ASp-¯-hÀjhpw 15% apXÂ 20% hsc tdäv dnhn-j³ hcpw. I¼n, 

knaâv XpS§n FÃm-¯n-\pw hne IqSn-s¡m-−n-cn-¡p-I-bm-Wv.  tdäv 

dnhnj³ hÀjw-tXmdpw h¶p-sIm-−n-cn-¡p-I-bm-Wv.  A§-s\-bm-sW-¦nÂ  

10 tImSn  cq]bv¡v Hcp sNdnb ]mew ]Wn-bm³ am{Xta Ign-bq.   

At¸mÄ AXv amän 25 tImSn cq]-sb-¦nepw AXn-\-\p-k-cn¨v sIm−p-

hcWw.   25 tImSn cq]bv¡v apI-fnÂ sNe-hp-h-cp¶ ]me-§Ä¡p-

am{Xta tSmÄ ]ncn-¡m³ ]m-Sp-f-fq, tSmÄ ]ncn-hn\v Hcp \nÝnX kabw 

\nÝ-bn-¡-Ww. C{X-bp-amWv F\n¡v kqNn-̧ n-¡m-\p-Å-Xv. 

.  

s]mXp-a-cm-a¯v hIp-¸p-a{´n ({io. hn.-sI. C{_mlnw Ipªv): kÀ,  

ChnsS Ah-X-cn-¸n-¨ t`Z-K-Xn-I-sfm¶pw kzo-I-cn-¡p-¶n-Ã. AtX-k-abw 

ChnsS t`Z-K-Xn-IÄ Ah-X-cn-¸n¨Xv hfsc kZp-t±-i-y-t¯m-Sp-Iq-Sn-bm-Wv.  

Hcp tImSn- cq] \nÀ½m-WsN-ehv hcp¶ ]me-§Ä¡mWv Ct¸mÄ  tSmÄ 

]ncn-¨p-sIm-−n-cn-¡p-¶-Xv. AXv 5 tImSn-cq] B¡p-I-bm-Wv.  HäbSn¡v 

hen-sbmcp amäap−m-¡m³ km[n-¡p-I-bn-Ã.  am{X-aÃ \ne-hn-epÅ tSmÄ 

BIvSnÂ Hcp-]nSn  A]m-I-X-I-fp-−v.  AsXÃmw ]cn-l-cn-¨p-sIm−v Hcp 

t`Z-KXn Kh¬saâv sIm−p-h-cpw.  B ka-b¯v CXv ]cn-tim-[n¡m-hp-

¶-Xm-Wv.  



                                                 Uncorrected/Not for Publication 134

an. kv]o¡À: {io. s_¶n s_l-\m³ A§-bpsS 1(-F) t`Z-KXn  

{]Êv sN¿p-¶p-t−m? 

{io. s_¶n s_l-\m³: kÀ, Rm³ {]Êv sN¿p-¶n-Ã. 

an. kv]o¡À: {io. s_¶n s_l-\m³ Ah-X-cn-¸n¨ 1(-F) t`Z-KXn 

k`-bpsS A\p-a-Xn-tbm-sS ]n³h-en-¨n-cn-¡p-¶p.  

{io. sI.hn hnP-b-Zmkv Ah-X-cn-¸n¨ 2(-_n) t`Z-KXn {]Êv sN¿p-¶p-

t−m? 

{io. sI.hn hnP-b-Zmkv: kÀ, Rm³ {]Êv sN¿p-¶n-Ã. 

{io. sI.hn hnP-b-Zmkv Ah-X-cn-¸n¨ 2(-_n) t`-Z-KXn k`- 

\ncmIcn¨p.  

k_vPIvSv I½nän dnt¸mÀ«v sNbvX {]Im-c-apÅ  2013-þse tIcf 

tSmÄ(-t`-Z-K-Xn) _nÂ  ]cn-K-W-\-bvs¡-Sp-¡-W-sa¶ {]ta-bs¯  

A\p-Iq-en-¡p-¶-hÀ........................................... 

{]Xn-Iq-en-¡p-¶-hÀ........................................... 

{]tabw k`  AwKo-I-cn-¨n-cn-¡p-¶p.  _nÂ ]cn-K-W-\-bvs¡-Sp-

¡p¶p.  

2þmw hIp¸v 

Shri.  P.C. Vishnunadh: Sir, I move the following amendment. 

110. In section 2(a) proposed to be amended in the principal Act 

by clause 2(i), for the words “five hundred lakhs rupees” the words 

“eight hundred lakhs rupees” shall be substituted. 

 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 135

  Shri. M.A. Vaheed:  Sir, I move the following amendment. 

111. In section 2(a) proposed to be amended in the principal Act 

by clause  2(i), for the words “five hundred lakhs rupees” substitute the  

words “nine hundred lakhs rupees”. 

Shri.  Benny Behanan: Sir, I move the following amendment. 

112.  In section 2(a) proposed to be amended in the principal Act  

           by clause  2(i), for the words “five hundred lakhs rupees”  

            the  words “ten hundred lakhs rupees” shall be substituted. 

 Shri. V.D. Satheesan: Sir, I move the following amendment. 

  114. In section 2(a) proposed to be amended in the principal Act by      

clause 2(i) for the words "five hundred lakhs rupees" the words "eleven 

hundred lakhs rupees" shall be substituted. 

Shri. K. Sivadasan Nair: Sir, I move the following 

amendment. 

115. In section 2(a) proposed to be amended in the principal Act by clause 

2(i) for the words "five hundred lakhs rupees" the words "twelve 

hundred lakhs rupees" shall be substituted. 

Shri. T.N. Prathapan: Sir, I move the following 

amendment. 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 136

117. In section 2(a) of the principal Act proposed to be amended by clause 

2(i) for the words "five hundred lakhs rupees" substitute the words 

"fourteen hundred lakhs rupees". 

Shri. K. Muraleedharan: Sir, I move the following 

amendment 

118. In section 2(a) of the principal Act proposed to be amended by clause 

2(i) for the words "five hundred lakhs rupees" substitute the words 

"fifteen hundred lakhs rupees". 

Shri P. A. Madhavan: Sir, I move the following amendment 

119. In section 2(a) of the principal Act proposed to be amended 

 by clause 2(i), for the words “five hundred lakhs rupees”, 

 substitute the words “sixteen hundred lakhs rupees”. 

 
     Shri Varkala Kahar: Sir, I move the following Amendment 

120. In section 2(a) of the principal Act proposed to be amended 

by clause 2(i), for the words “five hundred lakhs rupees”, 

substitute the words “seventeen hundred lakhs rupees”. 

 
Shri Dominic Presentation: Sir, I move the following amendment 
 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 137

122. In section 2(a) of the principal Act proposed to be amended 

by clause 2(i), for the words “five hundred lakhs rupees”, 

substitute the words “nineteen hundred lakhs rupees”. 

kÀ, ]¯pw ]Xn-\mepw sImÃ-ambn 10 e£-¯n-e-[nIw  cq] e`n¨ ]me-

§-fp--v.  A¯cw ]me-§ÄIqSn ]cn-K-Wn-¡-Ww. 

Shri A. P. Abdullakutty: Sir, I move the following amendment. 
 
124. In section 2(a) of the principal Act proposed to be amended 

by clause 2(i), for the words “five hundred lakhs rupees”, 

substitute the words “twenty one hundred lakhs rupees”. 

 Shri E. P. Jayarajan: Sir, I move the following amendment 

125. In section 2(a) of the principal Act proposed to be 

     amended by clause 2(i), for the words “five hundred lakhs  

     rupees”, substitute the words “twenty five hundred lakhs  

     rupees”. 

 
Shri. K. Raju: Sir, I move the following amendment 

127. In section 2(a) proposed to be amended in the principal Act 

by clause 2(i) for the words “five hundred lakhs rupees” the words 

“thousand hundred lakhs rupees” shall be substituted. 

 
Shri. E.P. Jayarajan: Sir, I move the following amendment 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 138

128.   In section 2(c) proposed to be amended in the principal Act 

by clause 2(ii) after the words “or a three wheeler” the words 

“or a three wheeler or any vehicle in an emergency service to 

carry a patient to a hospital” shall be inserted. 

 
Shri. E.K. Vijayan: Sir, I move the following amendment 

129.   In section 2(c) proposed to be amended in the principal Act  

                     by clause 2(ii) after the words “or a three wheeler”  the  

                     words “or all type of light vehicles”  shall be inserted. 

 
an. kv]o¡À: 109, 113, 126 F¶o t`Z-K-Xn-IÄ aqhv sNt¿-− -Xn-Ã.  

{io. Fw. D½À,  {io. sI kptcjv Ipdp-¸v, {io. F.-sI. _me³ F¶n-

hÀ¡v kwk-cn-¡m-hp-¶-Xm-Wv. 

{io. F.-sI. _me³: kÀ, 25 tImSn-cq] F¶p-ÅXv \ap-s¡-Ãm-

hÀ¡pwIqSn tbmPn¨v  Hcp 10 tImSn-cq] B¡mw.  5 tImSn- cq-]- ^−v 

A\p-h-Zn-¡p¶XnÂ aq¶-c- tImSn cq]-bpsS ]Wn \S-¡pw.  _m¡n H¶-c-

tImSn cq] ]e-cp-tSbpw ssII-fnÂ t]mIpw.  At¸mÄ Hcp 10 tImSn-cq]-

sb¶v hbv¡mw. 

an. kv]o¡À:  {io. F.-sI. _me\v t`Z-KXn aqhv sN¿m³ Ign-bm-

-̄Xp-sIm-−mWv kwkm-cn-¡m³ A\p-h-Zn-¨-Xv.  ImcWw AtX t`Z-KXn 

Xs¶-bmWv {io. C.-]n.-P-b-cm-P³ aqhv sNbvXn-cn-¡p-¶-Xv.  



                                                 Uncorrected/Not for Publication 139

s]mXp-a-cm-a¯v hIp-¸p-a-{´n( {io. hn.-sI. C{_mlnw Ipªv): kÀ, 

tSmfnsâ Imem-h[n kw_-Ôn¨v  ChnsS kqNn-¸n-¨p.  AXn-t¸mÄ hfsc 

{]iv\-am-Wv.  {io. sI.hn. A_vZpÄ JmZÀ kqNn-¸n¨ kwK-Xn-bm-Wv,  

\mj-WÂ sslthbnÂ s]Às]-IvNp-hÂ  tSmfnw-KmWv GÀs¸-Sp-¯n-bn-cn-

¡p-¶-Xv.  AXv hfsc _p²n-ap-«p-−m-¡p-¶p-−v.  kwkvYm\ 

Kh¬saâns\ kw_-Ôn-¨n-S-t¯mfw AXn-s\mcp Imem-h[n \nÝ-bn-¡p-

¶-Xn\v bmsXmcp XS-Ê-hp-an-Ã. ]pXnb dqÄkv s{^bnw sN¿p-t¼mÄ \ym-

b-amb Imem-h[n \nÝ-bn-¡mhp¶-Xm-Wv.  

        
{io. C. ]n. Pb-cm-P³: kÀ, Fsâ 125-þmw \¼À t`Z-KXn Rm³ 

{]kv sN¿p-¶p. t]mÄ Bh-i-y-s¸-Sp-¶p.  

(k`mw-K-§Ä Xmsg-¸-d-bpw-{]-Imcw thm«v tcJ-s¸-Sp-¯n) 

A\p-Iq-en-¡p-¶-hÀ þ 35 
 
 
1.    {io. sI. -hn. A_vZpÄ JmZÀ 

2.{io. sI. APnXv 

3. {io. F.- Fw. Bcn^v 

4. {io. F.- F. Akokv 

5. {io. Fw.- F. t__n 

   6, {io. tImSn-tbcn _me-Ir-jvW³ 

  7.{io. F.- sI. _me³ 

8. {ioaXn C.- F-kv. _nPn-tamÄ 

9. {io. C. N{µ-ti-J-c³ 

10. {io. hn. sN´m-a-cm-£³ 

11. {io. sI. Zmk³ 

12. {io. _n.- Un. tZhÊn 

13. {io. kn. Znhm-I-c³ 

14. {ioaXn KoXm tKm]n 

15. {io. Nnäbw tKm]-Ip-amÀ 

16. {io. Pn.- F-kv. Pb-emÂ 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 140

17. {io. C.- ]n. Pb-cm-P³ 

18. {io. Ff-acw Icow 

19. {io. sI. Ipªn-cm-a³ (D-Zp-a) 

20. {io. tImhqÀ Ipªp-tam³ 

21. {io. amXyp än. tXmakv 

22. {io. sI. sI. \mcm-b-W³ 

23. {io. ]pcp-j³ IS-ep−n 

24. {io. sI. cm[m-Ir-jvW³ 

25. {io. BÀ. cmtPjv 

26. {io. sI. cmPp 

27. {io. cmPp F{_lmw 

28. {io. apÃ-¡c cXv\m-I-c³ 

29. {io. Fkv.  iÀ½ 

30. {io. hn. iin 

31. {io. _n. kXy³ 

32. {io. hn. inh³Ip«n 

33. {io. hn. Fkv. kp\nÂIp-amÀ 

34. {io. ]n. Xntem-¯-a³ 

35. {io. sI. hn. hnP-b-Zmkv 

 
{]Xn-Iq-en-¡p-¶-hÀþ 55 
 

1. {io. F.- ]n. A_vZp-Å-¡p«n 

2. {io. ]n.- _n. A_vZpÄ dkmIv 

3. {io. A_vZp-dlnam³ c−-¯mWn 

4. {io. Sn.- F. AlvaZv I_oÀ 

5. {io. aª-fmw-Ipgn Aen 

6. {io. F.- ]n. A\nÂIp-amÀ 

7. {io. A\q]v tP¡_v 

8. {io. A³hÀ kmZ¯v 

9. {io. sI. _m_p 

10. {io. kn.- F³. _me-Ir-jvW³ 

11. {io. hn. -Sn. _Âdmw 

12. {io. ]n.- sI. _joÀ 

13. {io. s_¶n s_l-\m³ 

14. {io. sUman\nIv {]k-tâ-j³ 

15. {io. hn.- sI. C{_m-lnw- Ipªv 

16. {io. F. -än. tPmÀPv 

17. {io. ]n.- kn. tPmÀPv  



                                                 Uncorrected/Not for Publication 141

18. {io. ssl_n CuU³ 

19. {ioaXn ]n.- sI. Pb-e£van 

20. tUm. F³. Pb-cmPv 

21. {io. tPmk^v hmg¡³ 

22. {io. hÀ¡e IlmÀ 

23. {io. sI.- F³.- F. JmZÀ 

24. {io. ]n.- sI. Ipªm-en-¡p«n 

25. {io. än.- bp. Ipcp-hnf 

26. {io. eqUn eqbnkv 

27. {io. ]n.- F. am[-h³ 

28. {io. kn. a½q«n 

29. {io. sI.- ]n. taml-\³ 

30. {io. tam³kv tPmk^v 

31. {io. Bcym-S³ apl-½Zv 

32. {io. sI. apl-½-Zp®n lmPn 

33. {io. sI. apc-fo-[-c³ 

34. {io. F³. F. s\Ãn-¡p¶v 

35. {io. D½³ Nm−n 

36. {io. än. F³. {]Xm-]³ 

37. {io. Xncp-h-©qÀ cm[m-Ir-jvW³ 

38. {io. ctajv sN¶n-¯e 

39. {io. ]mtemSv chn 

40. {io. tdmjn AK-Ìn³ 

41. {io. hn. ]n. kPo-{µ³ 

42. {io. F³. ià³ 

43. {io. hn. Un kXo-i³ 

44. {io. jm^n ]d-¼nÂ 

45. {io. sI. Fw. jmPn 

46. {io. F³. jwkp-Zo³ 

47. {io. sI. inh-Zm-k³ \mbÀ  
48. {io. hn. Fkv. inh-Ip-amÀ 

49. {io. Fw. hn. t{ibmw-kvIp-amÀ 

50. {io. kn. F^v. tXmakv 

51. {io. ]n. Dss_-Zp-ff 

52. {io. Fw. D½À 

53. {io. Fw. F. hmloZv 

54. {io. Fw. ]n. hn³skâv 

55. {io. ]n. kn. hnjvWp-\mYv 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 142

 
 
 
  an. kv]o¡À: {io. C. ]n. Pb-cm-Psâ  125-þmw \¼À t`Z-KXnsb 

       A\p-Iq-en-¡p-¶-hÀ þ 35 

       {]Xn-Iq-en-¡p-¶-hÀ þ 55 

      \njv]-£-X- ]m-en-¡p-hÀ þ Bcp-an-Ã. 

      t`Z-KXn k` \ncm-I-cn¨p.  

 {io. ]n.kn. hnjvWp-\m-Yv Ah-X-cn-̧ n¨ 110-þmw \¼À t`Z-KXnbpw  

{io. Fw.-F. hmlnZv Ah-X-cn-¸n¨ 111-þmw \¼À t`Z-K-Xnbpw {io. s_¶n-

s_-l-\m³ Ah-X-cn-¸n¨ 112-þmw \¼À t`Z-K-Xnbpw {io. hn.-Un. kXo-i³ 

Ah-X-cn-¸n¨ 114-þmw \¼À t`Z-K-Xnbpw {io. sI. inh-Zm-k³ \mbÀ Ah-

X-cn-¸n¨ 115-þmw \¼À t`Z-K-Xnbpw {io. Sn. F³. {]Xm-]³ Ah-X-cn-̧ n¨ 

117-þmw \¼À t`Z-K-Xnbpw {io. sI. apc-fo-[-c³ Ah-X-cn-¸n¨ 118-þmw \¼À 

t`Z-K-Xnbpw {io. ]n.F. am[-h³ Ah-X-cn-¸n¨ 119-þmw \¼À t`Z-K-Xnbpw 

{io. hÀ¡e IlmÀ Ah-X-cn-̧ n¨ 120-þmw \¼À t`Z-K-Xnbpw {io. 

sUman\nIv {]k-tâ-j³ Ah-X-cn-̧ n¨ 122-þmw \¼À t`Z-K-Xnbpw {io. 

F.]n. A_vZp-Å-¡p«n Ah-X-cn-¸n¨ 124-þmw \¼À t`Z-K-Xnbpw k -̀bpsS 

A\p-a-Xn-tbm-Sp-IqSn ]n³hen¨p. 

  {io. sI. cmPp Ah-X-cn-¸n¨ 127-þmw  \¼À t`Z-KXnbpw  {io. C. ]n. 

Pb-cm-P³ Ah-X-cn-¸n¨   125, 128 F¶o \¼À t`Z-KXnIfpw {io. C. 

sI. hnP-b³ Ah-X-cn-¸n¨  129-þmw \¼À t`Z-KXnbpw  k` \ncm-I-cn¨p. 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 143

 t`Z-KXn sNbvX {]Imc-apÅ 2þmw hIp¸v _nÃnsâ 

`mKam¡Wsa¶ {]iv\s¯ 

    A\p-Iq-en-¡p-¶-hÀ ....... 

    {]Xn-Iq-en-¡p-¶-h-À........ 

  t`Z-KXn sNbvX {]Imc-apÅ  2þmw hIp¸v _nÃnsâ `mK-am-bn-cn-

¡p¶p.  

3þmw hIp¸v 

(t`-Z-KXn CÃ) 

 an. kv]o¡À: 3þmw hIp¸v _nÃnsâ `mK-am-¡Wsa¶  {]iv\s¯ 

    A\p-Iq-en-¡p-¶-hÀ ....... 

    {]Xn-Iq-en-¡p-¶-h-À........ 

   3þmw hIp¸v _nÃnsâ `mK-am-bn-cn-¡p-¶p.  

1þmw hIp¸pw ]oTn-I-bpw t]cpw 

           (t`-Z-KXn CÃ) 

   1þmw hIp¸pw ]oTn-I-bpw t]cpw 

_nÃnsâ `mK-am-¡Wsa¶ {]iv\s¯ 

    A\p-Iq-en-¡p-¶-hÀ ....... 

    {]Xn-Iq-en-¡p-¶-h-À........ 

   1þmw hIp¸pw ]oTn-I-bpw t]cpw  _nÃnsâ `mK-am-bn-cn-¡p-¶p. 

aq¶mw hmb\ 

   s]mXp-a-cm-a¯v hIp-¸p-a{´n ({io. hn.-sI. C{_mlnw Ipªv): 

kÀ, 2013-þse tIcf tSmÄ (t`-Z-K-Xn)-_nÂ ]mÊm-¡-W-sa¶ {]tabw 

Rm³ Ah-X-cn-¸n-¡p-¶p.   



                                                 Uncorrected/Not for Publication 144

   DuÀÖhpw KXm-K-Xhpw hIp-̧ p-a{´n ({io. Bcym-S³ 

apl½Zv): kÀ, Rm³ {]ta-bs¯ ]n´m-§p-¶p.   

   an. kv]o¡À: 2013-þse tIcf tSmÄ (t`-Z-K-Xn)- _nÂ ]mÊm-¡-

W-sa¶ {]tabs¯   

    A\p-Iq-en-¡p-¶-hÀ....  

    {]Xn-Iq-en-¡p-¶-hÀ......... 

   {]-tabw k` AwKo-I-cn-¨n-cn-¡p-¶p. _nÂ ]mÊm-bn-cn-¡p-¶p.  

 

Ah-Im-i-ew-L\ {]iv\-§Ä 
 

A\p-aXn\ntj-[n-¨h 

 
an. kv]o¡À: sImbn-em−n t]meokv tÌj-\nÂ h¨v Xs¶ aÀ±n¨ 

t]meokv DtZym-K-ØÀs¡-Xn-sc {io. sI. Zmk³ \ÂInb Ah-Im-i-ew-

L\ t\m«o-kn\pw,  _lp-am-\-s¸« B`y-´-chpw hnPn-e³kpw hIp-¸p-

a{´n {io. Xncp-h-©qÀ cm[m-Ir-jvW-s\-Xn-sc {ioaXn sI.-sI. eXn-I, {io. 

tImSn-tbcn _me-Ir-jvW³, {ioaXn ]n. Abnjm t]män F¶n-hÀ 

\ÂInb Ah-Im-i-ew-L\ t\m«o-kp-IÄ¡pw Kh¬saâv No^v hn¸v {io. 

]n.-kn. tPmÀPn-s\-Xn-sc {io. hn.-F-kv. kp\nÂIp-amÀ, {io. sI. kptcjv 

Ipdp¸v F¶n-hÀ \ÂInb Ah-Im-i-ew-L\ t\m«o-kp-IÄ¡pw  Ah-X-

cWm\p-aXn \ntj-[n-¨ncn¡p-¶p.   

]cn-K-W-\-bn-en-cn-¡p-¶h  

_lp-am-\-s¸« apJy-a-{´n-s¡-Xnsc kÀÆ-{io. tImSn-tbcn _me-Ir-

jvW³, Fkv. iÀ½ F¶n-hÀ \ÂInb t\m«o-kp-Ifpw  {io. BÀ. 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 145

cmtPjv Xs¶ aÀ±n¨ t]meokv DtZym-K-ØÀs¡-Xnsc \ÂInb 

t\m«okpw {]Xn-]£ t\Xmhv {io. hn.-F-kv. A¨p-Xm-\-µ-s\-Xnsc {io. 

s_¶n s_l-\m³ \ÂInb t\m«okpw  _lp-am-\-s¸« hnZym-`ymk 

hIp¸pa{´n-s¡-Xnsc {io. Fw. F t__n  \ÂInb t\m«okpw _lp-am-

\-s¸« B`y-´-chpw hnPn-e³kpw hIp-¸p-a-{´n-s¡-Xnsc {io. tImSn-tbcn 

_me-Ir-jvW³ \ÂInb t\m«okpw  \ntbm-P-I-a-WvU-e-¯nse s]mXp-]-

cn-]m-Sn-I-fnÂ th−{X ]cn-K-W\ \ÂIn-bn-sÃ¶v ImWn¨v kÀÆ-{io. sI. 

apc-fo-[-c³, Fkv. cmtP-{µ³, ]n.-än.-F. dlow F¶n-hÀ \ÂInb 

t\m«okpIfpw \ntbm-P-I-a-WvU-e-¯nse s]mXp ]cn]m-Sn-I-fn-tebv¡v 

£Wn-¡m-¯-hÀs¡-Xnsc kÀÆ-{io. kn.-]n. apl½Zv, kn. Znhm-I-c³, Pn. 

kp[m-I-c³, _n. kXy³, sI.-Fw. jmPn, än.-hn. cmtPjv,   ]n.-än.-F. 

dlow, hn. inh³Ip-«n, sI.-F³.-F. JmZÀ, tUm. Sn. Fw. tXmakv 

sFkIv  F¶n-hÀ \ÂInb t\m«okpIfpw sSen-t^m¬ kw`m-jWw 

tNmÀ¯p-¶Xv kw_-Ôn¨v {ioaXn sI.-sI. eXnI \ÂInb t\m«okpw 

tImhfw KÌv luknÂ apdn A\p-h-Zn-¡m-¯-hÀs¡-Xnsc {io. sI. 

APnXv \ÂInb t\m«okpw ]c-hqÀ P\-ssa{Xn t]meokv tÌj³ k_v 

C³kvs]-IvSÀs¡-Xnsc {io. Pn. Fkv. Pb-emÂ \ÂInb t\m«okpw 

sUâÂ tImtf-Pnse F¨v.-H.-Un.-bvs¡-Xnsc {ioaXn sI.-F-kv. keoJ 

\ÂInb t\m«okpw {ioaXn C.-F-kv. _nPn-tamÄ, {ioaXn KoXm tKm]n 

F¶o Fw.-FÂ.-F.-amÀs¡-Xnsc t]meokv AXn-{Iaw \S-¶-Xmbn-]-d-b-s¸-

Sp-¶Xv kw_-Ôn¨v  {io. tImSn-tbcn _me-Ir-jvW³ \ÂInb 

t\m«okpw _lp-am-\-s¸« B`y-´-chpw hnPn-e³kpw hIp-̧ p-a-{´n-s¡-



                                                 Uncorrected/Not for Publication 146

Xnsc {io. F. {]Zo-]vIp-amÀ  \ÂInb t\m«okpw  sNb-dnsâ ]cn-K-W-\-

bn-em-Wv.  hni-Z-amb dqfnwKv sse{_-dn-bnÂ e`y-am-Wv. 

apJy-a-{´n-bpsS {]tabw 

 apJy-a{´n ({io. D½³ Nm−n): kÀ, XÂ¡mew k` ap³]msI 

hbv¡p-hm³ Kh¬saâv _nkn-\-Êp-IÄ H¶p-an-Ãm-̄ -Xn-\mÂ  k` 

A\nÝn-X-Im-e-t¯bv¡v ]ncn-bm-hp-¶-Xm-Wv. 

Ah-tem-I\w 

 an. kv]o¡À: ]Xn-aq¶mw tIcf \nb-a-k-`-bpsS Ggmw kt½-f-\-

amWv C¶v  Ah-km-\n-¡p-¶-Xv.  s^{_p-hcn H¶n\v KhÀ®-dpsS \b-{]-

J-ym-]\ {]kw-K-t¯m-sS-bmWv kt½-f\w Bcw-`n-¨-Xv.  sam¯w 12 Znh-k-

amWv k` kt½-fn-¨-Xv.  {][m-\-ambpw HmÀUn-\³kp-IÄ¡p-]-I-c-apÅ 

_nÃp-IÄ ]cn-K-Wn-¡p-I F¶-Xm-bn-cn¶p Cu kt½-f-\-¯nsâ e£yw.  

9 _nÃp-IÄ hni-Z-amb NÀ¨-IÄ¡p-tijw k` ]mÊm-¡n.  h\n-X-I-fpsS 

kz-Im-c-y-Xbpw A´Êpw kwc-£W _nÂ k`-bnÂ Ah-X-cn-¸n-¡p-Ibpw 

NÀ -̈IÄ¡mbn k_vPIvSv I½n-än¡v Ab-bv¡p-Ibpw sNbvXp.  IqSm-sX, 

2012-þ13 hÀjs¯ D]-[-\m-̀ -yÀ°-\-Isf kw_-Ôn¨ [\-hn-\n-tbmK 

_nÃpw k` ]mÊm-¡n.  10 ASn-b-´c {]ta-b-§Ä¡pÅ Ah-X-c-Wm-\p-

aXn t\m«okv ]cn-K-Wn-¨p. 330 \£-{X-Nn-Ó-an« tNmZ-y-§fpw 3877 \£-{X-

Nn-Ó-an-Sm¯ tNmZ-y-§fpw A\p-h-Zn-¡-s¸-«p.  k`-bnÂ 45 tNmZ-y-§Ä¡v 

a{´n-amÀ hm¡mÂ adp-]Sn \ÂIn.  389 D]-tNm-Z-y-§Ä¡pw hm¡mÂ adp-

]Sn e`n-¨p. Hcp Znhkw icm-icn 382 tNmZ-y-§Ä. IqSmsX c−v ASn-b´ 

tNmZ-y-§fpw k`-bnÂ D¶-bn-¨p.  19 {i²-£-Wn-¡Â t\m«o-kp-I-fn-eqsS 



                                                 Uncorrected/Not for Publication 147

hnhn[ {]iv\-§Ä AwK-§Ä k`-bpsS {i²-bnÂs¸-Sp-¯n.  200 k_van-

j-\p-Ifpw k`-bnÂ Ah-X-cn-¸n-¨p.  Ch-s¡Ãmw _Ô-s¸« a{´n-amÀ adp-

]Sn ]d-bp-I-bpw sNbvXp.  1999-þÂ k` ]mÊm-¡nb {Kmâvkv Bâv eokv 

tamUn-^n-t¡-j³ Hm^v ssdävkv (t`-Z-K-Xn) _nÂ cmjv{S-]-Xn-bpsS \nÀt±-

i-{]-Imcw ]n³h-en-¡p-I-bp-−m-bn.  N«-§fpw Iogvhg-¡-§fpw krjvSn-

¡p-¶-hÀXs¶ Ah ewLn-¡p-¶Xv kaq-l-̄ n\v F´v ktµ-i-am-bn-

cn¡pw \evIp-I-sb¶v Btem-Nn-t¡-− -Xm-Wv. kwhm-Z-§-fp-sSbpw NÀ¨-I-

fp-sSbpw thZn-bm-tI− k`m-k-t½-f\w, kwLÀj-§-fpsS thZn-bm-Ip-

¶Xv {Inbm-ßI P\m-[n-]-X-y-¯n\v `qj-W-amtWm F¶v FÃm-hcpw Nn´n-

t¡− kabw AXn-{I-an-¨n-cn-¡p-¶p-sh¶v sNbÀ hni-zmkn-¡p-¶p. Cu 

kt½-f-\-hp-ambn kl-I-cn¨ _lp-am-\-s¸« apJ-y-a-{´n, _lp-am\s¸« 

{]Xn-]-£-t\-Xm-hv, _lp-am\s¸« a{´n-amÀ _lp-am\s¸« I£n-t\-Xm-

¡Ä, _lp-am\s¸« AwK-§Ä, \nb-a-k`m sk{I-«-dn-tb-än-tebpw aäv 

hIp-¸p-I-fn-tebpw DtZ-ym-K-ØÀ, am[-y-a-{]-hÀ¯-IÀ XpS§n FÃm-

hÀ¡pw sNbÀ k -̀bv¡p-th−n \µn tcJ-s¸-Sp-¯p-¶p.  

 HmÀUÀ.... HmÀUÀ... k` A\n-Ýn-X-Im-e-t¯bv¡v ]ncn-bp¶p.  

 (tZio-b-Km\w Be-]n-̈ p) 

 (2013 s^{_p-hcn amkw 19-þmw XobXn sshIp-t¶cw 3.28-þ\v k` 

A\n-Ýn-X-Im-e-t¯bv¡v ]ncn-ªp).  

    ************** 

 

   



                                                 Uncorrected/Not for Publication 148

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 


	115  JWvUw 2 \(_n\) bpsS Ah-km\\w Xmsg
	Shri Varkala Kahar: Sir, I move the following Amendment
	Shri. K. Raju: Sir, I move the following amendment

	Ah-Im-i-ew-L\\ {]iv\\-§Ä
	A\\p-aXn\\ntj-[n-¨h


